
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 191 191 191 33424

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1710,06 21,65 2,49 1,21 2,19 2,43 1,25 2,12 2,98 0,70 2,80 1,62 1,37 1,28 0,02 0,01 0,02 8,63 3,81 7,68 1,22 0,54 1,09 1,23 1,53 0,85 1,32 1,01 1,06 0,81 1,27 0,50 46,9222,76 41,24 261,550

Okul Ortalaması 25,97 9,79 23,53 2,93 1,06 2,67 3,19 1,24 2,88 3,50 0,77 3,30 2,30 1,55 1,91 0,00 0,00 0,00 6,37 3,76 5,43 0,50 0,21 0,45 0,24 0,75 0,05 0,35 0,31 0,27 0,25 0,63 0,09 45,6020,07 40,58 260,750

KATILIMLAR

1 82 ALEYNA YOLCU 12B 34 6 32,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 23 1 22,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 79 9 76,75 369,640 2507

2 2053 YALÇIN 12C 31 7 29,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 23 2 22,50 6 3 5,25 4 3 3,25 3 3 2,25 1 4 0,00 82 28 75,00 364,918 2751

3 0 BEYZA YILDIZ 12A 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 22 4 21,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 78 24 72,00 355,378 3425

4 65 HABİBE BOZKURT 12B 31 4 30,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 21 1 20,75 2 3 1,25 1 0 1,00 73 9 70,75 351,805 3664

5 26 ŞENEL 12A 32 7 30,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 16 3 15,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 70 16 66,00 337,488 4849

6 28 ZEHRA ÖZ 12A 34 4 33,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 7 14,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 70 16 66,00 337,040 4897

7 104 MUSTAFA ÖZTÜRK 12C 29 6 27,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 15 1 14,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 67 13 63,75 331,160 5428

8 78 EDA KARADAŞ 12B 33 6 31,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 20 4 19,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 68 18 63,50 329,655 5558

9 41 EMİNENUR YILAN 12A 34 6 32,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 12 4 11,00 1 1 0,75 64 13 60,75 321,270 6460

10 93 BURAK İNANIR 12C 29 9 26,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 1 0 1,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 66 23 60,25 320,698 6521

11 85 CEMİLE ASLAN 12C 33 5 31,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 11 5 9,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 64 15 60,25 319,938 6593

12 43 NESLİHAN ŞAHİN 12A 33 7 31,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 13 2 12,50 2 0 2,00 63 11 60,25 319,893 6602

13 0 FERHAN OKCU 12C 35 1 34,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 10 2 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 62 8 60,00 318,803 6731

14 0 İBRAHİM DOĞAN 12B 28 10 25,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 17 4 16,00 3 3 2,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 65 23 59,25 317,780 6860

15 0 BEYZA NUR 12B 29 8 27,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 16 3 15,25 1 1 0,75 1 0 1,00 63 16 59,00 316,710 6998

16 98 GÜLCAN AĞCABAY 12C 33 7 31,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 13 1 12,75 1 0 1,00 62 12 59,00 316,118 7080

17 193 AYFER İFRAZLI 12C 33 2 32,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 12 5 10,75 61 9 58,75 315,200 7197

18 0 BEHİYE YEŞİLDAĞ 12A 34 5 32,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 1 10,75 61 9 58,75 315,168 7205

19 271 FATMA ÖZTÜRK 11C 36 2 35,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 7 2 6,50 60 5 58,75 314,810 7241

20 88 MELİKE BAĞCI 12C 29 9 26,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 13 3 12,25 2 0 2,00 1 1 0,75 62 15 58,25 314,548 7272

21 246 SELDA SOLAK 12C 28 10 25,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 15 1 14,75 4 1 3,75 61 16 57,00 310,825 7708

22 950 FATMA YÜKSEL 11B 32 3 31,25 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 2 0 2,00 14 5 12,75 0 1 -0,25 59 9 56,75 309,323 7879

23 74 EDA ALMAS 12B 30 9 27,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 14 3 13,25 2 0 2,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 62 23 56,25 308,278 7996

24 979 NAZLI KORKMAZ 11C 34 4 33,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 13 5 11,75 60 15 56,25 307,585 8095

25 64 BÜŞRA ASLAN 12B 33 5 31,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 12 5 10,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 60 17 55,75 306,218 8281

26 90 GÖZDE YILMAZ 12C 30 10 27,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 15 1 14,75 1 0 1,00 59 16 55,00 304,525 8541

27 29 SALAR 12A 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 15 9 12,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 61 26 54,50 303,408 8701

28 70 TUBA YILMAZ 12B 29 9 26,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 13 4 12,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 58 18 53,50 300,083 9137

29 0 ZEYNEP AKDEMİR 12A 30 7 28,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 10 6 8,50 57 14 53,50 299,898 9153

                                                1 / 8



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 191 191 191 33424

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1710,06 21,65 2,49 1,21 2,19 2,43 1,25 2,12 2,98 0,70 2,80 1,62 1,37 1,28 0,02 0,01 0,02 8,63 3,81 7,68 1,22 0,54 1,09 1,23 1,53 0,85 1,32 1,01 1,06 0,81 1,27 0,50 46,9222,76 41,24 261,550

Okul Ortalaması 25,97 9,79 23,53 2,93 1,06 2,67 3,19 1,24 2,88 3,50 0,77 3,30 2,30 1,55 1,91 0,00 0,00 0,00 6,37 3,76 5,43 0,50 0,21 0,45 0,24 0,75 0,05 0,35 0,31 0,27 0,25 0,63 0,09 45,6020,07 40,58 260,750

KATILIMLAR

30 13 ŞIHMEHMET DOĞAN 12A 31 8 29,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 10 1 9,75 3 0 3,00 57 14 53,50 299,800 9170

31 999 OKTAY GÖKGÜLLÜ 11C 29 11 26,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 2 10,50 57 16 53,00 298,648 9323

32 94 MELİKE KORKUT 12C 34 4 33,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 11 5 9,75 57 15 53,25 298,525 9343

33 136 SÜREYYA 12C 27 10 24,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 13 2 12,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 57 18 52,50 297,435 9525

34 176 HATİCE KÜBRA ATAY 11E 33 6 31,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 10 6 8,50 56 15 52,25 295,700 9765

35 982 SÜMEYYA DOĞAN 11C 29 9 26,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 11 3 10,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 57 22 51,50 294,183 10008

36 0 HACİİ 12C 29 7 27,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 9 9 6,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 2 3,50 0 1 -0,25 58 26 51,50 294,098 10020

37 932 MUSTAFA ASLAN 11A 34 6 32,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 6 3 5,25 55 13 51,75 294,060 10024

38 48 SERHAT Tİ 12A 30 5 28,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 55 15 51,25 293,048 10167

39 989 ELİF BAYRAMOLU 11C 28 12 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 10 1 9,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 4 0,00 57 24 51,00 292,850 10201

40 150 UMUT 12 32 7 30,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 3 7,25 0 1 -0,25 55 15 51,25 292,833 10207

41 81 İLAYDA KARATAŞ 12B 29 10 26,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 8 4 7,00 55 16 51,00 292,575 10239

42 161 EREN YENEN 12A 28 9 25,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 15 2 14,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 56 22 50,50 291,263 10459

43 961 ŞEYMA HALİPÇİ 11B 30 7 28,25 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 10 1 9,75 53 11 50,25 290,083 10648

44 133 ELİF KOCA TÜRK 12C 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 7 8 5,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 56 24 50,00 289,465 10762

45 170 BÜŞRA Y 12B 30 9 27,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 11 7 9,25 1 0 1,00 55 20 50,00 289,393 10778

46 86 AHMET ARİF YILDIRIM 12C 30 5 28,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 6 4 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 53 13 49,75 288,498 10914

47 996 NUŞEN BALCI 11C 28 3 27,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 8 3 7,25 2 0 2,00 1 0 1,00 51 6 49,50 287,988 10989

48 49 SELİM YAVUZ 12A 29 9 26,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 8 4 7,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 55 24 49,00 286,443 11228

49 957 ESRA ÇELEBİ 11B 27 10 24,50 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 14 8 12,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 0 2 -0,50 56 29 48,75 286,120 11273

50 157 DAMLA AVARA 12C 32 6 30,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 53 16 49,00 286,015 11295

51 58 ARİF YILDIZ 12B 31 6 29,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 8 1 7,75 0 1 -0,25 52 14 48,50 284,625 11521

52 77 ZUHAL YETER 12B 30 9 27,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 6 1 5,75 51 12 48,00 283,353 11739

53 960 DENİZ ZAHTER 11B 34 6 32,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 3 3,25 0 1 -0,25 51 12 48,00 282,725 11855

54 4 ABDULLAH YILMAZ 12A 26 7 24,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 4 0,00 11 1 10,75 1 0 1,00 51 14 47,50 282,298 11923

55 969 DAMLA DAĞLI 11C 25 9 22,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 51 15 47,25 281,738 12007

56 54 FATIMA ŞAHİN 12B 33 7 31,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 7 5 5,75 1 0 1,00 1 1 0,75 53 22 47,50 281,458 12049

57 61 FATİH K 12B 27 10 24,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 7 2 6,50 2 0 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 52 22 46,50 279,265 12425

58 1283 AHMET CAN GÜNDOĞDU12B 28 7 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 6 4 5,00 50 14 46,50 279,018 12460
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 191 191 191 33424

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1710,06 21,65 2,49 1,21 2,19 2,43 1,25 2,12 2,98 0,70 2,80 1,62 1,37 1,28 0,02 0,01 0,02 8,63 3,81 7,68 1,22 0,54 1,09 1,23 1,53 0,85 1,32 1,01 1,06 0,81 1,27 0,50 46,9222,76 41,24 261,550

Okul Ortalaması 25,97 9,79 23,53 2,93 1,06 2,67 3,19 1,24 2,88 3,50 0,77 3,30 2,30 1,55 1,91 0,00 0,00 0,00 6,37 3,76 5,43 0,50 0,21 0,45 0,24 0,75 0,05 0,35 0,31 0,27 0,25 0,63 0,09 45,6020,07 40,58 260,750

KATILIMLAR

59 105 UĞUR KAYA 12C 26 8 24,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 11 4 10,00 1 2 0,50 50 17 45,75 277,065 12802

60 987 ZEYNEP HALİPÇİ 11C 30 10 27,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 17 45,75 276,620 12895

61 118 BİHTER ATAŞALAN 11F 30 9 27,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 4 3,00 50 17 45,75 276,558 12906

62 988 ALPEREN CIRMAN 11C 26 13 22,75 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 17 5 15,75 0 1 -0,25 52 26 45,50 276,453 12937

63 974 İLAYDA ANGI 11C 31 6 29,50 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 6 3 5,25 1 0 1,00 49 13 45,75 276,330 12968

64 0 BETÜL EKBİÇ 12A 28 11 25,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 4 4,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 51 22 45,50 276,168 12998

65 87 ÖKKEŞ ÇLB 12C 21 7 19,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 9 0 9,00 6 0 6,00 2 1 1,75 48 14 44,50 273,958 13405

66 265 CANSU ALBAYRA M 11B 29 9 26,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 6 1 5,75 1 1 0,75 48 13 44,75 273,698 13442

67 108 ELİF TÜRK 11E 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 6 7 4,25 1 0 1,00 50 22 44,50 273,075 13569

68 978 DEFNE MERCANGÖZ 11C 28 8 26,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 5 5,75 49 18 44,50 273,010 13580

69 168 RAMAZAN AYTEKİN 12B 29 9 26,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 18 44,50 272,923 13597

70 925 DENİZ DEMİR 11A 34 6 32,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 50 23 44,25 271,370 13879

71 264 ENESS PARMAKSIZ 11A 27 12 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 6 7 4,25 2 5 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 52 33 43,75 271,125 13927

72 156 ZELİHA KORKMAZ 11E 31 8 29,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 7 9 4,75 50 24 44,00 271,110 13928

73 63 ZEHRA ZELZELE 12B 22 10 19,50 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 14 2 13,50 2 2 1,50 48 18 43,50 270,835 13993

74 27 ZEYNEP KAYA 12A 29 5 27,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 2 0 2,00 7 3 6,25 1 0 1,00 47 13 43,75 270,518 14062

75 920 ÖZDEMİR 11A 27 13 23,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 51 30 43,50 270,373 14092

76 268 EMİN GÜDÜCÜ 11B 32 7 30,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 49 21 43,75 270,173 14143

77 245 BUSE ARDIÇ 12B 31 7 29,25 3 0 3,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 7 5 5,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 18 43,50 269,558 14280

78 921 NERMİN ÇALIŞIR 11A 26 11 23,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 6 7 4,25 0 1 -0,25 48 20 43,00 268,838 14433

79 115 EZGİ 11D 28 6 26,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 1 0,75 46 13 42,75 267,690 14671

80 60 DİLAN ÜSTÜNDAĞ 12B 27 9 24,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 7 5 5,75 46 17 41,75 264,868 15250

81 154 MEDİNE AĞCABAY 11E 19 5 17,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 6 0 6,00 1 0 1,00 43 7 41,25 264,268 15383

82 159 SUDE NAZ MERCANGÖZ11D 26 8 24,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 6 3,50 1 0 1,00 46 18 41,50 264,210 15395

83 9 CELALY ALÇIN 11D 27 8 25,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 7 11 4,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 49 30 41,50 264,070 15427

84 166 ÖZKAN AYÇA 12B 28 10 25,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 8 4 7,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 48 27 41,25 263,340 15587

85 161 SAMET KARAKİYA 11F 28 9 25,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 45 15 41,25 263,228 15619

86 99 NESLİHAN UĞURLU 12C 26 6 24,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 1 4,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 44 12 41,00 262,625 15727

87 120 NUR NACAR 11F 27 6 25,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 45 16 41,00 262,515 15754
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 191 191 191 33424

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1710,06 21,65 2,49 1,21 2,19 2,43 1,25 2,12 2,98 0,70 2,80 1,62 1,37 1,28 0,02 0,01 0,02 8,63 3,81 7,68 1,22 0,54 1,09 1,23 1,53 0,85 1,32 1,01 1,06 0,81 1,27 0,50 46,9222,76 41,24 261,550

Okul Ortalaması 25,97 9,79 23,53 2,93 1,06 2,67 3,19 1,24 2,88 3,50 0,77 3,30 2,30 1,55 1,91 0,00 0,00 0,00 6,37 3,76 5,43 0,50 0,21 0,45 0,24 0,75 0,05 0,35 0,31 0,27 0,25 0,63 0,09 45,6020,07 40,58 260,750

KATILIMLAR

88 151 ZEYNEP ÖZKÖYLÜ 11D 32 7 30,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 7 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 20 41,00 261,958 15860

89 32 EMEL YİĞİT 12A 29 10 26,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 7 3,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 25 40,75 261,600 15927

90 918 HATİCE ÇAKAL 11A 26 12 23,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 11 0,25 2 5 0,75 1 2 0,50 2 4 1,00 50 38 40,50 261,410 15973

91 31 MERVE S 12A 23 14 19,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 6 2 5,50 1 1 0,75 45 19 40,25 261,020 16044

92 965 MERVE KARAKUŞ 11B 28 8 26,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 5 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 45 18 40,50 260,950 16054

93 666 İLKNUR SOLANLAR 11E 27 8 25,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 46 23 40,25 260,255 16213

94 144 ELA KIRŞANLIOĞLU 11D 31 8 29,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 4 2,00 44 15 40,25 259,785 16311

95 976 EYLÜL EMİR 11C 26 8 24,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 6 0 6,00 43 12 40,00 259,680 16334

96 169 YAHYA KURT 11E 26 12 23,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 10 5 8,75 46 25 39,75 259,055 16469

97 967 MEHMET KARADUMAN 11B 26 11 23,25 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 6 5 4,75 1 0 1,00 44 18 39,50 258,308 16616

98 160 AYÇANUR DOĞANYILMAZ11F 28 12 25,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 44 18 39,50 258,040 16689

99 943 EZGİ YILMAZ 11B 29 9 26,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 45 22 39,50 257,803 16745

100 38 FİDAN SARICA 12A 25 12 22,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 6 3 5,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 46 27 39,25 257,645 16779

101 166 ESMA TOHUMCU 11D 29 11 26,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 14 38,50 254,898 17361

102 135 YELDA TİRYAKİ 11E 27 7 25,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 1 4,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 42 15 38,25 254,213 17493

103 968 PERVİN KUŞCU 11C 24 14 20,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 3 3,25 1 0 1,00 43 21 37,75 253,380 17657

104 52 HALİL TÜTÜNCÜ 11A 25 11 22,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 8 5 6,75 43 21 37,75 253,113 17718

105 938 SÜMEYYE K 11B 23 12 20,00 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 2 3 1,25 11 5 9,75 44 26 37,50 252,650 17818

106 267 BEYZA   B 25 9 22,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 3 1,25 1 0 1,00 41 14 37,50 252,293 17890

107 139 TUANNA CANARSLAN 11D 31 7 29,25 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 41 14 37,50 251,488 18070

108 136 REYHANLI 11D 26 6 24,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 4 3,00 1 2 0,50 42 19 37,25 251,330 18106

109 962 GÜRCÜ YILMAZ 11B 25 8 23,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 4 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 42 20 37,00 250,750 18250

110 242 EMİN SOLAK 11E 24 7 22,25 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 1 1 0,75 4 4 3,00 40 13 36,75 250,093 18364

111 146 HASAN YILDIRIM 11D 25 8 23,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 41 17 36,75 249,985 18387

112 971 ŞEHRİBAN POLATDEMİR11C 25 6 23,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 5 3 4,25 40 14 36,50 249,175 18580

113 271 ALPER N HANTI 11D 22 10 19,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 5 8 3,00 41 19 36,25 248,940 18632

114 158 NİSA YILMAZ 11E 24 7 22,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 41 19 36,25 248,593 18711

115 175 YAREN YILMAZ 11E 28 10 25,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 1 3 0,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 41 19 36,25 248,150 18824

116 0 MELİKE 11A 27 5 25,75 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 1 1 0,75 38 7 36,25 248,128 18830
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 191 191 191 33424

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1710,06 21,65 2,49 1,21 2,19 2,43 1,25 2,12 2,98 0,70 2,80 1,62 1,37 1,28 0,02 0,01 0,02 8,63 3,81 7,68 1,22 0,54 1,09 1,23 1,53 0,85 1,32 1,01 1,06 0,81 1,27 0,50 46,9222,76 41,24 261,550

Okul Ortalaması 25,97 9,79 23,53 2,93 1,06 2,67 3,19 1,24 2,88 3,50 0,77 3,30 2,30 1,55 1,91 0,00 0,00 0,00 6,37 3,76 5,43 0,50 0,21 0,45 0,24 0,75 0,05 0,35 0,31 0,27 0,25 0,63 0,09 45,6020,07 40,58 260,750

KATILIMLAR

117 243 ÖZLEM YUMRUTEPE 11B 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 0 2,00 41 20 36,00 247,763 18914

118 157 ŞEBNEM KILINÇOĞLU 11E 25 10 22,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 6 1,50 41 21 35,75 247,040 19079

119 953 AYŞE NUR ÇAY 11B 25 9 22,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 39 13 35,75 247,008 19089

120 942 A FURKAN ŞAŞOOĞL U 11B 22 15 18,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 7 10 4,50 43 30 35,50 246,838 19117

121 266 SAADET Y 11B 28 12 25,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 4 2,00 1 0 1,00 41 22 35,50 246,000 19286

122 183 ERSİN KAHR MAN 11F 27 9 24,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 3 3,25 41 22 35,50 245,993 19292

123 0 SUDE PEHLİVAN 11A 28 10 25,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 40 18 35,50 245,895 19322

124 163 ÇİSEM TECİRLİ 11F 23 9 20,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 40 20 35,00 244,963 19514

125 5 MEHMET OK 11D 23 14 19,50 4 0 4,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 10 6 8,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 25 34,75 244,440 19630

126 262 AYTEN GÜVENLİER 11A 24 7 22,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 38 13 34,75 244,053 19698

127 944 MERVE DRK 11B 24 15 20,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 39 19 34,25 242,803 19998

128 998 BİLAL SAĞ 11C 26 8 24,00 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 3 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 19 34,25 242,305 20111

129 250 GAMZE ÇOLAK 11A 24 15 20,25 4 1 3,75 1 4 0,00 4 0 4,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 42 32 34,00 242,118 20157

130 179 CANSU CİNO 11E 23 15 19,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 1 5,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 40 25 33,75 241,403 20294

131 980 HACER DEMİREL 11C 20 17 15,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 9 5 7,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 41 30 33,50 241,083 20362

132 173 ABDULLAH CULHA 11D 24 9 21,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 0 8 -2,00 0 1 -0,25 39 22 33,50 240,333 20552

133 919 FYAPRAK DENİZOĞLU 11A 20 12 17,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 4 0,00 5 6 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 39 24 33,00 239,490 20712

134 958 ELİF D 11B 25 9 22,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 1 0 1,00 38 19 33,25 239,458 20716

135 129 CENGİZ DOĞANYILMAZ 11E 24 16 20,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 8 7 6,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 42 36 33,00 239,030 20810

136 133 BÜŞRA DELİ   25 4 24,00 2 1 1,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 35 8 33,00 238,570 20904

137 113 SUDENAZ ÖZOĞUZ 11F 25 13 21,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 37 17 32,75 238,078 21016

138 992 FATİH 11C 28 6 26,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 36 13 32,75 237,520 21124

139 106 RABİA ÖZDMR 11E 24 10 21,50 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 37 18 32,50 237,415 21148

140 973 MERVE 11C 28 11 25,25 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 39 26 32,50 236,828 21265

141 165 FATMA NİSA DADAK 11F 25 14 21,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 6 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 40 32 32,00 235,855 21482

142 35 EMİR TÜTÜNCÜ 11D 20 16 16,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 2 2 1,50 6 8 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 30 31,50 235,070 21624

143 142 SUDE ERENSAYIN 11D 25 11 22,25 3 0 3,00 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 0 1,00 36 18 31,50 234,278 21778

144 130 NUR DAĞLIOĞLU 11F 26 12 23,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 38 26 31,50 234,180 21800

145 128 MENNAN AYTEKİN 11E 25 12 22,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 37 23 31,25 233,465 21949
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 191 191 191 33424

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1710,06 21,65 2,49 1,21 2,19 2,43 1,25 2,12 2,98 0,70 2,80 1,62 1,37 1,28 0,02 0,01 0,02 8,63 3,81 7,68 1,22 0,54 1,09 1,23 1,53 0,85 1,32 1,01 1,06 0,81 1,27 0,50 46,9222,76 41,24 261,550

Okul Ortalaması 25,97 9,79 23,53 2,93 1,06 2,67 3,19 1,24 2,88 3,50 0,77 3,30 2,30 1,55 1,91 0,00 0,00 0,00 6,37 3,76 5,43 0,50 0,21 0,45 0,24 0,75 0,05 0,35 0,31 0,27 0,25 0,63 0,09 45,6020,07 40,58 260,750

KATILIMLAR

146 116 NİSA HACIOĞLU 11D 22 12 19,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 0 3,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 37 24 31,00 233,150 22026

147 182 MERYEM AKDEMİR 11F 23 13 19,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 37 24 31,00 233,043 22050

148 258 YAŞAR ÖZGÖÇER 11A 24 13 20,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 37 24 31,00 232,893 22077

149 168 BEYZA 11F 25 11 22,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 36 20 31,00 232,688 22122

150 150 NURETTİN YILM* 11D 22 18 17,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 1 0 1,00 37 26 30,50 231,835 22285

151 272 M BAYRAM SAMANCI 11C 26 10 23,50 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 34 13 30,75 231,810 22291

152 956 MUSTAFA KAHRAMAN PEH11B 24 11 21,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 0 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 35 18 30,50 231,388 22370

153 184 MELİKE ÖZKABLAN 12C 21 17 16,75 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 2 0,50 7 3 6,25 1 1 0,75 1 2 0,50 38 31 30,25 231,228 22409

154 162 KÜBRA ARSLAN 11D 25 7 23,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 37 26 30,50 231,148 22437

155 667 İBRAHİM SAK 11F 22 14 18,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 0 3,00 35 19 30,25 230,950 22473

156 928 ÇOLAK 11A 24 10 21,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 15 30,25 230,550 22556

157 917 NURSENA ÖZÇELİK 11A 25 14 21,50 1 0 1,00 2 0 2,00 7 7 5,25 35 21 29,75 229,050 22871

158 122 MEHMET ALİ UYGUR 11F 22 12 19,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 35 22 29,50 228,620 22960

159 101 EMİRKAN TUNÇ 11B 24 16 20,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 35 23 29,25 227,735 23140

160 269 FATİME POLAT 11B 25 6 23,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 5 1,75 34 20 29,00 226,525 23378

161 241 SERKAN 11C 16 14 12,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 7 3 6,25 34 22 28,50 226,445 23393

162 972 MERYEM BİBEROĞLU 11C 22 13 18,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 9 2,75 36 29 28,75 226,388 23403

163 111 EMİRHAN DOĞAN 11F 23 14 19,50 3 1 2,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 36 29 28,75 226,270 23431

164 141 EYLEM İREM REHAN 11D 23 12 20,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 5 1,75 34 21 28,75 226,225 23441

165 123 ZEHRA ÖNAL 11E 18 13 14,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 8 5 6,75 34 24 28,00 224,643 23761

166 119 NURİ SELLİ 11D 19 14 15,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 3 3 2,25 1 3 0,25 34 24 28,00 224,555 23769

167 24 SILA GÜL 11D 23 17 18,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 4 1,00 37 37 27,75 223,378 23969

168 138 YUNUS URFALIOĞLU 11D 21 10 18,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 33 22 27,50 222,615 24112

169 178 MAKBULE YELİZ ÇELEBİ11F 18 19 13,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 3 1,25 5 5 3,75 35 31 27,25 222,573 24125

170 39 A ENES Y LDIRIM 11A 21 15 17,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 32 19 27,25 222,043 24208

171 930 EREN ŞAHİN 11A 23 15 19,25 1 3 0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 34 27 27,25 221,793 24261

172 184 GÜL ÖZEN 11F 22 10 19,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 33 23 27,25 221,740 24276

173 21 KEVSER TOPAL 11C 24 10 21,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 32 25 25,75 216,960 25131

174 143 İBRAHİM AKYILDIZ 11F 18 17 13,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 31 25 24,75 214,958 25461
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 191 191 191 33424

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1710,06 21,65 2,49 1,21 2,19 2,43 1,25 2,12 2,98 0,70 2,80 1,62 1,37 1,28 0,02 0,01 0,02 8,63 3,81 7,68 1,22 0,54 1,09 1,23 1,53 0,85 1,32 1,01 1,06 0,81 1,27 0,50 46,9222,76 41,24 261,550

Okul Ortalaması 25,97 9,79 23,53 2,93 1,06 2,67 3,19 1,24 2,88 3,50 0,77 3,30 2,30 1,55 1,91 0,00 0,00 0,00 6,37 3,76 5,43 0,50 0,21 0,45 0,24 0,75 0,05 0,35 0,31 0,27 0,25 0,63 0,09 45,6020,07 40,58 260,750

KATILIMLAR

175 400 İLKNUR POLAT 11F 18 14 14,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 30 22 24,50 214,095 25601

176 36 AHMET EMRE ŞIHLAR 11D 20 17 15,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 4 5 2,75 0 1 -0,25 32 31 24,25 213,178 25755

177 25 YASEMİN ASLANOĞUZ 11A 18 21 12,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 5 1,75 1 2 0,50 33 36 24,00 212,823 25808

178 47 ÖZASLAN 11A 19 16 15,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 5 10 2,50 33 36 24,00 212,530 25855

179 117 NİSA ÖZAKTAŞ 11F 20 17 15,75 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 2 1,50 2 4 1,00 31 29 23,75 211,678 25992

180 249 BAYRAM BARAN KURT 11E 11 18 6,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 1 1,75 29 23 23,25 211,370 26048

181 188 YAREN PRMKSIZ 11E 17 11 14,25 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 4 6 2,50 27 18 22,50 208,098 26539

182 174 SENA RAVZA AÇIKEL 11F 21 19 16,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 8 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 33 43 22,25 207,103 26721

183 110 ZEYNEP 11F 16 14 12,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 1 1,75 4 4 3,00 28 24 22,00 206,815 26756

184 963 CEBRAİL ATMACA 11B 16 7 14,25 1 2 0,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 5 9 2,75 1 2 0,50 28 25 21,75 205,853 26898

185 155 ÇİĞEEM AKDEMİR 11F 20 19 15,25 1 4 0,00 1 1 0,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 28 30 20,50 201,928 27440

186 923 CANPOLAT 11A 5 5 3,75 1 4 0,00 15 5 13,75 1 0 1,00 22 14 18,50 197,383 28045

187 263 EMİN TÜRK 11A 21 13 17,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 22 17 17,75 193,298 28569

188 171 MERT BADAK 11E 7 6 5,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 5 1,75 3 4 2,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 23 25 16,75 191,940 28757

189 132 YÜKSEL KARABAŞ 11E 17 18 12,50 1 4 0,00 1 4 0,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 6 -1,50 2 4 1,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 28 44 17,00 191,755 28781

190 17 SEYİT YAĞMUR 11F 11 20 6,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 10 9 7,75 0 3 -0,75 26 42 15,50 188,030 29223

191 981 RIZA YILMAZ 11C 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 191 191 191 33424

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1710,06 21,65 2,49 1,21 2,19 2,43 1,25 2,12 2,98 0,70 2,80 1,62 1,37 1,28 0,02 0,01 0,02 8,63 3,81 7,68 1,22 0,54 1,09 1,23 1,53 0,85 1,32 1,01 1,06 0,81 1,27 0,50 46,9222,76 41,24 261,550

Okul Ortalaması 25,97 9,79 23,53 2,93 1,06 2,67 3,19 1,24 2,88 3,50 0,77 3,30 2,30 1,55 1,91 0,00 0,00 0,00 6,37 3,76 5,43 0,50 0,21 0,45 0,24 0,75 0,05 0,35 0,31 0,27 0,25 0,63 0,09 45,6020,07 40,58 260,750
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SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA DELİ 133   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,570 261,550 1 136 136 136 20904

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 1 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 4 24,00 60 24,00 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,25 10,76 8,40

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,75 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,75 0,41 2,41

Toplam: 120 35 8 33,00 28 33,00 40,57 41,23

TYT Türkçe CE AED      A BD BE dCEBADAa BaBEeCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C A a  bD c BDA AE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Fen           Dd        

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 267   B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,293 261,550 1 106 106 106 17890

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 1 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 22,75 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,00 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,50 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,25 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,25 5,88 8,77

Toplam: 120 41 14 37,50 31 37,50 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE  eae   EBcDBEEeCcBADdCABD ECCAcdDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal Ca  CCD DBc BDADAEC      

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik     D    E ce     e                   A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A ENES Y LDIRIM 39 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,043 261,550 16 170 170 170 24208

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 3,00 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,17 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,38 0,41 2,41

Toplam: 120 32 19 27,25 23 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDEbb bEed eCdeD  EEaECBADdeABaaCdADe

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal    A   D       dE  D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DE D BBB  Bb        a                   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen b                   

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN GÜVENLİER 262 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,053 261,550 10 126 126 126 19698

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,00 5,88 8,77

Toplam: 120 38 13 34,75 29 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE E a    b bC BDDcEdaE BADAeABDDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal Ca ACDBDCcDAaBBbEaBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik                     e                   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANPOLAT 923 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,383 261,550 20 186 186 186 28045

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 5 3,75 9 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 3,00 5,88 8,77

Toplam: 120 22 14 18,50 15 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe aECAcaAdE   c                           

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal                Ddced     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  DBBD DbBdB  CD B aC  C DeeD DB         

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 0 3 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇOLAK 928 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,550 261,550 14 156 156 156 22556

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,30 10,76 8,40

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,17 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,23 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,38 0,41 2,41

Toplam: 120 34 15 30,25 25 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEcACE b A ceDBEEAbdBeDA ABDad  ADcDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C bCCCbAD d BDA dE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Fen                    e

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ DEMİR 925 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,370 261,550 2 70 70 70 13879

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 3,00 5,88 8,77

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,17 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,23 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,38 0,41 2,41

Toplam: 120 50 23 44,25 37 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEDbeECbdAEBcDBEEACEBADAdABDBECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACaCbcDBEBBDADbECe     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D   c  ab        e                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen ec   de   ad  Ebd   

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN TÜRK 263 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,298 261,550 21 187 187 187 28569

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 9,30 10,76 8,40

Toplam: 120 22 17 17,75 15 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CEbAEcb bC  A ceDeEEAC BAcAeABc EdCAcADa

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal           d    cbbC      

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENESS PARMAKSIZ 264 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,125 261,550 3 71 71 71 13927

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 3,00 5,88 8,77

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,17 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,23 0,09 0,50

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 0,38 0,41 2,41

Toplam: 120 52 33 43,75 36 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE EbEAEECbedCbeeDBaEBEeBADddABDDCCeDA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCeACDBDCdDAbdcAbCBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik Db cBecBbDcEC       a                   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen CBdecbec    DCdC   d

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞAHİN 930 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,793 261,550 17 171 171 171 24261

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 3,00 5,88 8,77

Toplam: 120 34 27 27,25 23 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CAaEbEbcccEa abCEBDDBEE ECBdebCABDDdCdcA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal eC cbDBDCecAE BAab D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik a  b   B c b               b            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FYAPRAK DENİZOĞLU 919 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,490 261,550 12 133 133 133 20712

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 3,00 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,17 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,23 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,38 0,41 2,41

Toplam: 120 39 24 33,00 28 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe eAeEaE  AE a  cCEB DBEE EeBded ABcDdCbDA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal  C AbDBDCcDAEBBAcddc     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D   c  a DBbC     b C     c b       A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             D       

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE ÇOLAK 250 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,118 261,550 11 129 129 129 20157

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 3,00 5,88 8,77

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,17 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,23 0,09 0,50

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 0,38 0,41 2,41

Toplam: 120 42 32 34,00 28 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDEdEb bacCbCcBDDBEEaECBADdeAecDCbbeA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCbACccbCcDAE Bbcdaa     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik    D   B         b   C   D        c A C 

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen ba Dcee   E    C    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL TÜTÜNCÜ 52 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,113 261,550 7 104 104 104 17718

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 3,00 5,88 8,77

Toplam: 120 43 21 37,75 31 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE A aed e eaDBEaACbBADACABbaECCAbADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACaCaADcE  bADdE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  DdBDEDaBbee C    C                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÇAKAL 918 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,410 261,550 6 90 90 90 15973

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 3,00 5,88 8,77

Fizik 7 2 5 0,75 11 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,17 0,27 1,06

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,23 0,09 0,50

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 0,38 0,41 2,41

Toplam: 120 50 38 40,50 34 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEacCEaCb  BbDBEEAeEBADACABacEdbbDAaC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal eCAeCCDADBEBBDADdEdB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ee BcbbbBccebC    e                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen ccBBeeeeEe    EcBdee

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,128 261,550 8 116 116 116 18830

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,30 10,76 8,40

Toplam: 120 38 7 36,25 30 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe eEeAE bC  b A BDDBEE CE ADdCABDBE CADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C A CCDdDBEBB    Eb      

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ASLAN 932 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,060 261,550 1 37 37 37 10024

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 3,00 5,88 8,77

Toplam: 120 55 13 51,75 43 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDECEAdECACACEBcDBEEBECBADdaABDDCCdcA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC AbDBDCADAEBBAcbcD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik    Dc Bc  Bc     C   C   D              

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERMİN ÇALIŞIR 921 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,838 261,550 5 78 78 78 14433

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 3,00 5,88 8,77

Toplam: 120 48 20 43,00 36 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE Ee A ECcCAeEBeDBEEaECBcDdCABaaCCdcA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACDdDCADAEBBAE  D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik Dc c e B        ed  CC C D eb     d     

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA ÖZÇELİK 917 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,050 261,550 15 157 157 157 22871

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 3,00 5,88 8,77

Toplam: 120 35 21 29,75 25 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe bEbAE baECCdAcBbDeEEAbEBAbACABaBECCbaADd

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal   A             AE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik AD B   cabBBCe        C  be  e          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZASLAN 47 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,530 261,550 19 178 178 178 25855

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 3,00 5,88 8,77

Toplam: 120 33 36 24,00 20 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe edbE E  AbE bCACcceDBEEBEdBbDbdcB DCbceA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCecCecDCebAceBdEC c     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik e  DaBB  Dac  c C   ad     bce          

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZDEMİR 920 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,373 261,550 4 75 75 75 14092

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 3,00 5,88 8,77

Fizik 7 2 4 1,00 14 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,17 0,27 1,06

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,23 0,09 0,50

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 0,38 0,41 2,41

Toplam: 120 51 30 43,50 36 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe eACEaECbcaEaAbACcBDDBEEBEeBADdCABaDCCceA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCCcCDBDCADAEBBdEdBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik Db a e B                                

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen eBC cdec db DddeAEc 

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE PEHLİVAN 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,895 261,550 9 123 123 123 19322

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 3,00 5,88 8,77

Toplam: 120 40 18 35,50 30 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CEedcabCa b AcBDDBEEACcBADAeABDBECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACaCacDBEdBDADdc       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik        aB         a                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR ÖZGÖÇER 258 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,893 261,550 13 148 148 148 22077

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,30 10,76 8,40

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,23 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,38 0,41 2,41

Toplam: 120 37 24 31,00 26 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe aECAEabCE b A BDDBaEACEBADdCcBacECebeADe

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CaACCd ADBaBBDADd        

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Fen db e ed   e     e  C

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0
Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kan Grupları 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN ASLANOĞUZ 25 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,823 261,550 18 177 177 177 25808

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 21,02 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,64 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,87 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,30 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,81 5,43 7,68

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,19 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 3,00 5,88 8,77

Toplam: 120 33 36 24,00 20 33,70 40,57 41,23

TYT Türkçe CEedEabaEba cbebDBaEedcBADdbABeaECCecADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CdAaaCDA dddBDADbEdB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik da  D  Dac   C    a              e    Aa

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A FURKAN ŞAŞOOĞL U 942 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,838 261,550 14 120 120 120 19117

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 10 4,50 11 4,40 5,88 8,77

Toplam: 120 43 30 35,50 30 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEab a Cbc caDBEEdCdBAedCABDaEeCbDAaC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CdACC DcDBEBBDADdceB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik eeBeDEecBbBdbCa e  C                    

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR ÇAY 953 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,008 261,550 13 119 119 119 19089

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 4,40 5,88 8,77

Toplam: 120 39 13 35,75 30 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe aEeAE  CE   A BcDBdEeCEBADACABaaECCADcaC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACaCDAD dBBDAD E       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik              C  c  d                    

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ALBAYRA M 265 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,698 261,550 5 66 66 66 13442

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 4,40 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,08 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,27 0,41 2,41

Toplam: 120 48 13 44,75 37 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEabeE  dAbBDDBEEACEBADdeABeaECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACCCDdDBE BbAD         

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik AD  D     BB      a     D               

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen               E    d

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEBRAİL ATMACA 963 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,853 261,550 21 184 184 184 26898

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 4,40 5,88 8,77

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,27 0,41 2,41

Toplam: 120 28 25 21,75 18 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe eACE    Aab   ACEBbD EEBE Bb d   eDC    

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal  ddA eBbb D cBB Ee       

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEee   Be B      Ca ade b  b            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen  ddD                

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ZAHTER 960 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,725 261,550 4 53 53 53 11855

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 4,40 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,08 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,27 0,41 2,41

Toplam: 120 51 12 48,00 40 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaECEAEECbCACdBDDBaEBECBAeACABaDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC AC BDCcDAE BbE  D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D AD      Bd        a    c              

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen                d    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF D 958 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,458 261,550 17 134 134 134 20716

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 4,40 5,88 8,77

Toplam: 120 38 19 33,25 28 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEeE    a  adCdBbDBEEaECBADACABeDCCAeA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACDBDCcbAc Bdc  c     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D      c  cE    e   b               A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN GÜDÜCÜ 268 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,173 261,550 6 76 76 76 14143

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 4,40 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,08 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,27 0,41 2,41

Toplam: 120 49 21 43,75 36 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEDbbEab AEBDDBEEACEBADACABacEdCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CecCaCDADBcBBbADbE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D c   cBb c C    aCc                   

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen      a             d

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRKAN TUNÇ 101 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,735 261,550 19 159 159 159 23140

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 4,40 5,88 8,77

Toplam: 120 35 23 29,25 24 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEbEabAccabdeCbBbDBEEBEdBbDACAdDDCCAee

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CaCACcaaCADAaBB          

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik cEb                                     

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇELEBİ 957 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,120 261,550 3 49 49 49 11273

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 4,40 5,88 8,77

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,19 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,08 0,09 0,50

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,27 0,41 2,41

Toplam: 120 56 29 48,75 41 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEa eE ebAbBDDBEEAC BdeACdBaBECCbDADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C A C acDdEdBbADAce      

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik AaBeD D BEecbCD  AaC  C De bEDB     C A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen   ca    E DC   c   d

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ YILMAZ 943 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,803 261,550 9 99 99 99 16745

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 4,40 5,88 8,77

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,08 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,27 0,41 2,41

Toplam: 120 45 22 39,50 33 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CAaEbE dA ECcCeCEBDDBEEBECBADbCABaeCCeDA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal  CCcbDBDCdDAE BAEdBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D  b e   c b                            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen a e cA      e  e    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİME POLAT 269 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,525 261,550 20 160 160 160 23378

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 4,40 5,88 8,77

Toplam: 120 34 20 29,00 24 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CEeAED     b  BcDBEEACcBADdCABD ECC DeDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal   ACa  cacb BbAaAbaB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik    BDbD e  c    d          c            

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA YÜKSEL 950 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,323 261,550 1 22 22 22 7879

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 4,40 5,88 8,77

Toplam: 120 59 9 56,75 47 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE E  A Eb bACEBDDBEEBECBADdCABDDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACDB  ADAE BAE        

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEAD eBB DBb DB eaC      DDbD  e        

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRCÜ YILMAZ 962 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,750 261,550 11 109 109 109 18250

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 4,40 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,08 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,27 0,41 2,41

Toplam: 120 42 20 37,00 31 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe  ECAEa  Eed AdBeDBaEACbBeD C B BECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACCCe DBc BcADdE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D      Bdc eC    aC                  A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen         dd    d  Ae 

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KARADUMAN 967 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,308 261,550 8 97 97 97 16616

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 4,40 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,08 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,27 0,41 2,41

Toplam: 120 44 18 39,50 33 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe dECAEabCE bEc BcaBEEAbEBeeACA eBECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal b ACCCDADBE BbA          

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik d  cDED d    CD  bd          D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen                    C

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE DRK 944 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,803 261,550 16 127 127 127 19998

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,40 5,88 8,77

Toplam: 120 39 19 34,25 29 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAED aEaebcaebaBaEeCEBADAdABeaECbADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C cCCeDAD   BDADbE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D  DE D a                              

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KARAKUŞ 965 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,950 261,550 7 92 92 92 16054

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 4,40 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,19 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,08 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,27 0,41 2,41

Toplam: 120 45 18 40,50 34 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaEC A E  aeCEBbDBEEBECBADACABaaCbcDA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC AC BDCdDAc BbE BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D  c     e be   eC         C            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             Dd e    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KAHRAMAN PEH 956 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,388 261,550 18 152 152 152 22370

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,40 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,19 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,08 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,27 0,41 2,41

Toplam: 120 35 18 30,50 25 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaEadA Eab AC BbDBaEaE BeD CABeDCbADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal Ca cC dD dD   B Ee c     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DE D    D d                             

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen                C    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM YUMRUTEPE 243 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,763 261,550 12 117 117 117 18914

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 4,40 5,88 8,77

Toplam: 120 41 20 36,00 30 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CaC EacdECCEAEBeeBEEACEBADdCABeaECdAeeDa

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CCAaCCDdaBEdBDADAced     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik     DE                                  

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET Y 266 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,000 261,550 15 121 121 121 19286

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 4,40 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,19 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,27 0,41 2,41

Toplam: 120 41 22 35,50 30 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CAaEDEbccEEebCACEeDDBaEBECBeeAeABDaCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC cC cD ADcEc bE dD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik Da   e B Dc         e                   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             D       

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA HALİPÇİ 961 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,083 261,550 2 43 43 43 10648

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 4,40 5,88 8,77

Toplam: 120 53 11 50,25 42 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEbECaA E  eACdBDDBEEBECBADAaABaeCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC AC BDCADAd BdE eD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DE D e  D B     CCC      DD             

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE K 938 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,650 261,550 10 105 105 105 17818

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 21 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 23,96 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,46 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,00 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,40 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,79 10,76 8,40

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 4,18 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,45 1,09

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 4,40 5,88 8,77

Toplam: 120 44 26 37,50 31 38,43 40,57 41,23

TYT Türkçe eAeE ECbc a  deeEB DBEEBEaBADAeABeDCdADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC cbacDaeDAEBBAabdD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DE D BBBDaBd     bC aC   D b            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN CIRMAN 988 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,453 261,550 9 62 62 62 12937

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 5,77 5,88 8,77

Toplam: 120 52 26 45,50 38 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEcbdEae eEBcDBEEACEBADACABDadCdbceDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C A aCacDcbdBDA cE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADBBDEaDBbBcC D   dCDeCBD    D d        

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL SAĞ 998 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,305 261,550 15 128 128 128 20111

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 5,77 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,30 0,41 2,41

Toplam: 120 39 19 34,25 29 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEaA EaC AdBaD EEAd BADbCABDaECCAD  d

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C A aCceDdd BDADdEa      

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  eB D    d d                 D        A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen    d                

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 0 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DAĞLI 969 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,738 261,550 7 55 55 55 12007

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 5,77 5,88 8,77

Toplam: 120 51 15 47,25 39 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe aECAE  eE a A BcDeEEACEBA AeeBbaECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACC DADBa BDADbE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADBBDE  B BBdC    a   C Dd   Dc         

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE MERCANGÖZ 978 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,010 261,550 11 68 68 68 13580

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 5,77 5,88 8,77

Toplam: 120 49 18 44,50 37 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaEbEc E   eCEBcDBEEBECBAbcCABaDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal Ca ACDBDCADAcdBdEaBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D AD   BD aa     dC C    a b            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BAYRAMOLU 989 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,850 261,550 5 39 39 39 10201

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 5,77 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,05 0,85

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,25 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 0,30 0,41 2,41

Toplam: 120 57 24 51,00 43 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaEeEAEEeACbCcBcbBEEaECeAedCABDDCdADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCaACDBDCAbAE BdE BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEADBBBBD Ba                            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen b      daeE DCdbA cc

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL EMİR 976 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,680 261,550 12 95 95 95 16334

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 5,77 5,88 8,77

Toplam: 120 43 12 40,00 33 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe bACE Eb A Ea CACEB DBEEaECBAedaABDDC eDA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal   eACDBD cDAE BAc Be     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D  D     DBE     C                      

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH 992 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,520 261,550 17 138 138 138 21124

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,09 10,76 8,40

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,03 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,30 0,41 2,41

Toplam: 120 36 13 32,75 27 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe CECeE   ECe A BDD EdACcBADACABDaECCcDADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C c a ceD E BDAc         

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Fen bE a C              

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÖZTÜRK 271 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,810 261,550 1 19 19 19 7241

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 5,77 5,88 8,77

Toplam: 120 60 5 58,75 49 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE A ECCEAEBDDBEEACEBADdCABDaECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C A CCDeDBEBBDADAECB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADBBD D    c C    a                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER DEMİREL 980 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,083 261,550 16 131 131 131 20362

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 5,77 5,88 8,77

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,03 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,30 0,41 2,41

Toplam: 120 41 30 33,50 28 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe aAaEbECbAEaabCACbecDBEEaECBebd b DaCCAe 

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC A  BDacDAc BdECBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D     BeDeB     dCdBa    DDC            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen d    d        ed    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ANGI 974 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,330 261,550 10 63 63 63 12968

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 5,77 5,88 8,77

Toplam: 120 49 13 45,75 38 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE AdE bbA BDDBbEACbBADACABaBECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal b Aa CDc BE BDADdE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik A B e    b B CD          C a          A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER TOPAL 21 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,960 261,550 22 173 173 173 25131

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 5,77 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,30 0,41 2,41

Toplam: 120 32 25 25,75 21 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe aECAE  daCe AdeDDBEEA dBb AeABDBECCAD Da

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal e cCdaecDBE BDADdc       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik   a  c bc         a      a              

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAYRAM SAMANCI 272 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,810 261,550 19 151 151 151 22291

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,09 10,76 8,40

Toplam: 120 34 13 30,75 26 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDE  Ac acaACbBeDBEEBEaBAecCABeDCC DA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal Ca ACc D cDAE B          

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE 973 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,828 261,550 18 140 140 140 21265

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 5,77 5,88 8,77

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,03 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,30 0,41 2,41

Toplam: 120 39 26 32,50 27 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaEC AbaabeACbBDDBEEBECBADAeABaedCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal eC ACcBDC DAadBdcb D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik c    c    Bb        e                   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen b   cec             

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BİBEROĞLU 972 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,388 261,550 21 162 162 162 23403

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 5,77 5,88 8,77

Toplam: 120 36 29 28,75 24 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe eEeAEcbCE bdAEcDDBEE C BADddABaaEdCAcA  

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CeAea  cDBd BbADcEC      

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik bD eD  cBb  ea    a D b   b  D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI KORKMAZ 979 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,585 261,550 2 24 24 24 8095

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 5,77 5,88 8,77

Toplam: 120 60 15 56,25 47 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE EbEAEECACd cBaDBEEBECBADACABDDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC AbDBDCcDAEaBbEeBc     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEADBBBd eBbCD c C     C D  c           

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUŞEN BALCI 996 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,988 261,550 6 47 47 47 10989

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 5,77 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,30 0,41 2,41

Toplam: 120 51 6 49,50 41 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe C CEaE  AbE    CEBbDBEEBECBAD CAB DCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal  C   DBDC DAE BAE  D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DaAD dBBDDBb                        A C 

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             D       

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKTAY GÖKGÜLLÜ 999 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,648 261,550 3 31 31 31 9323

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 5,77 5,88 8,77

Toplam: 120 57 16 53,00 44 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe bECAEaAbEeCEAcecDBEEdCcBADdCABDaECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CeACCCDdDBEBBDADAEeB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADd DED BdBBCCD                         

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERVİN KUŞCU 968 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,380 261,550 13 103 103 103 17657

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 5,77 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,30 0,41 2,41

Toplam: 120 43 21 37,75 31 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE b EaCbAcBcDBEEACbBeeAaABaaEeCAceDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C AaCC ADBEBBbAcAECe     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik     c D  bB  C    aC                    

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen            C        

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIZA YILMAZ 981 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 39,55 40,57 41,23

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHRİBAN POLATDEMİR 971 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,175 261,550 14 112 112 112 18580

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 5,77 5,88 8,77

Toplam: 120 40 14 36,50 30 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe Cd EDE  A    C CEBbDBEEaEdBcDAaAB DCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC AbD DdcDAE Bbc  D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D de   B D d      C      D              

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN 241 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,445 261,550 20 161 161 161 23393

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 5,77 5,88 8,77

Toplam: 120 34 22 28,50 24 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe C aEbE   cca  AbEBDDBE cbCeA b ABDcadAc 

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal eC AC BDCdbAE BdEC a     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DE D e BDDBb    d                       

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYA DOĞAN 982 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,183 261,550 4 35 35 35 10008

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 5,77 5,88 8,77

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,03 0,05 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,25 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 0,30 0,41 2,41

Toplam: 120 57 22 51,50 43 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe eACE E EeEECcCACEccDBEbaECBADdCABaDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC cbDaDCADAa BdE BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D ADB BBa Bb DcA C   C             dAb  

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen bBC  c d  E D       

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP HALİPÇİ 987 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,620 261,550 8 60 60 60 12895

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,39 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,22 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,66 2,88 2,12

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,22 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,99 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,09 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 5,60 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 5,77 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,30 0,41 2,41

Toplam: 120 50 17 45,75 38 39,55 40,57 41,23

TYT Türkçe aECAEaceECeEAbBDDBEEeCEBADdaABDaECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACCCDADc  BDADAE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik Ae    D  E B d   ca         c           

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen           c        C

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH CULHA 173 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,333 261,550 12 132 132 132 20552

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 0 8 -2,00 -5 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 39 22 33,50 28 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe bECAEc Cc   cEBeDBdEeCEBADe ABeBEC AD DC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal bdACCdDADBEBBDAD EdB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  a   d   b c a   caa                    

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen      d              

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMRE ŞIHLAR 36 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,178 261,550 22 176 176 176 25755

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 32 31 24,25 20 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CAebDEbdA E babCEecDBEEaaCeADbCedDDdC Dc

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal eC AbcBD ADAd dbbe D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D AD aBd a          a      d            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen                e    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER N HANTI 271 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,940 261,550 10 113 113 113 18632

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 2,09 5,88 8,77

Toplam: 120 41 19 36,25 30 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CcC EabCc   cEBcDBEdeCEBADe  BeBEC AD DC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal  CACCCDADBE  DADcE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik bb  aa  Bb a a  B  C  C Dd              

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELALY ALÇIN 9 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,070 261,550 3 83 83 83 15427

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 11 5,25 13 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 49 30 41,50 35 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CbCAE cCE   c BcDBEEACEBAaACABDaECCbDeDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CdcCCCDAD ddBDADdEaB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik eD  Dbe Bb cCCbd   e CC bb   e        A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen ece    B      b    d

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KIRŞANLIOĞLU 144 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,785 261,550 5 94 94 94 16311

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 2,09 5,88 8,77

Toplam: 120 44 15 40,25 34 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEaAbE bEAEBDDBEEeCEBADeCABeBECCdDeDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal   Ab  DcDB  BDADAEd      

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D e       Be     a a        D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TÜTÜNCÜ 35 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,070 261,550 13 142 142 142 21624

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 39 30 31,50 26 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CEaAEc e  bdA ecDBEdACcBADdeedDaEaaADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CdcCCC AD E BDAbAE d     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik AD aD  aebBd C    ad     d   D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen    e C    a         

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA TOHUMCU 166 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,898 261,550 6 101 101 101 17361

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 42 14 38,50 32 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CEeAEDbbECebccBDDBEEACEBADddABDBECCAceDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CecCC   DBE BDADAE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik                   a                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen               E     

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM İREM REHAN 141 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,225 261,550 18 164 164 164 23441

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 2,09 5,88 8,77

Toplam: 120 34 21 28,75 24 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe aECAED CE b A BbD EEbdEBAedeABDcECCdcAeC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CdcCC  eDBE  D D c       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D   bD     b   d  b     b   D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ 115 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,690 261,550 1 79 79 79 14671

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 46 13 42,75 36 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe eACaaE  A EC  ACEBcDBEE ECBbDACABDDCCAeA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCCACDBDCADAa Bdc Bc     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D                   a D           d A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen                e E  

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YILDIRIM 146 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,985 261,550 9 111 111 111 18387

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 41 17 36,75 31 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEcE  cEE cCACEebeBEEBECBADdCABeDC    

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal aCdAbDBDCADAEBBec BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik  bA     c  E                 d          

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen b                   

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ARSLAN 162 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,148 261,550 17 154 154 154 22437

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 37 26 30,50 25 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe bACE E  A     eCbBDcBEaaECBADeCABDDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal aa AbDBDacDAd Bdcb e     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik ed     d        C                 B     

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen Cad  A       dedA b 

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET OK 5 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,440 261,550 11 125 125 125 19630

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 41 25 34,75 29 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe edCEbEb AaEaAdeCdBcaBEEBECBADeCAdDDbCA  

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACaBDacb        D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D Acd Bc  B  a   CC  dD  DDC c          

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen C              e    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA HACIOĞLU 116 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,150 261,550 15 146 146 146 22026

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 37 24 31,00 26 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe dACEDEd A E  CbCdcDDBaEaECcADdbABDDb  De

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCCcCDBDCcD E Bba Bc     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik         D  b  d     a        A          

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen  e   ee      C    a 

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURETTİN YILM* 150 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,835 261,550 16 150 150 150 22285

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 2,09 5,88 8,77

Toplam: 120 37 26 30,50 25 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CACcDEabAEEadCAeEBDcBEEacaBAedCABeeCbbbc

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal  e Ae dD ADAcBBAECdD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik      e d   b     C         CD       A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURİ SELLİ 119 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,555 261,550 19 166 166 166 23769

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 34 24 28,00 23 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe  E AED b aadA BbaBEEA EBAebCABe ECbbbceC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C cCCCeADcd BDAD E       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik e  d    B  dCC                          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen eEce                

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHANLI 136 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,330 261,550 8 108 108 108 18106

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 42 19 37,25 31 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE   E   A BcDBEEAbbBADdCABDBE dbDADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CdcaCCDcDcc BDADAE d     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D   E  a d b     eC   B                

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen   Be b              

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜL 24 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,378 261,550 20 167 167 167 23969

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 37 37 27,75 23 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe eceAbDbCECeaccBDDBEEbCEBAbddABDBbeCAceDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CabaCCacDBEBBDAaec       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik                   a      d   ed  e  C A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen e  e b        EaeAbe

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ERENSAYIN 142 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,278 261,550 14 143 143 143 21778

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 36 18 31,50 26 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CACb EbEc E AaACEBaDBEEaEaBdDAeABaaCC DA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal  C ACDBDd D c    bBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik    D       b    e   a       b           

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             D       

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ MERCANGÖZ 159 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,210 261,550 2 82 82 82 15395

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 2,09 5,88 8,77

Toplam: 120 46 18 41,50 35 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CE AED dE d A BDDBEEbebBADeCABaBECCAc DC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACCaDdDBEdBDADbE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik    B   Dab BC a   ad    D c           A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANNA CANARSLAN 139 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,488 261,550 7 107 107 107 18070

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 41 14 37,50 31 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaECEAdE  CAeEBbDBEEaECBdDACABeDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC c  dDaAbA  BdE BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik              e      a                   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen                  E  

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS URFALIOĞLU 138 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,615 261,550 21 168 168 168 24112

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 33 22 27,50 23 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDE  A ba CACbecDBEdBE BA da  DDaC De

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCdcCDBbCbD    dEa D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik  d D      Bb b  C                       

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen a    ee             

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZKÖYLÜ 151 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,958 261,550 4 88 88 88 15860

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 22 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,05 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,40 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,89 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,84 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,61 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,74 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 1,81 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,09

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 2,09 5,88 8,77

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,07 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,16 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,11 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,34 0,41 2,41

Toplam: 120 46 20 41,00 34 34,22 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAED CEeeEAdBcDBbEACEBeDACABDBECbADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C cCCaDeDBd BDADAc       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  c e    aa aeC    a                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen   B       D   a     

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAYRAM BARAN KURT 249 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,370 261,550 17 180 180 180 26048

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,70 5,88 8,77

Toplam: 120 29 23 23,25 19 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE  acCb  ce DdaaebbBbaceAdecEC      

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CCACCabADBEcaDADAECB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  c  D        C                          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 8 2 4 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU CİNO 179 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,403 261,550 12 130 130 130 20294

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 3,70 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,21 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,00 0,41 2,41

Toplam: 120 40 25 33,75 28 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CdCAEa CE eccEcbDBaEbCEBAadbABaaECCAcADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal b ACC acbdc BDADAbCB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  cB DE        D B  C                  A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen                 e  e

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ DOĞANYILMAZ 129 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,030 261,550 13 135 135 135 20810

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 3,70 5,88 8,77

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,21 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,00 0,41 2,41

Toplam: 120 42 36 33,00 28 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe dEbAEabCbabcAEBaDBEEeCcBAeACAdaaECCADAaC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CecCaacdDBadBDADAcCe     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  bd DE bB  ebC    aC  C De   D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen e e                e

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TÜRK 108 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,075 261,550 2 67 67 67 13569

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 3,70 5,88 8,77

Toplam: 120 50 22 44,50 37 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDEb AbEe CACEeeDBEEaECBADACABDaCeeeA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCeACDBDCcDAEdBdcCBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DE     aD Bb  c bbC b     D  e      A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN SOLAK 242 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,093 261,550 8 110 110 110 18364

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 3,70 5,88 8,77

Toplam: 120 40 13 36,75 31 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CEC E cdE a AEBDDBEEbC BADdCA a  CCA AeC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal b ACC D DBEBBDAa E       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik    Bb      B d e  e      C   D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 1 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÜBRA ATAY 176 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,700 261,550 1 34 34 34 9765

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 3,70 5,88 8,77

Toplam: 120 56 15 52,25 44 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEDAC CCEAcBDDBEEACdBADddABDcECCdDADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C A aCDdDBEBBbAD E B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik bDBB E  cbBc dDe ACC  C                 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR SOLANLAR 666 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,255 261,550 5 93 93 93 16213

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 3,70 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,21 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,00 0,41 2,41

Toplam: 120 46 23 40,25 34 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe eACE E E  c cCACEBbDBEEaECBADddABDDCCADe

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal eC cCDBDCcDAdBBdECBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D  e B BD ab        a e  D              

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen  e            ad b e

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE AĞCABAY 154 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,268 261,550 4 81 81 81 15383

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 5 17,75 44 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 3,70 5,88 8,77

Toplam: 120 43 7 41,25 34 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CA E E         CdBDDB EB dBAecCABDDC  c 

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACaBDCcDAEBBAECBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEADB        D                      A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 0 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENNAN AYTEKİN 128 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,465 261,550 15 145 145 145 21949

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 3,70 5,88 8,77

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,10 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,21 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,00 0,41 2,41

Toplam: 120 37 23 31,25 26 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDEd A be dACcBbDBEEBECBeebeABDDCbAeA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCdACDBDCcD    bEb D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik e    B             a                    

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen b d  b         a  a 

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BADAK 171 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,940 261,550 19 188 188 188 28757

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 6 5,50 14 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 3,70 5,88 8,77

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,10 0,05 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,21 0,09 0,50

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 0,00 0,41 2,41

Toplam: 120 23 25 16,75 14 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe a CAEcdCaaC c BD                        

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal      CDbDBdeBDADdEa      

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D  cED    cb        aa                 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen eEBeaCe   De  aee  e

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 8 1 0 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILMAZ 158 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,593 261,550 9 114 114 114 18711

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 3,70 5,88 8,77

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,10 0,05 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 -0,21 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,00 0,41 2,41

Toplam: 120 41 19 36,25 30 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE E     C   bbBcDBEEBEdBADdCABabCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal dC ACDBD ADAE BAE BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik e          b          c    b            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen  eb   eb    D  a Ebe

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÖZDMR 106 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,415 261,550 14 139 139 139 21148

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 3,70 5,88 8,77

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,10 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,21 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,00 0,41 2,41

Toplam: 120 37 18 32,50 27 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CdbE E  AEE cdbC BcDBEEeECBADdCA aeCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal  C A DBD  DAE BdE  a     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik b    e B    e    d                      

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen C e  Ae             

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM KILINÇOĞLU 157 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,040 261,550 11 118 118 118 19079

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 3,70 5,88 8,77

Toplam: 120 41 21 35,75 30 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE bdE  aA BDDBEEdCbBADcaABa EdCbDADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACCCccDBEBdDADdEd      

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  cB  aD aa c       b  C                 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA KURT 169 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,055 261,550 6 96 96 96 16469

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 3,70 5,88 8,77

Toplam: 120 46 25 39,75 33 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CdCEaEe A bacCACEBcDBEEBECBADACcBaDaCAeb

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCeACDcD dDAdeBdcb D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik c dDdB BD BE     C  ad   DDC            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN PRMKSIZ 188 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,098 261,550 18 181 181 181 26539

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 3,70 5,88 8,77

Toplam: 120 27 18 22,50 19 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE baE C AcBD BEEdCcBbb  AB a   dbd  

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal        AD  B DAD d       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik   BBe D   Bcbd e  a                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 2 3 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN YILMAZ 175 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,150 261,550 10 115 115 115 18824

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 3,70 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,21 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,00 0,41 2,41

Toplam: 120 41 19 36,25 30 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CACdDEdEcbE  CeCEBDDBEEBEedAeddABDDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC b DB C DAE  bba D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik a  c   c DB      C  a    D              

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen b                   

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA TİRYAKİ 135 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,213 261,550 7 102 102 102 17493

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 3,70 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,21 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,00 0,41 2,41

Toplam: 120 42 15 38,25 32 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE Ed A Ea  ACbBDDBEEBECBADdCAB aCCbDb

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal  C db BDdc AEBBAE Bc     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik b   B     B    A    CC                  

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             b  d    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜKSEL KARABAŞ 132 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,755 261,550 20 189 189 189 28781

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 3,70 5,88 8,77

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,10 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,21 0,09 0,50

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,00 0,41 2,41

Toplam: 120 28 44 17,00 14 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEeb E d   BcbeEEcbbBAeeCcBaBEaaAcbDa

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal beAaddadDcEBBDAcAcde     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik    cc a aae                             

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen bEBe ea   D    ce da

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÖNAL 123 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,643 261,550 16 165 165 165 23761

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 3,70 5,88 8,77

Toplam: 120 34 24 28,00 23 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe eeeEDE E EECAdeb BD   EaECBe deABa  bAeA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCeAbDBDCbD c ad         

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik e   BBBcD BEeD   Cb b                   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 8 4 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA KORKMAZ 156 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,110 261,550 3 72 72 72 13928

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 20,29 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,48 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,36 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,09 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,18 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 3,55 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 3,70 5,88 8,77

Toplam: 120 50 24 44,00 37 34,16 40,57 41,23

TYT Türkçe CEeAEDAaE CaAcBcDBbEACEBADdCABDaECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CdbeCdDdDcEBBDADbE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik     DEDeBb abb bcb    C D e  D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇANUR DOĞANYILMAZ 160 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,040 261,550 4 98 98 98 16689

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 44 18 39,50 33 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDEeacEEacCAedBbDBEEBECBADbeABaaCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC Ab BDCcDAE BbcCBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik  EADd               a                   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 168 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,688 261,550 11 149 149 149 22122

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,98 10,76 8,40

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,02 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,07 0,41 2,41

Toplam: 120 36 20 31,00 26 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe eACEDEb A c  CAbbBDDBEEcECBAedCABaDCbdDA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC AC BDdcDAadBAE  a     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Fen b e  ee             

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİHTER ATAŞALAN 118 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,558 261,550 1 61 61 61 12906

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 50 17 45,75 38 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDEa AdEaAdACcBcDBEEBEaBADcCABDDCbADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCCACDcDCcDAEBBAceBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik bE c      Bb     C  e     D             

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞEEM AKDEMİR 155 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,928 261,550 22 185 185 185 27440

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 28 30 20,50 17 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CAeEaEe cababaeCEBeDBEEaECBAadaABDDadAee

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal Caecb  D cDAE ccc        

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik Da D   B  ab                            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM TECİRLİ 163 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,963 261,550 6 124 124 124 19514

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 2,00 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,07 0,41 2,41

Toplam: 120 40 20 35,00 29 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CAacaE  A     eCEBcDBEEaE BADeeABDDCCADb

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACDcDCADAdBBbE  a     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik b    B    B         aCc   D             

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen d       c     ee    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DOĞAN 111 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,270 261,550 14 163 163 163 23431

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,00 5,88 8,77

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,02 0,05 0,85

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,02 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 -0,07 0,41 2,41

Toplam: 120 36 29 28,75 24 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEbcdE e c BDDBEEbCEBdDdeABaBEddAcADa

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C AbCCacDcb BDAccE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D  D   db B                            

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen eEe       b c  a   a

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERSİN KAHR MAN 183 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,993 261,550 5 122 122 122 19292

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 41 22 35,50 30 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEacdE e A BDDBEEACbBADdCABaBE dADAaC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CabCadbADcbBBDAacEbB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D dDa D   B    d                       

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NİSA DADAK 165 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,855 261,550 8 141 141 141 21482

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 2,00 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,05 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,02 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,07 0,41 2,41

Toplam: 120 40 32 32,00 27 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe eECdEacdbeaEAcaDbBdEACbBADACABDaE CADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CCeCadDcbcEdBDADAcCe     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik Ae dD   ab        bb    D               

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen           aC     e a

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL ÖZEN 184 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,740 261,550 16 172 172 172 24276

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 2,00 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,07 0,41 2,41

Toplam: 120 33 23 27,25 23 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe aECdEec      aBDDBEEAaEBADdCABbe  CADADe

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C cCa acDBadBDAeAE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik bc  D    b c      C                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen                 c  d

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKYILDIZ 143 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,958 261,550 17 174 174 174 25461

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 31 25 24,75 21 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe eAaEcEC A Ea  AecBcDBbaaEaBAeeCe DDabADd

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCCACcBDC DAEB dcadD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik            b        b      d            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM SAK 667 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,950 261,550 12 155 155 155 22473

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,98 10,76 8,40

Toplam: 120 35 19 30,25 25 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe eECAEc CE  EAcccDeEEACEBADACAa abddcbADa

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal bCACCCDcDBcdBbAD EC      

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR POLAT 400 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,095 261,550 18 175 175 175 25601

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,00 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,07 0,41 2,41

Toplam: 120 30 22 24,50 20 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CEbAED  bC acbBcaBaEbd BAeAeABDaE eA  D 

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C A CCDcDddB DAeed       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik     D      c C               D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen                    e

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE YELİZ ÇELEBİ 178 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,573 261,550 15 169 169 169 24125

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 35 31 27,25 23 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe eceAEbbbaa dAcBDDBEaACbBAbd AB acaCAcADa

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CCAdaCccDBEBBD ccECd     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADd  ED    a   a   dc     A             

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ UYGUR 122 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,620 261,550 13 158 158 158 22960

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 35 22 29,50 25 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CA EaE  A E AbAaEBeDeEEBEdBAeA ABDaaadDb

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC cC BDaeDAcdBAEaBc     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik ca D B   a                              

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM AKDEMİR 182 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,043 261,550 10 147 147 147 22050

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 2,00 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,07 0,41 2,41

Toplam: 120 37 24 31,00 26 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CdCE EadA Ea bAecBDDB EcECBAedCABDDCCeeb

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal C CcCbBDdeDAcBBdc  D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D     Bd  Bc D      a                   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen           b         

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÖZAKTAŞ 117 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,678 261,550 19 179 179 179 25992

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 31 29 23,75 20 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CdeE Ed c EabdACdeeDBEEBcdBAaACABDeeCdDe

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal b Ce cdDCeDAbBBbcC D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik  c D   B  d          dc                 

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 2 6 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR DAĞLIOĞLU 130 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,180 261,550 9 144 144 144 21800

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 0 8 -2,00 -5 2,00 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,07 0,41 2,41

Toplam: 120 38 26 31,50 26 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe eEeAE dCECC AbBcDBEEeCaBADdaABDBECbcDADd

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal a AeC  cDBdeBDADAEaB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik     e  cdb      d a           c     a   

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen                    C

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR NACAR 120 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,515 261,550 3 87 87 87 15754

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 2,00 5,88 8,77

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,02 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 -0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,07 0,41 2,41

Toplam: 120 45 16 41,00 34 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CcCAc ACE  bAEBcDBEEAd BA ACABDa C ADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACCCDcDe BaD DAE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D    D a     D   bb    D    e          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen e  d           b   C

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 0 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KARAKİYA 161 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,228 261,550 2 85 85 85 15619

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 45 15 41,25 34 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CAeEcEdEA E bCACEccDBEEaECBcDbCABDDCC DA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal aCdACbcDCADAEdB EC D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik  a      D B      CC                     

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA RAVZA AÇIKEL 174 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,103 261,550 20 182 182 182 26721

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 2,00 5,88 8,77

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,02 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 -0,02 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 -0,07 0,41 2,41

Toplam: 120 33 43 22,25 19 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe eAacaEebAacabdAabcDDBEEcbCBADdCABaDaCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal Cb cCbdDaADAc ebcC b     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik e    Beca eb  d  bC  C                  

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen C d          aBeebb 

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT YAĞMUR 17 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,030 261,550 23 190 190 190 29223

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 20 6,00 15 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 10 12 7,00 18 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 26 42 15,50 13 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe CAeaaEbdA baceAe cDD  EBcaBAed  aea  d e

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CdeAaacbdA     AcaBa     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DbADdeBB  Bb b  CeC b  C Db c c e a     

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 8 2 5 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ ÖZOĞUZ 113 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,078 261,550 7 137 137 137 21016

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 37 17 32,75 27 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe  EeAEaAdEaCbAaBDaBEEACbBAedC BaBdCCAcADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal   cCCdDADBc BDADAE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik                               d         

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 110 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,815 261,550 21 183 183 183 26756

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 23 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 19,20 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,58 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,91 2,88 2,12

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,85 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,64 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,98 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 2,07 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 2,00 5,88 8,77

Toplam: 120 28 24 22,00 18 30,11 40,57 41,23

TYT Türkçe  EeAEac  a  Ab eDBEEAC Bdac ABeBE dd eDa

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C AeCe eDBd aD DcE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D  D   db B C     dc                   

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 0 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT 150 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,833 261,550 1 40 40 40 10207

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 1 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,25 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,25 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 7,25 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 0,41 2,41

Toplam: 120 55 15 51,25 43 51,25 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDEb AEEaAeACEBDDBEEaECBAedCABDaCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC AbDBbCAbAEBBdECBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DE e  B  DBb D  eCC                     

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen                a    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH YILMAZ 4 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,298 261,550 13 54 54 54 11923

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 10,78 5,88 8,77

Toplam: 120 51 14 47,50 40 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE E  A EC C CbcDDBdEaECBebdCABDDCC DA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC cCDBDCADAaBBbEaec     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D  DB BB     D c  C C D  D C      B     

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEHİYE YEŞİLDAĞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,168 261,550 6 18 18 18 7205

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 10,78 5,88 8,77

Toplam: 120 61 9 58,75 49 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEDA ECdEAEcDDBEEeCEBADdCABDaECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACCCacDBEBBDADbECB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik A B DE DBbBB CD        B                

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL EKBİÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,168 261,550 14 64 64 64 12998

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 10,78 5,88 8,77

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,19 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,39 0,41 2,41

Toplam: 120 51 22 45,50 38 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEaAdc bdAEBcDBEEeCcBADAeABaaECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal bCACC DADBEeBDADAECe     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik A  aD   Bb B C   da                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen A  d a    D   b    e

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA YILDIZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,378 261,550 1 3 3 3 3425

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 4 2 3,50 35 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 10,78 5,88 8,77

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,21 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,19 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 0,39 0,41 2,41

Toplam: 120 78 24 72,00 60 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDEbEAEEeACACdBDDBEEBECBADdaABDDCCeDe

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCeACDBDCcDAEBBbECBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEAcBcBBDDBE D A CCBCCDCdDDCb cBB BeA   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen eBa ceec cE    e    

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 1 1 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMEL YİĞİT 32 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,600 261,550 16 89 89 89 15927

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 10,78 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,21 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,19 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,39 0,41 2,41

Toplam: 120 47 25 40,75 34 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaEbEAdECAeACdBbDBE aECBADACeBeDCCbDA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal  aCACeBDbdDAEBBdc BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D  e ecBD Bc   c e    c    C        A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             b    b  

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNENUR YILAN 41 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,270 261,550 4 9 9 9 6460

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 10,78 5,88 8,77

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,19 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,39 0,41 2,41

Toplam: 120 64 13 60,75 51 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEDACECaEAEBbDBEEAedBcDACABDBECCdDADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal bCACC DADBEBBDADbECB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik AbBBDED BbBB aD BAe                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen    B b              

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YENEN 161 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,263 261,550 11 42 42 42 10459

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 2 3 1,25 25 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 10,78 5,88 8,77

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,19 0,09 0,50

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,39 0,41 2,41

Toplam: 120 56 22 50,50 42 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CdCEaca A cC CbCbBcDBEEBECBADACABaDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal Ca ACDcDCAbAEdabEbd      

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D AD eBBD BE DB CCC a   ED     e        

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen  B          D  dA a 

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİDAN SARICA 38 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,645 261,550 18 100 100 100 16779

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 10,78 5,88 8,77

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,21 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,19 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,39 0,41 2,41

Toplam: 120 46 27 39,25 33 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEac bee A BcDBEEcCEBAedCABDcEbCADbDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CCAaCdDADcEBBDA bEdB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik cb  D D B    C  a  CD                   

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen b ce b    ed     A d

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE S 31 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,020 261,550 17 91 91 91 16044

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 10,78 5,88 8,77

Toplam: 120 45 19 40,25 34 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe bECAE   ECebcbebDBEEACcBADdaABaaECCAcbDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C AdCCDADBEBBDADdE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D   EDDB  c C    a              e    A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN ŞAHİN 43 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,893 261,550 5 12 12 12 6602

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 10,78 5,88 8,77

Toplam: 120 63 11 60,25 50 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe eACEaEbEAEECbCACcBcDBEEaECBADACABDDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACDBDCecAEBBAE  D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEADBBBBDbBb D       C    D         A C 

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALAR 29 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,408 261,550 7 27 27 27 8701

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 10,78 5,88 8,77

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,21 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,19 0,09 0,50

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,39 0,41 2,41

Toplam: 120 61 26 54,50 45 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CECdEDcdEC bccBcaBEEACdBADdCABeBECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CaACCdDADBEBBcAbAE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADdBDbeeaEBd CD BcbC  CBDb D D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen      C    D   Ee e  

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM YAVUZ 49 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,443 261,550 12 48 48 48 11228

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 10,78 5,88 8,77

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,21 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,19 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8 0,39 0,41 2,41

Toplam: 120 55 24 49,00 41 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEbACEea AbBDDBEEeC BADACABDaEdCADeaC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACCCDADBE BDADAEbB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik AD BDbD cbBBaC                          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen dcce ad cdD c      d

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENEL 26 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,488 261,550 2 5 5 5 4849

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 10,78 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,21 0,27 1,06

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,19 0,09 0,50

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,39 0,41 2,41

Toplam: 120 70 16 66,00 55 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEa dECdEAEBcDBEEACEBADACABaaECCADcDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CaACCCDADBEBBDADbEbB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADBcDbD BEBBCCD  cCC    D   E B   d   A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen           D c E cA  

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT Tİ 48 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,048 261,550 10 38 38 38 10167

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 10,78 5,88 8,77

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,19 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,39 0,41 2,41

Toplam: 120 55 15 51,25 43 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaE  AE C  ACdcbDBEEBECBADACABaDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCeACDBDCcDAcBBAE BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik   AD BBBD Bd       cbb   D              

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen      de         Ab  

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞIHMEHMET DOĞAN 13 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,800 261,550 9 30 30 30 9170

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 10,78 5,88 8,77

Toplam: 120 57 14 53,50 45 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe aECAEDAeEeCEAEB DBEEACEBcDACABaaEbCAcADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C bCCCDcDBEBBDAcbEe      

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADB DE  BbB  CD    C          BA B      

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÖZ 28 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,040 261,550 3 6 6 6 4897

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 10,78 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,21 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,19 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,39 0,41 2,41

Toplam: 120 70 16 66,00 55 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE E EAEEeAdACEBcDBEEBECBADACABaDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCeACDBDCADAaBBAECBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D AecBBBDeBE DBACCCaaC  bD  e       A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen       e       eeA   

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKDEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,898 261,550 8 29 29 29 9153

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 10,78 5,88 8,77

Toplam: 120 57 14 53,50 45 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDE  A bbACdCEBbDBEEcEeBADAeABDDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCCACDBD cDAEBBAE BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEAD e BDaBb     Cbc     D aD           

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAYA 27 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,518 261,550 15 74 74 74 14062

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 18 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 27,78 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,46 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 2 2 1,50 30 4,12 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,62 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 14,00 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 9,96 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,82 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 10,78 5,88 8,77

Toplam: 120 47 13 43,75 36 52,94 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaE  A  C  cCEBDDBEEcECBADdCABDDeCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal Ca AbDBDCdbAa BAE        

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D AD B B Dad     b       D          A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAN GÜNDOĞDU 1283 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,018 261,550 15 58 58 58 12460

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 11,54 5,88 8,77

Toplam: 120 50 14 46,50 39 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaE bA Ea  bC BDDBEEaECBADdCABDDCCbDA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCCACDBDeADAEBB cCBa     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D      Be B      C  aC d D b            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 1 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA YOLCU 82 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,640 261,550 1 1 1 1 2507

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 79 9 76,75 64 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEDACECbaAcBcDBEEeCEBADACABaBECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACa DADBEBBDADAECB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADBcDE DBEBB CD  ACCD CBDC DEDB A     Ab

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen           D      A  

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 2 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF YILDIZ 58 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,625 261,550 11 51 51 51 11521

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 52 14 48,50 40 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CEbAED CbCb A BDDBEEdCEBADdCABDaECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal e cCCCDADBEdBDAcAEbd     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D  D DbBE B            D    D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,710 261,550 5 15 15 15 6998

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 63 16 59,00 49 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE EbEAdEC CAbEcbDBEEBECB DdCABDaCdADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCdACDBDCADAEdBAcdBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEADBeB   BECD c CC  b  EDDC       dA   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             D       

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ARDIÇ 245 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,558 261,550 18 77 77 77 14280

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 48 18 43,50 36 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CEC E ACECCEAEBbDBEEdCdBAeACABaaECCAcADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C A CCDADda Bb aAc       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  DB  E DBb c C   ea     D   d         A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen               b     

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ASLAN 64 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,218 261,550 7 25 25 25 8281

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 60 17 55,75 46 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaECEAEEC CeCEBDDBEEBECBcDc ABeDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal aC ACDBDCdDAEdBAE dc     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEADBeB D Bb D cbCC dC            B A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             e      e

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA Y 170 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,393 261,550 10 45 45 45 10778

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 11,54 5,88 8,77

Toplam: 120 55 20 50,00 42 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAED eECdbAEBDDBEEACEBADcaABaaEdCAcADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C A CCDbDBEdBDAadE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik c BcD D  deB eD   aC CC D  bED        A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN ÜSTÜNDAĞ 60 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,868 261,550 19 80 80 80 15250

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 11,54 5,88 8,77

Toplam: 120 46 17 41,75 35 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CAaE ECEcEECA  CdBbaBaEaEeBADdCAB DCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal  C ACDB dADAa BdE BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEAc c cDbBb     C       D              

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ALMAS 74 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,278 261,550 6 23 23 23 7996

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 62 23 56,25 47 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEacCECC AbBcDBEEdCccADcCABDBECCADcDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C cCCaDADBEdBDADbE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik AD  D DDBdBBCdD   CC  CB    d B       A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen d e  e a  D   b dAe 

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KARADAŞ 78 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,655 261,550 3 8 8 8 5558

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 68 18 63,50 53 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE AdECCEccBDDBEEACEBADdaABDaECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal   A  CDeDBEdBbADbECB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADBcDED BcBBCCDe AbC  CBD  DEDBd  B   Ab

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen           e        b

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 1 1 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH K 61 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,265 261,550 14 57 57 57 12425

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 52 22 46,50 39 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CACbaE  AcEC abbEBDDBEEaECBADACABaDCdADb

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCdACDBDCADAd Bda BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik   AD eBcD B  D   C                  A C 

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen b    Ae     ad d Eb 

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATIMA ŞAHİN 54 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,458 261,550 13 56 56 56 12049

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 53 22 47,50 40 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEDbbECdEcbcDDBEEACEBeDACABDBECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal bdACCdDeeBaBBDAcAcbB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik A  cDED  bBd  D   C a    b              

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen           D   E    e

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 2 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE BOZKURT 65 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
351,805 261,550 2 4 4 4 3664

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 73 9 70,75 59 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE E EA EC  AedBcDBEEaECBADACABDDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACDBDCcDAEBBAECBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEADBBBBD BdCDB CCCB C  EDD     aAdcA   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             D       

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 2 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM DOĞAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,780 261,550 4 14 14 14 6860

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 65 23 59,25 49 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE EaEcEEeb ACbcDDBEEBECBceACABaaCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACDBDdcDAEdBbcdBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEAaBBBcD Bb D   CCBdC CEDD    BceBdA   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen   C         D   AE  

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 0 2 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KARATAŞ 81 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,575 261,550 9 41 41 41 10239

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 11,54 5,88 8,77

Toplam: 120 55 16 51,00 43 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEDceEC bccBcDBEEACEBADAaABDaEdCbDADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CCACCCDADBEBBDADcEdB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D eD DD EBc C a  a     D               

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZKAN AYÇA 166 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,340 261,550 20 84 84 84 15587

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 48 27 41,25 34 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE AdE bdAEcDDBEEACdBADdCABaaEbCbDADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C caCdaADBEdBDAcbc d     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADB D D BbBd b        C  b              

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen    e   B  ed  E  A e

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN AYTEKİN 168 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,923 261,550 16 69 69 69 13597

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 49 18 44,50 37 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CAaE EdEcEEC CACEBDDBEEaEdBbDeaABeDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal aC ACDBDCADAEdBAECBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik c Ab eBc                                

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen      ee     D     a 

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 2 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA YILMAZ 70 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,083 261,550 8 28 28 28 9137

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 11,54 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,30 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,55 0,41 2,41

Toplam: 120 58 18 53,50 45 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe eEbAE cCECCE EBbDBEEAbEBdDeCABDcECCADeDC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal b AaCCDADaEdBDADAE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADBeD DDBbB dCD      CC  C a  B       A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen         c           

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 1 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ZELZELE 63 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,835 261,550 17 73 73 73 13993

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 11,54 5,88 8,77

Toplam: 120 48 18 43,50 36 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CAaEDECEAdECcdACdcDDBEEaE BbedC BD      

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal  C A DBDCcbAEBBbc        

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEADB   D Bb D ACCC    C aD    B Ad  b  

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZUHAL YETER 77 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,353 261,550 12 52 52 52 11739

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,60 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,96 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,79 2,88 2,12

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,62 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,30 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,68 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 10,49 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,05 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 11,54 5,88 8,77

Toplam: 120 51 12 48,00 40 52,36 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEcE cAEECbCeCdBbDBEEBECBADcCABeDCCADd

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCbACDBD ADAa BAE BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D Ac   B   EC    C                      

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ARİF YILDIRIM 86 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,498 261,550 15 46 46 46 10914

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 53 13 49,75 41 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAED C  C A BbDBEEACEBADcCABecECCcDADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACCCDAD EdBDADbEaB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  D eD DDc  B C        d b     B       A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen                c    

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYFER İFRAZLI 193 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,200 261,550 7 17 17 17 7197

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 2 32,50 81 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 11,69 5,88 8,77

Toplam: 120 61 9 58,75 49 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE ECEAE C  ACEBcDBEEBECBADdCAB DCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACDBDaADAaBBAE BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEADBBBBDe cdD   CC d    a              

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK İNANIR 93 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,698 261,550 3 10 10 10 6521

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 66 23 60,25 50 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaEbE cECc dCcBDDBEEBECBADdCABaDCCdDA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCeACDBDadDAEBBdECBD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D d  BBB DBE D ceCC C    DbC        A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen Cee   cE B  DCcdAE e

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİLE ASLAN 85 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,938 261,550 4 11 11 11 6593

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 64 15 60,25 50 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE A ECbEAEBcDBEEdCEBADACABaBECCeDADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CdcCCCDADBEBBDADdE e     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADB D   cdBBCCD   a e  B    EeB       A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen       e   D   E    C

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA AVARA 157 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,015 261,550 16 50 50 50 11295

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 11,69 5,88 8,77

Toplam: 120 53 16 49,00 41 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE E aAdECceACEBbDBEEaECBADACABDDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CaCACDBDCADAEBBAEbaD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D    eBcDDab  a     a               e   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KOCA TÜRK 133 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,465 261,550 14 44 44 44 10762

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 56 24 50,00 42 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEDceECCEcdBcDBEEACdBAedCABDaECCADAeC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CeACCCDADBEdBDADAE B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik AaBBDEeaBb e C b cd                     

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen           DCc a   eb

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAN OKCU 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,803 261,550 5 13 13 13 6731

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 1 34,75 87 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 62 8 60,00 50 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaE EAEECACACE DDBEEBECBAD CAB DCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACDBDCcDAEBBebbd      

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik  EAb BBBD  d D   C  C      C      B     

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             D   AE  

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDE YILMAZ 90 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,525 261,550 10 26 26 26 8541

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 11,69 5,88 8,77

Toplam: 120 59 16 55,00 46 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAEDcCEebEAbBaDBEEdCEBeDdCABaaECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C cCCCDcbBEdBDADAE a     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADB DED  EBB C    dC  C  C  EDB         

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCAN AĞCABAY 98 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,118 261,550 6 16 16 16 7080

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 11,69 5,88 8,77

Toplam: 120 62 12 59,00 49 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe eAaEcECEAdECACeCEBDDBEEBECBADACABDDCdAaA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACDBDdADAEBBbEbBa     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEADB BB DBdC    C  C   E           A   

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 1 2 33
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACİİ 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,098 261,550 13 36 36 36 10020

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 58 26 51,50 43 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEDECEAEECeCeCEBDDBEacEd ADd   DDCCdDA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC ACDBDCcbAEBBAEb c     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DcADBBBaDaBb   cd Cda      b       dA C 

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen a     cE BEbDd  e   

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE BAĞCI 88 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,548 261,550 8 20 20 20 7272

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 62 15 58,25 49 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CEeAEaAC eCEAEBbDBaEeCEBADAaAB aECCADAcC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACCCDADBEBBDADdEdB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADB Da  BEBB db   C   C  C  ED          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen           D E E   e 

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KORKUT 94 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,525 261,550 11 32 32 32 9343

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 11,69 5,88 8,77

Toplam: 120 57 15 53,25 44 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAED Cdeb AEBDDBEEACEBADdCABDBECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACaCDcDBEBBDAcdc a     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik dD cDE eBE BC D   a  Cd     ED          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ÖZKABLAN 184 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,228 261,550 20 153 153 153 22409

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 38 31 30,25 25 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe eACE ECbAbce ddCdBcDBaEaECBAeceABDDeCAbd

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal e  ACcBbdcbAEBBdc  D     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DE D   c    C    C  a D  D b            

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen      Ae        e Ea 

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 1 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 1 1 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÖZTÜRK 104 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
331,160 261,550 2 7 7 7 5428

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 67 13 63,75 53 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE  dEC EcEBcDBEEACEB DACA DaECCdDAeC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C cCCCDADBEBBDAcAE d     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADBcDE  B B  CDC      CBD   ED A      A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen    d CCBE eCE     e 

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN UĞURLU 99 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,625 261,550 19 86 86 86 15727

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 3 0 3,00 60 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 44 12 41,00 34 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe eACEDE  A     c cBDDBEEBECBADdCABDDCCeDd

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal Cb cCDBDCcDA  BAb BD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik c     B D BE     C                B     

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen             e       

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ ÇLB 87 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,958 261,550 18 65 65 65 13405

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 2 1 1,75 35 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 48 14 44,50 37 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CACE E    EC C bbBeDB EaE B DACA eeCd DA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CC cCaBDCcbA  BAc Bc     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik D ADB BB  B      CC            B  BAACC 

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen        E  E e       

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 1 0 50
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELDA SOLAK 246 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,825 261,550 9 21 21 21 7708

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 11,69 5,88 8,77

Toplam: 120 61 16 57,00 48 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CECAE A dCeEAEBbDBEEACEeceACbBeBECbADAaC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal C ACCCcADBEBaDADdd B     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik ADBBDE aBEB  CD    C  CB    E B Ae A  A 

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 0 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 0 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 0 1 0
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜREYYA 136 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,435 261,550 12 33 33 33 9525

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 57 18 52,50 44 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CdCAEac ECb A BcDBEEdCcBdDdCABaBECCADADC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal CeceCCDdDB BBDADAEdB     

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik A  BDa  BEBB CD  cC   C     ED      C   

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen      C      E      d

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 1 1 50
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 1 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 2 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR KAYA 105 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,065 261,550 17 59 59 59 12802

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 50 17 45,75 38 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CcCAEDe c CEAEBDDBEEACdBAedCAdD Ed  D DC

Cevap Anahtarı B CECAEDACECCEAEBDDBEEACEBADACABDBECCADADC

TYT Sosyal b cCCbDA BE BDADAE       

Cevap Anahtarı B CCACCCDADBEBBDADAECBAACCE

TYT Matematik  DBB  DbB BBbC     C C  bd   D          

Cevap Anahtarı B ADBBDEDDBEBBCCDCBACCDCCBDCADEDBAABBACEAC

TYT Fen          bDd        

Cevap Anahtarı B AEBBDCCBECDCEEEDBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 3 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Zamir Türleri 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 0 0 0
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 1 0 50
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 2 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YALÇIN 2053 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,918 261,550 1 2 2 2 2751

Puanı Hesaplanan: 190 190 190 32888

Katılımlar: 20 191 191 191 33424

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,48 23,53 21,65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,19 2,67 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,59 2,88 2,12

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,14 3,30 2,80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 1,91 1,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,91 10,76 8,40

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 10,26 5,43 7,68

Geometri 10 6 3 5,25 53 1,42 0,45 1,09

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 11,69 5,88 8,77

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,31 0,05 0,85

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,11 0,27 1,06

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,24 0,09 0,50

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 1,66 0,41 2,41

Toplam: 120 82 28 75,00 63 53,74 40,57 41,23

TYT Türkçe CACEaE cAcEeA dCEBcDBEEBECBADACABaDCCADA

Cevap Anahtarı A CACEDECEAEECACACEBDDBEEBECBADACABDDCCADA

TYT Sosyal CCCACDBDdcDAEdBdEdaD     

Cevap Anahtarı A CCCACDBDCADAEBBAECBDECAAC

TYT Matematik DEADBeBBD BE DBACCCBdC  EDDCD  BBeBdAbCE

Cevap Anahtarı A DEADBBBBDDBECDBACCCBCCDCEDDCDAABBABAACCE

TYT Fen bcCDEdBE aceDCd Abad

Cevap Anahtarı A CBCDEABEEBECDCBCAEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 3 2 1 67
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Zamir Türleri 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
Gücünün Zirvesinde Osmanlı 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 2 2 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Doğal Ortamda İnsan Etkileri 1 1 0 100
Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Amaçlarına Göre Bölge Sınırları 1 1 0 100
İç Kuvvetler 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 2 0 2 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 2 1 0 50
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Dikdörtgen 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 2 1 1 50
Üçgende Alan 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Öz Isı, Isı Sığası ve Isı ile Sıcaklık Arasındaki İlişki 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lizozom 1 0 1 0
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