
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 130 1255 1255 213662

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8211,59 19,92 2,60 1,14 2,31 1,80 1,57 1,41 2,32 1,15 2,03 3,67 0,58 3,53 0,01 0,01 0,01 8,14 3,91 7,17 1,61 0,59 1,46 1,83 1,46 1,47 2,02 0,92 1,79 1,11 1,13 0,83 47,9324,05 41,93 264,720

Okul Ortalaması 27,33 9,82 24,88 3,45 0,82 3,25 2,30 1,66 1,88 3,15 1,12 2,88 4,52 0,37 4,42 0,00 0,00 0,00 7,35 3,12 6,57 0,57 0,26 0,50 0,48 0,76 0,29 0,48 0,21 0,43 0,30 0,58 0,16 49,9318,72 45,26 276,150

KATILIMLAR

1 2024 ŞEYMA NUR SUMMAK 12G 40 0 40,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 26 2 25,50 6 0 6,00 5 1 4,75 7 0 7,00 4 1 3,75 105 6 103,50 450,688 838

2 982 SÜMEYYA DOĞAN 12C 31 9 28,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 1 14,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 77 17 72,75 359,527 26311

3 989 ELİF BAYRAMOĞL U 12C 32 7 30,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 12 1 11,75 5 2 4,50 7 0 7,00 2 3 1,25 73 17 68,75 348,553 32240

4 0 EDA KARADAŞ 12D 33 7 31,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 16 4 15,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 70 15 66,25 338,765 38069

5 271 FATMA ÖZTÜRK 12C 38 2 37,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 0 10,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 68 7 66,25 338,583 38184

6 950 FATMA YÜKSEL 12B 32 3 31,25 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 17 5 15,75 4 1 3,75 2 0 2,00 68 10 65,50 336,620 39349

7 999 OKTAY GÖKGÜLLÜ 12C 30 10 27,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 21 3 20,25 1 1 0,75 1 2 0,50 69 19 64,25 332,889 41753

8 988 ALP EREN CIRMAN 12C 31 9 28,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 17 6 15,50 6 1 5,75 0 1 -0,25 68 22 62,50 327,386 45487

9 265 CANU  ALBAYRAM 12B 30 6 28,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 12 0 12,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 64 9 61,75 325,578 46758

10 958 ELİF DEMİR 12B 27 13 23,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 12 1 11,75 4 0 4,00 2 0 2,00 65 14 61,50 325,128 47101

11 159 SUDE NAZ MERCANGÖZ12D 36 2 35,50 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 5 9,75 63 9 60,75 322,238 49188

12 176 HATİCE KÜBRA ATAY 12E 31 9 28,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 15 6 13,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 3 0 3,00 65 20 60,00 321,191 49929

13 154 MEDİNE AĞCABAY 12E 28 9 25,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 14 3 13,25 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 1 3 0,25 65 22 59,50 319,999 50790

14 987 ZEYNEP HALİPÇİ 12C 33 6 31,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 12 0 12,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 62 13 58,75 316,866 53185

15 151 ZEYNEP ÖZKÖYLÜ 12D 36 2 35,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 9 3 8,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 312,699 56408

16 996 NUŞEN BALCI 12C 32 8 30,00 4 0 4,00 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 1 12,75 0 2 -0,50 60 12 57,00 311,352 57436

17 69 DAMLA DAĞLI 12C 29 6 27,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 13 1 12,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 59 10 56,50 309,877 58625

18 974 İLAYDA ANGI 12C 32 8 30,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 61 18 56,50 309,826 58667

19 136 ERTAN SAMET REYHANLI12D 28 9 25,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 8 10,00 1 1 0,75 4 3 3,25 1 3 0,25 1 3 0,25 63 31 55,25 307,143 60984

20 924 ZÜBEYDE DANABAŞ 12A 30 10 27,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 1 0 1,00 58 14 54,50 304,312 63384

21 118 BİHTER ATAŞALAN 12F 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 6 4 5,00 57 11 54,25 303,280 64344

22 960 DENİZ ZAHTER 12B 31 9 28,75 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 14 3 13,25 57 16 53,00 299,630 67547

23 978 DEFNE MERCANGÖZ 12C 32 4 31,00 4 0 4,00 1 4 0,00 4 0 4,00 5 0 5,00 10 5 8,75 56 13 52,75 298,882 68245

24 917 NURSENA ÖZÇELİK 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 11 4 10,00 57 18 52,50 298,233 68816

25 962 GÜRCÜ YILMAZ 12B 31 8 29,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 4 10,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 57 19 52,25 297,721 69276

26 128 MENNAN AYTEKİN 12E 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 2 9,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 3 3 2,25 60 32 52,00 297,405 69601

27 249 BAYRAM BARAN KURT 12E 31 8 29,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 3 4,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 56 16 52,00 297,316 69698

28 979 NAZLI KORKMAZ 12C 30 10 27,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 10 3 9,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 57 21 51,75 296,375 70530

29 961 ŞEYMA HALİPÇİ 12B 28 12 25,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 58 25 51,75 296,252 70637
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8211,59 19,92 2,60 1,14 2,31 1,80 1,57 1,41 2,32 1,15 2,03 3,67 0,58 3,53 0,01 0,01 0,01 8,14 3,91 7,17 1,61 0,59 1,46 1,83 1,46 1,47 2,02 0,92 1,79 1,11 1,13 0,83 47,9324,05 41,93 264,720

Okul Ortalaması 27,33 9,82 24,88 3,45 0,82 3,25 2,30 1,66 1,88 3,15 1,12 2,88 4,52 0,37 4,42 0,00 0,00 0,00 7,35 3,12 6,57 0,57 0,26 0,50 0,48 0,76 0,29 0,48 0,21 0,43 0,30 0,58 0,16 49,9318,72 45,26 276,150

KATILIMLAR

30 179 CANSU CİNO 12E 34 4 33,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 11 5 9,75 1 0 1,00 56 18 51,50 295,132 71702

31 932 MUSTAFA ASLAN 12A 29 11 26,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 4 7,00 55 16 51,00 293,897 72757

32 36 EMRE ŞIHLAR 12D 33 6 31,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 6 7 4,25 2 3 1,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 56 22 50,50 292,945 73710

33 965 MERVE KARAKUŞ 12B 31 9 28,75 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 9 4 8,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 55 19 50,25 291,983 74599

34 957 ESRA ÇELEBİ 12B 25 14 21,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 15 6 13,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 57 27 50,25 291,605 74969

35 938 SÜMEYYE KOYUNCU 12B 26 14 22,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 8 9,00 6 1 5,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 58 32 50,00 290,979 75596

36 185 DAMLA GÜL BOLAT 12E 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 53 12 50,00 290,841 75766

37 27 HATİCE KILINÇOĞLU 12D 28 8 26,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 53 15 49,25 289,670 76836

38 920 MEHMET YAŞAR ÖZDEMİR12A 28 11 25,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 6 8,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 56 27 49,25 289,404 77118

39 158 NİSA YILMAZ 12E 30 10 27,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 53 15 49,25 289,046 77424

40 981 RIZA YILMAZ 12C 21 10 18,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 11 3 10,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 54 22 48,50 287,723 78767

41 35 EMİR TÜTÜNCÜ 12D 25 11 22,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 52 14 48,50 286,852 79634

42 666 İLKNUR SOLANLAR 12E 30 9 27,75 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 10 4 9,00 1 0 1,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 55 25 48,75 286,843 79640

43 182 MERYEM AKDEMİR 12F 27 9 24,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 53 19 48,25 286,272 80229

44 921 NERMİN ÇALIŞIR 12A 27 13 23,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 11 1 10,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 53 19 48,25 286,008 80439

45 269 FATİME POLAT 12B 29 7 27,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 10 3 9,25 51 14 47,50 283,565 82995

46 39 ENES YILDIRIM 12A 33 7 31,25 2 3 1,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 51 15 47,25 282,732 83857

47 970 ŞEHRİBAN POLATDEMİR12C 31 7 29,25 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 50 13 46,75 281,309 85327

48 24 SILA GÜL 12D 28 11 25,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 53 26 46,50 281,152 85479

49 146 HASAN YILDIRIM 12D 30 7 28,25 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 50 14 46,50 280,882 85722

50 156 ZELİHA KORKMAZ 12E 31 9 28,75 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 5 7,75 0 1 -0,25 52 22 46,50 280,605 86078

51 178 MAKBULE YELİZ ÇELEBİ12F 26 14 22,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 12 3 11,25 1 0 1,00 51 19 46,25 279,995 86655

52 944 MERVE DURAK 12B 30 5 28,75 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 1 8,75 49 11 46,25 279,857 86876

53 175 HATİCE YAREN YILMAZ 12E 30 7 28,25 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 8 1 7,75 49 12 46,00 279,148 87633

54 120 ELİF NUR NACAR 12F 25 12 22,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 8 2 7,50 1 1 0,75 1 0 1,00 50 17 45,75 278,964 87822

55 919 YAPRAK DENİZOĞLU 12A 28 8 26,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 7 1 6,75 49 13 45,75 278,489 88327

56 168 BEYZA 12F 29 8 27,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 2 5,50 49 13 45,75 278,475 88354

57 272 M BAYRAM SAMANCI 12C 30 10 27,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 2 4,50 0 2 -0,50 50 17 45,75 278,366 88519

58 968 PERVİN KUŞCU 12C 28 10 25,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 50 18 45,50 277,722 89202
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8211,59 19,92 2,60 1,14 2,31 1,80 1,57 1,41 2,32 1,15 2,03 3,67 0,58 3,53 0,01 0,01 0,01 8,14 3,91 7,17 1,61 0,59 1,46 1,83 1,46 1,47 2,02 0,92 1,79 1,11 1,13 0,83 47,9324,05 41,93 264,720

Okul Ortalaması 27,33 9,82 24,88 3,45 0,82 3,25 2,30 1,66 1,88 3,15 1,12 2,88 4,52 0,37 4,42 0,00 0,00 0,00 7,35 3,12 6,57 0,57 0,26 0,50 0,48 0,76 0,29 0,48 0,21 0,43 0,30 0,58 0,16 49,9318,72 45,26 276,150

KATILIMLAR

59 161 SAMET KARAKİYA 12F 28 9 25,75 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 1 5,75 0 2 -0,50 49 14 45,50 277,668 89293

60 169 YA HYA KURT 12E 26 13 22,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 8 9,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 53 30 45,50 277,613 89365

61 139 TUANNA CANARSLAN 12D 31 9 28,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 2 3,50 0 5 -1,25 52 28 45,00 277,025 89996

62 0 SAADET 12B 29 10 26,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 50 21 44,75 276,309 90761

63 930 EREN ŞAHİN 12A 29 10 26,50 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 21 44,75 275,750 91339

64 130 ALİYE DAĞLIOĞLU 12F 29 6 27,50 4 0 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 5 3,75 48 14 44,50 274,810 92412

65 998 BİLAL SAĞ 12C 26 12 23,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 11 1 10,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 49 18 44,50 274,755 92514

66 129 CENGİZ DOĞANYILMAZ 12E 22 16 18,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 10 5 8,75 2 0 2,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 51 28 44,00 274,294 92924

67 160 AYÇA NUR DOĞANYILMAZ12F 30 9 27,75 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 47 11 44,25 274,088 93196

68 144 ELA KIRŞANLIOĞLU 12D 29 10 26,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 4 4,00 48 16 44,00 273,367 94004

69 400 İLKNUR POLAT 12F 31 7 29,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 48 17 43,75 272,557 94966

70 110 ZEYNEP YILDIZ 12F 27 11 24,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 3 6,25 1 1 0,75 48 19 43,25 271,361 96235

71 123 ZEHRA ÖNAL 12E 27 8 25,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 6 5 4,75 1 0 1,00 47 16 43,00 270,453 97301

72 972 MERYEMB 12C 27 10 24,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 9 2 8,50 2 2 1,50 48 20 43,00 270,419 97363

73 163 ÇİSEM TECİRLİ 12F 31 6 29,50 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 46 13 42,75 269,611 98285

74 925 GÖKSU DENİZ DEMİR 12A 30 8 28,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 47 17 42,75 269,523 98369

75 54 İLKAY BAYINDIRLI 12E 24 15 20,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 6 4,50 1 0 1,00 48 22 42,50 269,122 98744

76 106 RABİA ÖZDEMİR 12E 28 10 25,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 47 18 42,50 268,951 98993

77 157 ŞEBNEM KILINÇOĞLU 12E 26 14 22,50 5 0 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 9 6 7,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 50 31 42,25 268,304 99664

78 943 EZGİ YILMAZ 12B 29 11 26,25 4 0 4,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 48 23 42,25 268,173 99892

79 52 M HALİL TÜTÜNCÜ 12A 24 14 20,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 10 1 9,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 24 42,00 267,863 100201

80 942 A FURKAN ŞAŞOOĞLU 12B 26 12 23,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 48 24 42,00 267,634 100421

81 976 EYLÜL SILA EMİR 12C 29 11 26,25 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 47 20 42,00 267,475 100708

82 667 İBRAHİM SAK 12F 23 12 20,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 46 17 41,75 267,249 100942

83 135 YELDA TİRYAKİ 12E 26 10 23,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 4 3,00 0 2 -0,50 46 17 41,75 266,750 101554

84 5 MEHMET OK 12D 24 12 21,00 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 9 7 7,25 47 23 41,25 265,410 103009

85 108 ELİF TÜRK 12E 27 9 24,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 7 3 6,25 46 19 41,25 265,315 103196

86 142 SUDE ERENSAYIN 12D 28 9 25,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 46 19 41,25 265,287 103256

87 113 SUDENAZ ÖZOĞUZ 12F 28 12 25,00 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 0 2 -0,50 46 21 40,75 263,742 105028
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 130 1255 1255 213662

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8211,59 19,92 2,60 1,14 2,31 1,80 1,57 1,41 2,32 1,15 2,03 3,67 0,58 3,53 0,01 0,01 0,01 8,14 3,91 7,17 1,61 0,59 1,46 1,83 1,46 1,47 2,02 0,92 1,79 1,11 1,13 0,83 47,9324,05 41,93 264,720

Okul Ortalaması 27,33 9,82 24,88 3,45 0,82 3,25 2,30 1,66 1,88 3,15 1,12 2,88 4,52 0,37 4,42 0,00 0,00 0,00 7,35 3,12 6,57 0,57 0,26 0,50 0,48 0,76 0,29 0,48 0,21 0,43 0,30 0,58 0,16 49,9318,72 45,26 276,150

KATILIMLAR

88 115 EZGİ ARSLAN 12D 29 5 27,75 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 45 17 40,75 263,662 105096

89 188 YAREN PARMAKSIZ 12E 27 9 24,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 44 14 40,50 263,140 105671

90 267 BEYZA T 12B 28 9 25,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 45 18 40,50 263,102 105739

91 132 YÜKSEL KARABAŞ 12E 27 13 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 6 4 5,00 0 1 -0,25 46 23 40,25 262,368 106692

92 973 MERVESYRKGL 12C 28 12 25,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 47 27 40,25 262,246 106874

93 918 HATİCE ÇAKAL 12A 28 9 25,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 3 2,25 1 0 1,00 44 17 39,75 261,138 108108

94 980 HACEP DEMİREL 12C 21 12 18,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 12 1 11,75 1 0 1,00 44 18 39,50 260,293 109066

95 241 SERKAN BOZ 12C 26 12 23,00 4 0 4,00 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 3 3 2,25 43 15 39,25 259,536 109939

96 165 FATMA NİSA DADAK 12F 28 11 25,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 6 9 3,75 46 27 39,25 259,455 110128

97 173 ABDULLAH CULHA 12D 25 11 22,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 2 0 2,00 1 0 1,00 43 16 39,00 259,449 110139

98 242 EMİN SOLAK 12E 23 15 19,25 5 0 5,00 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 8 2 7,50 44 21 38,75 258,115 111709

99 184 GÜLLÜ ÖZEN 12F 21 12 18,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 6 2 5,50 42 16 38,00 255,970 114352

100 122 MEHMET ALİ UYGUR 12F 28 6 26,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 41 12 38,00 255,722 114802

101 967 MEHMET KARADUMAN 12B 24 15 20,25 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 9 7 7,25 44 26 37,50 254,418 116204

102 953 AYŞE NUR ÇAY 12B 27 8 25,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 3 7 1,25 42 19 37,25 253,617 117201

103 21 KEVSER TOPAL 12C 28 8 26,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 41 15 37,25 253,586 117257

104 243 ÖZLEM YUMRUTEPE 12B 24 16 20,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 43 24 37,00 253,002 117835

105 25 YASEMİN ASLANOĞUZ 12A 26 13 22,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 42 21 36,75 252,198 118881

106 155 ÇİĞDEM AKDEMİR 12F 24 13 20,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 1 4,75 0 1 -0,25 41 18 36,50 251,443 119830

107 186 ÖZGE KAHRAMAN 12D 25 10 22,50 1 2 0,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 40 14 36,50 251,402 119912

108 117 NİSA ÖZAKTAŞ 12F 26 12 23,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 2 2,50 41 19 36,25 250,723 120723

109 162 KÜBRA ARSLAN 12D 26 6 24,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 40 17 35,75 249,755 121933

110 985 FURKAN YOLCU 12C 24 12 21,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 40 18 35,50 248,574 123249

111 111 EMİRHAN DOĞAN 12F 21 14 17,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 40 19 35,25 248,086 123859

112 47 EFE 12A 24 15 20,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 6 5 4,75 42 27 35,25 247,839 124188

113 914 MELİKE TANR* * ER 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 1 0 1,00 5 0 5,00 3 3 2,25 39 15 35,25 247,782 124318

114 171 MERT BADAK 12E 28 12 25,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 24 0,00 2 8 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 49 56 35,00 246,971 125368

115 956 MUSTAFA PEHLİ *N 12B 22 16 18,00 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 41 25 34,75 246,378 125996

116 0 MEHMET EMİN TÜRK 12A 20 14 16,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 40 23 34,25 244,936 127742
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 130 1255 1255 213662

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,8211,59 19,92 2,60 1,14 2,31 1,80 1,57 1,41 2,32 1,15 2,03 3,67 0,58 3,53 0,01 0,01 0,01 8,14 3,91 7,17 1,61 0,59 1,46 1,83 1,46 1,47 2,02 0,92 1,79 1,11 1,13 0,83 47,9324,05 41,93 264,720

Okul Ortalaması 27,33 9,82 24,88 3,45 0,82 3,25 2,30 1,66 1,88 3,15 1,12 2,88 4,52 0,37 4,42 0,00 0,00 0,00 7,35 3,12 6,57 0,57 0,26 0,50 0,48 0,76 0,29 0,48 0,21 0,43 0,30 0,58 0,16 49,9318,72 45,26 276,150

KATILIMLAR

117 15 ALPEREN HANTI 12D 26 10 23,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 39 21 33,75 243,893 129072

118 17 SEYİT YAĞMUR 12F 19 17 14,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 2 3 1,25 13 4 12,00 41 29 33,75 243,508 129424

119 143 İBRAHİM AKYILDIZ 12F 22 11 19,25 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 38 17 33,75 243,446 129549

120 261 SUDE NAZ PEHLİVAN 12A 27 13 23,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 39 22 33,50 242,542 130730

121 116 NİSA HACIOĞLU 12D 24 11 21,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 37 16 33,00 241,245 132173

122 18 İKRA ŞAHİN 12E 24 14 20,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 2 3 1,25 38 21 32,75 240,529 133008

123 183 ERSİN KAHRAMAN 12F 23 16 19,00 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 38 23 32,25 239,098 134711

124 259 YAŞAR ÖZGÖÇER 12A 18 19 13,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 5 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 28 32,00 238,662 135262

125 963 CEBRAİL ATMACA 12B 21 6 19,50 1 0 1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 5 3 4,25 35 12 32,00 238,321 135712

126 923 M CAN POLAT 12A 22 16 18,00 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 8 2 7,50 0 1 -0,25 38 25 31,75 237,596 136555

127 0 ÖZGE IRMAK GÜL 12D 22 11 19,25 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 34 13 30,75 234,694 139933

128 133 BÜŞRA DELİ 12F 22 10 19,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 32 20 27,00 223,616 152530

129 407 CAN 12A 7 5 5,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 5 2 4,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 29 12 26,00 221,657 154407

130 0   0 0 0,00
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SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 0,00 45,26 41,93

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN 407 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 5 5,75 14 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 29 12 26,00 22 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe cecCe CCe   BDA  E                      

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C a ADbcBCBBEC cEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   B C BD    a B      a               B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  B  Ca  B           

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 2 0 10
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 1 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE 47 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 5,79 7,07 8,63

Toplam: 120 42 27 35,25 29 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe eCEDBCBAdCDdeaBDdedaaDabBAAaCEe BeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cdCcEBCDbeb BaEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBb BCd B    ac    Ae                   

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 3 1 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YILDIRIM 39 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 51 15 47,25 39 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe CbEDBCBcaaDACEBDABdEebCEBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eAeaE CDEe CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  B   C  Bc   eaC                        

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ŞAHİN 930 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 50 21 44,75 37 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe aCdaBCB abDAbEdDABCceDCEBAABCECDBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eACBEB bac CBBbBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik      CaDB    a     AB cD B d B   a      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen                 A   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 5 2 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKSU DENİZ DEMİR 925 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 47 17 42,75 36 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe EDB BceaDAbEBDAB ECDCdBAABCECDBeCDEEBDab

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEedCBBdCaEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    C ceD                                

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen   d   b       b     

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÇAKAL 918 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 44 17 39,75 33 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCB CaDA EB dddEeDCEBAABCECDBcCDEEBbaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EcAD ba BaECcEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik d  CC  e    De                          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen       D             

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M CAN POLAT 923 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 5,79 7,07 8,63

Toplam: 120 38 25 31,75 26 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe dDBdBACaDAbEcaAadaCDaEcA BdaCDBeCaEEdDC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal eBbb DaAdC     cEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BC DBD  B eC              Ba a        

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 10 10 48
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M HALİL TÜTÜNCÜ 52 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 48 24 42,00 35 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe aeEDBCB  aDAbEeDeBdcCaCdBAAaCECDBedDEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAdaEe DEbbC BdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBc  CC B   BC     A  B      B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen ee    B      B     a

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 3 0 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EMİN TÜRK 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 40 23 34,25 29 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe E eeB C  A ddDbadEbDCEBbABCEdaBeCDEEBbe 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CabDADdAddBBdC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik b BCa BD                 B  BE          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  e                  

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 3 0 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET YAŞAR ÖZDEMİR 920 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 56 27 49,25 41 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe bbdaBCBc aDACEBDABdEaDCEBbAaCECDBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACebddDEAcCBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBb BC bBEc   bC   Ad BcA               

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen bD b  eD        dAD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 5 2 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE TANR* * ER 914 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 5,79 7,07 8,63

Toplam: 120 39 15 35,25 29 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe adEDBCB   DACdBebBCaeDCdBAABCaCDBACDcEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACaE  D       BDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  B   CabBd                              

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ASLAN 932 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 5,79 7,07 8,63

Toplam: 120 55 16 51,00 43 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCBcCCDACcdDABCaCDCdBbABCaCDBeaDEEdDCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEAB BBECeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik a  CCDBD  B  Ca e a B                   

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 1 3 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERMİN ÇALIŞIR 921 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 53 19 48,25 40 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBeaACaDACEdDABdaeDCdBbABCECDBACeEEBbaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bDADEAadBBbC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  CCbBD  B  C  CA       B B            

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      D        e     

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 3 0 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA ÖZÇELİK 917 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 5,79 7,07 8,63

Toplam: 120 57 18 52,50 44 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe dDBCBAbaDACEdDABaECDCEBAcBCaCDBeCeEEBaCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEcADEAeaBBECbEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik c  C bBD    DCB eAB B    B  Bc          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 6 1 43
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ PEHLİVAN 261 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 39 22 33,50 28 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe aCdDBdBdaaDAaaBDABCEaDCbBbABCECDBeCeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cACBE aD cbCBBbBDE       

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik       a  c         A                    

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen  e d                

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK DENİZOĞLU 919 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 5,79 7,07 8,63

Toplam: 120 49 13 45,75 38 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe ED CBdCae  aBDABCEeeCEBbABCECDBACDEEBD a

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDdDE dCBaECeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  CCD D   C    e    D                  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 1 1 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR ÖZGÖÇER 259 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 39 28 32,00 27 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe CbEDBCBc  D aEBDAdbaacdbBbAaaEdeBAdeEEde

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBad  EAaCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBc BCa d    bD      d                  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen              B  b   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 7 14 33
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 1 2 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN ASLANOĞUZ 25 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,79 7,07 8,63

Toplam: 120 42 21 36,75 31 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe abdDBCaACCDAaEBDABdcaaCdcAABCECDB CDEEdb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAe EaCDEceCBaEBDEEa     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DcE  C  e                               

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜBEYDE DANABAŞ 924 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,72 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,88 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,05 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,59 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,63 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,16 12,43 9,29

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 5,71 6,57 7,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,08 0,50 1,46

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 5,79 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,25 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,09 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,51 0,88 4,09

Toplam: 120 58 14 54,50 45 41,18 45,26 41,93

TYT Türkçe EeBeBcCaDAeEBDeBCEbDCdBAABCECDBACDEEdbCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEbB BBECaEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BC   D  B DCB       AB   aBdD         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen             D       

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 5 0 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A FURKAN ŞAŞOOĞLU 942 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 48 24 42,00 35 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEceCB C eAbdBDABCEeDCdBAABCaCDBdbaEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEaaDbAeCBBEaDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik aBd  CCeB     a B            B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cD    e   a         

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR ÇAY 953 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 8,86 7,07 8,63

Toplam: 120 42 19 37,25 31 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe dDBCB C  A EBDAadECDCEBAABCECDB aeEEeDea

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bDADd aaBB C EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   eC b     b e     e a B d B            

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 4 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA T 267 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 45 18 40,50 34 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe abcDBCBbCbDACEBDAB E DCdBbABCaCDBdCDEE D

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEadDEeeCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik   cb C        c      e                  

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen  c                  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 4 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
PROBLEMLER 14 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANU  ALBAYRAM 265 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 64 9 61,75 51 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe Eb CB C DACEBDABbEaDCbBAABCECDBACDEEdb C

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADE BCBBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BC DB       B CAB        BBEDCB       

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      ee    B   Ae   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 6 0 43
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEBRAİL ATMACA 963 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 8,86 7,07 8,63

Toplam: 120 35 12 32,00 27 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe  CEDB B   DA  BDA d   a BbABCadDB CDEEaD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal  A     DbeeC  EBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB  BC  Bb    a     e                   

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 11 6 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 1 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ZAHTER 960 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 8,86 7,07 8,63

Toplam: 120 57 16 53,00 44 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe EaBCBdCCDACEBDAadEC*CEBAABCECDBeacEEBDCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bcADac  BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCC BD   bDC c  B    BCB BBa          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 6 1 43
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DEMİR 958 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 65 14 61,50 51 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe dDBCBcCaDACEBDAcaECDCdBcABCECDBAaeEEdbab

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEABCBBECDEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBC    D  a C   ABA     B B ED  AC  B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen                  CC 

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 14 5 0 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇELEBİ 957 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 57 27 50,25 42 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe aCcaBCB abDACEBDAdCcdDdbBbABCcCDBAaeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal bAa E dDEbaCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCC BE  B cCB eA  BaeBed B  D B   EB

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen        b        e   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 6 5 43
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ YILMAZ 943 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 48 23 42,25 35 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCBACaDACEBDAadEaeCEBAABCECDBeaeEEdDea

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADcbaCdBbCaEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BC       eceB e B      c BB           

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen               e     

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 4 2 29
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİME POLAT 269 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 8,86 7,07 8,63

Toplam: 120 51 14 47,50 40 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCB CCDA EdDAdbEaDCdBAABCECDBeCDEEBb  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bcADEe  BBbC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik d  C  B   Bb C  eABA       BBE          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 4 1 29
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA YÜKSEL 950 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 68 10 65,50 55 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe E BCB CaDAbEBDABCE DCEBAABCECDBbCDEEBD  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADE   BB C cEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BCabBDe B DCBACAB BaeB B  BEDCB  D   e

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen                AD   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 10 2 71
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜRCÜ YILMAZ 962 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 57 19 52,25 44 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe CCEDBCB CaDACEBDABdEbeCEBAABCECDBcaeEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC Ea DEe CBBdBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BC bBa  Ba     Ad    BC  B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen e  e         B   Ae 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 5 1 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KARADUMAN 967 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 8,86 7,07 8,63

Toplam: 120 44 26 37,50 31 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe dDcCB CaDAbdBDABdEaDbdBbABCaCDBeCDEEdbCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EcAD b  BBdC cEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik d  CabBD   C C A Aa d e    BBa          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 3 3 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE DURAK 944 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 8,86 7,07 8,63

Toplam: 120 49 11 46,25 39 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEDBCB   D bEBDA CEaDCbBAABCECDBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cA     DaeeCdBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  B  dC DBE  BC C    B                   

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 1 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KARAKUŞ 965 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 55 19 50,25 42 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCBAeaDAeEBDABCECDCEBbABCECDBeaeEEBDab

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADbAcaBBdC EcEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  CCba     cC   Ae B      BBE          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      e     B C      

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 3 1 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA PEHLİ *N 956 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 41 25 34,75 29 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe EcBCB CaDcCaBaAdCaeDCbcAABCEbDBcCcEEdbe 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADcb  caEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik a BCC        C   A  abe     B           

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen       e             

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 3 3 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM YUMRUTEPE 243 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 8,86 7,07 8,63

Toplam: 120 43 24 37,00 31 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe aCdbcCBAaCDeCEBDAaCbbDbdBAABCECDBeaeEEab

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACabdCDEcaCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik Dd  BC  B   d c                         

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET 0 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 50 21 44,75 37 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCBdbaDeCEBDABCEeDdEBAABCECDB aaEEBDaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal e EDADEb  BBdCeEdEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E cCaDaD         A            c         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  B        AB Ce e   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 1 1 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA HALİPÇİ 961 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 58 25 51,75 43 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe abEDBCababDAbEBDAadaCDCdBAABCECDBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EabDEAaCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBd  CC Ba  B  CaA AB a cB B            

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen D    aeee       eA  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 6 3 43
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE KOYUNCU 938 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 24,96 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,24 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,10 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,56 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 7,85 6,57 7,17

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,01 0,50 1,46

TYT Matematik 40 17 9 14,75 37 8,86 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,01 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,35 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,24 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,57 0,88 4,09

Toplam: 120 58 32 50,00 42 46,90 45,26 41,93

TYT Türkçe abEDBCBAaCDACEaDeBdEaDCdBAABCEbDBededEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACaEa DEeaCBBEBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik   EcdC  Ba d d Ca CAB  aABdB B CDCBA b B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen  c e         B  ec  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 14 7 4 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP EREN CIRMAN 988 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 6 1 5,75 58 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 68 22 62,50 52 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCBcdaDACEBDABCEeDCEBcABCECDBAaDEEdDab

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bDADEeBaBBECbcEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EEBCCaBD    eCd CAdABaAB B BBaDCBc   BCA

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      e              

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 14 9 3 64
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL SAĞ 998 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 49 18 44,50 37 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe CCEDBCB eaDAeEBDAadEaaabBAABCECDB CcEEdb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBba D   C BEBDEE      

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik D E  C  BE  B   B  AB B  a B     a      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen  b    a             

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 6 1 43
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DAĞLI 69 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 59 10 56,50 47 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe CCd BCB  bD CEBDABdcCDCEB AaCECDBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal  AC EB DaA CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCb    B  CBA AB    B    A D e     

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 6 0 43
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE MERCANGÖZ 978 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 10,10 7,07 8,63

Toplam: 120 56 13 52,75 44 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe CCEDBCBA aDAC cDABCc DCdBAABCECDBACD EBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EdbDbc CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE  CaeBa  BC CB   e    a   B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 2 2 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BAYRAMOĞL U 989 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 7 0 7,00 100 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 73 17 68,75 57 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe cDBCBAbCDAaEBDA aEeeCEBAABCECDBACDEEBDCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEcedBBbC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCCDBDe BCDC A                        

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen eBAeCDDBBAABDCeADa c

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 2 0 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SILA EMİR 976 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 10,10 7,07 8,63

Toplam: 120 47 20 42,00 35 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEaBCBeaeDACEBDAaCaaDCdBbABCECDBACDEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC b  aEbeCBBbBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik D b BC b       CB   B      B    c       

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 4 0 29
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÖZTÜRK 271 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 68 7 66,25 55 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe CCEDBeBACCDACEBDABCcCDCEBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EBCDbbDCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik D E BC   E    DCB   B    B       C      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen    d   eC     e  A  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 4 0 29
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YOLCU 985 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 10,10 7,07 8,63

Toplam: 120 40 18 35,50 30 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe aCE BCB   DAeadDAadcaDCEBbABCECDBAaeEEaD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EdCDEc CBabBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  B  dC  B                               

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 1 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACEP DEMİREL 980 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 10,10 7,07 8,63

Toplam: 120 44 18 39,50 33 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe EDcCa CbDA EcDA dECbd BbdBCECaB CDEEdc  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C b ADEcd B dC cEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BCa B    C C   AB   A  B BBED         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 11 8 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 6 0 43
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ANGI 974 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 61 18 56,50 47 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe dDBCBcCaDACEdDABdEaDCEBeABCECDBACDEEdDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EcADEbBaBBECaEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCb  a  BaDCd  A  B  B B  BE CB  b    

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen              e      

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 6 1 43
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER TOPAL 21 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 10,10 7,07 8,63

Toplam: 120 41 15 37,25 31 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCB CaDACEBeABdEe CdBAABCECDBeCedEB C 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal bBdeAD b  BBEC dEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik d BC        a                           

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAYRAM SAMANCI 272 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 50 17 45,75 38 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBeBeeeDACEBDAadcCDCEBAABCECDBdCDEEBDaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEc CBBECedEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik b BCa BD         A                      

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      ec             

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVESYRKGL 973 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 47 27 40,25 34 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEbBCBAabeACEBDAadEaDCdBbAaCECDBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal bACab CDEbeCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik   c BeC  E  B       d                   

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cc A         ee dba 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 1 1 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEMB 972 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 10,10 7,07 8,63

Toplam: 120 48 20 43,00 36 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEDBCa   DACEBaAaCcebCEcAABCECcBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal e b Ea D beCBBEBDEcE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik bB  BC  BE     C   Aa      B B C    eb B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 4 1 29
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI KORKMAZ 979 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 57 21 51,75 43 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe EDeCaACaDACEdDABdEeDCEBAABCECDBdCeEEdDCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bbADbcdCBBdCbEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCCc D     eBA AB        B dDC     B  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      e     B   A    

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 5 0 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUŞEN BALCI 996 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 10,10 7,07 8,63

Toplam: 120 60 12 57,00 48 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe cDBCBAbaDAbEBDABaECDCdBbABCECDBACDEEdDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADb   BBECDEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  C  BD    DCd CAB B  B   B E ae       

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 5 1 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKTAY GÖKGÜLLÜ 999 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 69 19 64,25 54 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe CCcDBCBAaCDAbEBDABdEaDCdBbABCECDBeCcEEBa

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEdCDEe CBBEdDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCDBE  BC CBAeAeABaAB B B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen bD              eAb 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 10 3 71
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERVİN KUŞCU 968 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 50 18 45,50 38 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe bCdeBCB e DAaEBDAaCEeDCbBAABCECDBACDdEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DdCBEdCDbAeCBB BDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  B  BC  BE     Cd  b  B          a      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 3 2 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RIZA YILMAZ 981 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 54 22 48,50 40 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe cDBCB ba  e  DAaCcCDC BbABCECDB CeEEdb  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEba BBECeEEE B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E B C BD     CB dAeA aA  B    Da       A

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  Bc  DD BbAB ac a   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 21 13 5 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 6 3 43
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEHRİBAN POLATDEMİR 970 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 50 13 46,75 39 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe EaBCB eaDACEBaABCECDCbBbABCECDBbCDEEBDC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEe CBBdC EEE B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik c  C   D   CcC    B          a          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen               c     

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN BOZ 241 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 10,10 7,07 8,63

Toplam: 120 43 15 39,25 33 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCa dC ACadDABdEbDCbBAdBCEbDBACeEEdbCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDAD A  BB C EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BC       db       c                   

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 1 1 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYA DOĞAN 982 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 5 0 5,00 71 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 77 17 72,75 61 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe aCdaBCBbCbDACEBDABdECDCdBbABCECDBACDdEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACdbBCDEAbCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBb BC DBED B   B  A  B  B B BA  aB  D B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDeA   DCBB  Be AAe 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 7 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP HALİPÇİ 987 12C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,86 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,18 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,87 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,41 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,38 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,85 12,43 9,29

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 9,20 6,57 7,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,90 0,50 1,46

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 10,10 7,07 8,63

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,43 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,30 0,88 4,09

Toplam: 120 62 13 58,75 49 51,11 45,26 41,93

TYT Türkçe CCEDBdBACdD CEBDABdECbCEBAAaCECDBbCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACdEabDcAbCBBEBDEdE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik   E BC DBE C    BACA      C      Cc     

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen D                A  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 7 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH CULHA 173 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 43 16 39,00 33 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCB dCe CadDA dEeeCEBAABCaCDBeCcEEBbC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bDAD cdCB ECebEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    C             A         B            

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  BA            A    

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN HANTI 15 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 39 21 33,75 28 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe a EDBCB C aACaBcA CEeDCbBbABCECDBbCeEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal Dda d  DEcb c bdDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik      C  B           d        B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DD   bB   e         

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 1 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KARADAŞ 0 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 70 15 66,25 55 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEDBCBACCDACEBeABbECDadBAABCECDBACeEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cACBE  DEe CBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB   Cb cEDCB DCB CAd Ba BCB     CBA D B

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen    A             Ae 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 7 3 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KIRŞANLIOĞLU 144 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 5,25 7,07 8,63

Toplam: 120 48 16 44,00 37 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe EaBCBACaDAaEBDAaCE DCdBAABCECDBcaeEEdbCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal e E ADEc CBBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    C  BD   dD a   Be         c          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 2 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TÜTÜNCÜ 35 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 52 14 48,50 40 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe cDBCB CaDAe BDABdECaddBeABCaCDBbCDEEdD  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEA  BBdC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E B   BD     C   Aa  DA    cBE          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      D              

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 5 1 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞIHLAR 36 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 56 22 50,50 42 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe CCEDBCBcC DACEdDABCEdDCdBAABCECDBeCDEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACeEd Dae CBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBdb Cb Bc    b  deA         B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen Dea  CaD  B       a 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
PROBLEMLER 14 2 2 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN SAMET REYHANLI 136 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 63 31 55,25 46 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe CCEaBCB   eACEeDAeCEeDCdBbABCECDBbCeEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBbBCDbAeCBBEBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBEdcCacBE  B  Cd eAa aDA    B aD       

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DDBbbaBb  d eB  bAba

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 14 4 5 29
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ ARSLAN 115 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 45 17 40,75 34 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe aCdDBCB   e  EBDA CECDCEBAABCECDBACDEEab

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EeCDEbeCBBdBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik     eC  B     b     d      c            

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen ee              b   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 3 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YILDIRIM 146 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 50 14 46,50 39 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCB d DACEBeAdCceDCdBAABCECDBACDEEBDa 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEbdaBBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik                        B        B  D    

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  B    D     a ec a  

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KILINÇOĞLU 27 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 53 15 49,25 41 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCB CCDA EdDbadECeCbBAABCECDB CDEEdbC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEcBCBBECaEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    C   b  B                             

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen   A  Dc    B dAAe  a

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ARSLAN 162 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 40 17 35,75 30 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe CC DBCB a DA E DABeE eCbBbA CECDB CDEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC b  Dbc CdBdBDc E     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik         Ba     C     b          b       

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen              B  AAba

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 13 4 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 1 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET OK 5 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 5,25 7,07 8,63

Toplam: 120 47 23 41,25 34 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe eaEDBCB e DACbeDeBdE DCEBbABCEecBACeEE b

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEd Dce CBBEBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB   C DBc   b ea eAB Ba    dB          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 12 7 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 4 3 29
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA HACIOĞLU 116 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 5,25 7,07 8,63

Toplam: 120 37 16 33,00 28 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe EaBdBAbCDAb aDA bEeDC BAAaCECDBeCcdEBD  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal e bDADEb  BBdCeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik                   B                     

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE IRMAK GÜL 0 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 5,25 7,07 8,63

Toplam: 120 34 13 30,75 26 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe E BCd Ca A  BDeBCaaeCdBbABCECeBeCDdEBD  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C E AD A  BBECe Ea B     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik     C                                   

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE KAHRAMAN 186 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 40 14 36,50 30 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCB CaDA EBDA  c DCdBbABCECDBdaeEEBbaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal d  DdDE   BBdC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  C              B          E          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen   d                 

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 12 7 57
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA GÜL 24 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 53 26 46,50 39 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCBdCaDACEBaceacCDCdBAcBCaCDBeCDEEBDC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal e EbdDbAcCdBECbcEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BC   D     C    dbBDbB    aED      B A

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen       D    B  bAea  

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 4 4 29
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ERENSAYIN 142 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 46 19 41,25 34 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe CdEeBCB a DA EBDAeaECDCdBAABCECDBeCeEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC c CDbAeCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik      Cae    c c    Aa  D   c            

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen                 e   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 2 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ MERCANGÖZ 159 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 5,25 7,07 8,63

Toplam: 120 63 9 60,75 51 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCB dCDACEBDABCECDCEBAABCECDBeCDEEBDC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADcA  BBECeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik c BCC  Db  C C  e eA DA    BBd          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 5 2 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANNA CANARSLAN 139 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 52 28 45,00 38 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe aecDBCBcCaDACEBDABdECDCEBAABCECDBeCeEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal bAC EBaDEbbCdBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik ee   C    b                      a      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen ee A aBDCec ABebeba 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZKÖYLÜ 151 12D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 26,21 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,06 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,10 1,88 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,84 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,29 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,29 12,43 9,29

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 4,69 6,57 7,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,56 0,50 1,46

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 5,25 7,07 8,63

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,79 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,45 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,11 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,35 0,88 4,09

Toplam: 120 61 14 57,50 48 45,10 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEDBCB CCDACEBDAB ECDCdBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAeBEBdDEA aBBdBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik D E  C e E    DCa eA   D B      D       

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen be d         B    e 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 3 2 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAYRAM BARAN KURT 249 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 56 16 52,00 43 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe cDBCBbCaDA EBDABCcCDCEBdABCECDBeCeEEBDaC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEceCBBECbEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E dCa  D    De             B            

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen B    e     B  eA    

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU CİNO 179 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 6,53 7,07 8,63

Toplam: 120 56 18 51,50 43 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCB CaDACEBDABCE DCEBAABCECDBeaDEEaDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal eBdDADaea aBbCbcEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E dC e D     CB ebBd   B B BBED         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 5 4 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENGİZ DOĞANYILMAZ 129 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 51 28 44,00 37 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe deBea bbDcCaBDABCaaDCdBAABCbCDBAaeEEcDa 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBbDADEeBaBdECeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    CCbB    d    eAaeBD B B BB           

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      DD B  B  eb    

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 6 3 43
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA GÜL BOLAT 185 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 6,53 7,07 8,63

Toplam: 120 53 12 50,00 42 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCBdCaDACEBDAadEeDdEBAABCECDBeCDEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CeEDADEedCBBbCbEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    C         C   AB          E          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TÜRK 108 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 6,53 7,07 8,63

Toplam: 120 46 19 41,25 34 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEeBCB   DACEBDAcdEaDCbBAABCaCDBeCDEE b

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACaEddDcAbCB bBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik D a eCb BE   CD              B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 1 1 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN SOLAK 242 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 6,53 7,07 8,63

Toplam: 120 44 21 38,75 32 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe EcBeBdbCbdC BeAaecCaCdBAABCECDBdCDdEBDa 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDA EA  BBdaecEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E  C eBD     e      B A     BE          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 3 0 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÜBRA ATAY 176 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 65 20 60,00 50 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe aCdDBCBcCCDAeEdDAadEeDCEBAABCECDBACDEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EB DbbDC BEBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB   CCeBdD BeDCB C e Ba BCBd          c

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen    d   D     B C AD 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 7 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YAREN YILMAZ 175 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 6,53 7,07 8,63

Toplam: 120 49 12 46,00 38 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEDBCB   DAeEBDABCEeDCbBbABCECDBeCDEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DdC E  Dac CB dBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  B   C  BE  B  C    a  D   B            

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 3 1 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA ŞAHİN 18 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 6,53 7,07 8,63

Toplam: 120 38 21 32,75 27 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe EDaCB eaDACddDAeeaCDddcAABCECDBeCeEEBDe 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADabd d EC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    CaDd  b                              

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKAY BAYINDIRLI 54 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 6,53 7,07 8,63

Toplam: 120 48 22 42,50 35 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe deBCB CbDAdddDABdEeeCbaAABCECDBcaeEEBDCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEAeCBBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   cdCeBD     C  e        B aBa C        

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 2 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR SOLANLAR 666 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 55 25 48,75 41 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe EaBCBbbaDA EBDAeCECDCEBbABCECDBeCDEEBDaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADbcBCdcbCDEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BCCe D b  DC b  B        BBdD         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen   ed ee    c  b e   

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 3 1 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE AĞCABAY 154 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 65 22 59,50 50 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEDBCB  aDACEBDAcd aDCdcbABCECDBACDEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC baaDEc CBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCCbBd  B DCB  A   a B   B  DC     a

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen cD A  eDC   ABb eAc 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 5 1 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENNAN AYTEKİN 128 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 60 32 52,00 43 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEDBCBdedDcbdBDABCEeDCbBbABCECDBAaeEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBbeCDEAbCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCC  d    eC   A  BD                

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen DaaAdddabcdceBcbeADC

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 4 0 29
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BADAK 171 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 8 32 0,00 0 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 49 56 35,00 29 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe abEDBCBeaeDACdBDABdECDCbBbABCECDBeCDEEdb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC baaDEbeCBeEBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik ceabeCCadEbdaCeadcbAecdbeadBeacbDbdeaDbd

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen ee A d b        e   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
PROBLEMLER 14 2 12 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 3 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILMAZ 158 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 53 15 49,25 41 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe abEDedaeaCeACEBDABdEeDCEBAABCECDBACDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBbBCDEADCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik         Ba         A                    

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen             cBe d D 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÖZDEMİR 106 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 47 18 42,50 35 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe E BCBbeaDACEBDAadEe CEBbABCECDBeCDEEBDaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEeB BBdC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BCCb    d aC           a   a          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen       e             

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 1 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM KILINÇOĞLU 157 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 50 31 42,25 35 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe dbEeBCBAaCDACEdcAadECeCdcbABCECDBbCDEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBEcbDbbaCBBcBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik   E eCaeBa b  DC A ABd D        b       

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen  e e         B  b b 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 5 2 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YA HYA KURT 169 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 53 30 45,50 38 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBeBcCdDAdEBDAadECeCaBAABCECaBbaeEEBD b

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADaAcCBBECedEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EaBCaDBD  B Dea eA  e    c BBd a        

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen    b e          ea  

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 14 3 4 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN PARMAKSIZ 188 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 6,53 7,07 8,63

Toplam: 120 44 14 40,50 34 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe aaE BCBAa DACEBDbBdEe CEBbAaC CDBACDEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC EdbD A CBBEBDcbE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik a    C DBE                              

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA TİRYAKİ 135 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 46 17 41,75 35 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe caBCB CC AbEBDbBdEaDCdBAABCECDB CDdEBba 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEAa BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik a  C e       d  eAB          E          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen   d  b              

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 2 1 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜKSEL KARABAŞ 132 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 6,53 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,42 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,71 0,88 4,09

Toplam: 120 46 23 40,25 34 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEacCBceeDACEdDAedECDaEBAABCECDBAaDEEeb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAeBE CDEeeCBBdBDc E     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik   d  Cee     CDC   AB        d          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen                 b   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ÖNAL 123 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 6,53 7,07 8,63

Toplam: 120 47 16 43,00 36 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe  CccdCB C DACEaDAaCEaDCdBbA CECDB CDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBE  DbA CBc BDbEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik D E dC  cE  c aC  a B            C      

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 1 3 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA KORKMAZ 156 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,18 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,87 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,95 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,86 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,36 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 13,03 12,43 9,29

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 6,33 6,57 7,17

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,21 0,50 1,46

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 6,53 7,07 8,63

Toplam: 120 52 22 46,50 39 45,46 45,26 41,93

TYT Türkçe EDcCBdCaDACEBDABdEeDCEBbABCECDBeCDEEBDaa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C dDADbbaaBcECDcEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik EE C b D    a B  AB   bB B  ecb         

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
PROBLEMLER 14 5 2 36
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE DAĞLIOĞLU 130 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 4,91 7,07 8,63

Toplam: 120 48 14 44,50 37 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe aCE BCBAaaD  EBDABdE DCbBAABCECDB CDEEaD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E  DaAaaBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik D    ebeBE  Bda              B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
SAYILAR 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA NUR DOĞANYILMAZ 160 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 4,91 7,07 8,63

Toplam: 120 47 11 44,25 37 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe EeBCB CaDACEBDAddcCDCdBAABCECDBeCDEEdDCa

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEe  BBECeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    C D                                  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 168 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 4,91 7,07 8,63

Toplam: 120 49 13 45,75 38 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCB b DACdBDAadEecCEBbABCECDBACeEEBDC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C aDAaEA  BBECeEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik c cC  B          ABAB                   

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 4 1 29
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİHTER ATAŞALAN 118 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 4,91 7,07 8,63

Toplam: 120 57 11 54,25 45 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCBACCDACEcDccdECDCbBAABCECDBACDEEBDC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEAeCBBdC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik d BCCb      D   e B         Bc          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 3 1 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA DELİ 133 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 32 20 27,00 23 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe d eCB bb    BDAedECDCEBbABCaCDBACeEEBb  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C cDdD ca  aba EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik  b C              e        B            

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      e              

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
PROBLEMLER 14 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM AKDEMİR 155 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 41 18 36,50 30 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe aCEacCBd bDA EBeABa CbCbcAABCaCDBeCDEEdD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal cAa E  DEA CB dBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  B  Bd   E  B                B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen  e                  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM TECİRLİ 163 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 4,91 7,07 8,63

Toplam: 120 46 13 42,75 36 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe cDBCB CCDA dBDcdCECDCEBAABCECDBAaDEEBDa 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bDAbacd BBECeEcEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BC  B          A                      

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR NACAR 120 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 50 17 45,75 38 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe d BCadaaDAeEBDA dEaDCdBAABCEC BeCDEEdbCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CaEDADEA  dBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    C  Bc  B       a  D   B BBE          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  B   e     B        

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 3 1 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DOĞAN 111 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 40 19 35,25 29 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe abdDBCB  aDAbE DAad ecCdBAABCECcBA DaEdb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC E aDaA CBBbBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB   C bB                               

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen De                  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 11 7 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERSİN KAHRAMAN 183 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 4,91 7,07 8,63

Toplam: 120 38 23 32,25 27 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCBACaDAbEBDAedcbDCdBbABCaCaBeaeEEabb 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEbc BBddecEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   dC             A                      

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 9 12 43
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 1 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NİSA DADAK 165 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 4,91 7,07 8,63

Toplam: 120 46 27 39,25 33 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe abEeBCB CbDACaBDAdCECDCbcAABCECDBAeedEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eACBbdaDEb aBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik eBE  CCbBd   beC ee      e   d          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 1 3 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ ÖZEN 184 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 4,91 7,07 8,63

Toplam: 120 42 16 38,00 32 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe E BCB da bbEBDAddE cCdBbeBCECDB CDEEdb  

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bDADEbB BBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik E BC  dD  B       c         B           

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 2 1 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKYILDIZ 143 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 38 17 33,75 28 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe aCccBeB       BDAaeECaCbBAABCaCDBeCDEEcD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DACBE   EeeCBBEBDcEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik e     C            Aa                   

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen                   a 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 1 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM SAK 667 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 46 17 41,75 35 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe E BCB b DAC dDAedEeDCbBbABCECcBAaeEEdbC 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADEAadBBECaEEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   BC  B          A         B            

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen  B  eeD             

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 2 0 14
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR POLAT 400 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 48 17 43,75 36 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe CCEDBCBAC DA EBDABCEaeCEcAABCECDBeCedEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal aAaBE  Dac CBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik  B  Bd   E  B                           

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen ee e C          e   

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE YELİZ ÇELEBİ 178 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 4,91 7,07 8,63

Toplam: 120 51 19 46,25 39 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe abEbBCBAeaDACddDAadEaDdbBAABCaCDBeCDEEBD

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eAC E CDEe C   BDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBE BCa BE        CAdA  A  B a  D       

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
PROBLEMLER 14 7 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ UYGUR 122 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 41 12 38,00 32 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe aeEDBCB C    EBDbBCEeDCEBAABCECDB CDEEab

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal  ACaE  DEA aa EBD EE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik c        E          a        B          

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen  e                  

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM AKDEMİR 182 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 53 19 48,25 40 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe adEeBCB   DACdBDAaCcCDCdBAABCECDB dDEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC  c DaAcCBBEBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DBEdeCCbBE      B     B                 

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB

TYT Fen ee A b    B  B    b 

Cevap Anahtarı A DDBAACBDCBBAABDCAADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 14 3 1 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÖZAKTAŞ 117 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 4,91 7,07 8,63

Toplam: 120 41 19 36,25 30 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe aecDBCB CaDACaBDAeC CcCbBbcBCECDBACDEEdb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal eAb Ee DEb CBBdBDEEE     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik b    CCbB                               

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 1 0 7
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET KARAKİYA 161 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 49 14 45,50 38 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe dDBCB CaDACcBDABdEeDCEBAABCECDBeC EEdba 

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBEDADEA  BBdC EbEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    C  B     D    AB Bb                  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      ac             

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 3 1 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT YAĞMUR 17 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 4,91 7,07 8,63

Toplam: 120 41 29 33,75 28 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe CeEDBCB   DcCacedBCa DabdbABCaaDBeaeEEBb

Cevap Anahtarı A CCEDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBD

TYT Sosyal DAC b  DEbeCBabBDcda     

Cevap Anahtarı A DACBEBCDEADCBBEBDEEEAEBAD

TYT Matematik DB  BCa B   BCeC caA ABDA               

Cevap Anahtarı A DBEEBCCDBEDCBCDCBACABABDABCBBBACDCBACDEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 8 12 38
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 7 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
SAYILAR 2 1 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ ÖZOĞUZ 113 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 46 21 40,75 34 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe cDBCBAbaDACEBeAadECeCEBAAaCaCDBeCDEEBDab

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C EDADbba BBdC cEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik    C DBD     C           c B b          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen      eb             

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
SAYILAR 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIZ 110 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,54 24,88 19,92

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,28 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,76 1,88 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,52 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,07 12,43 9,29

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 4,87 6,57 7,17

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 0,50 1,46

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 4,91 7,07 8,63

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,11 0,29 1,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,13 0,43 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,03 0,16 0,83

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,21 0,88 4,09

Toplam: 120 48 19 43,25 36 40,73 45,26 41,93

TYT Türkçe EbBCBAC DAbEdDeBCcaaCbBbABCECDBAC EEaDCb

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal C bDADEe bBBdC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik   Bda B      C    e      B BBE          

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen     C e             

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
PROBLEMLER 14 3 1 21
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
SAYILAR 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

KİLİS / KİLİS MERKEZ / MÜBECCEL-SUPHİ YAVAŞÇA SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA NUR SUMMAK 2024 12G

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 40,00 24,88 19,92

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,25 2,31

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,88 1,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 2,88 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,42 3,53

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 16,50 12,43 9,29

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 25,50 6,57 7,17

Geometri 10 6 0 6,00 60 6,00 0,50 1,46

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 31,50 7,07 8,63

Fizik 7 5 1 4,75 68 4,75 0,29 1,47

Kimya 7 7 0 7,00 100 7,00 0,43 1,79

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,75 0,16 0,83

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 15,50 0,88 4,09

Toplam: 120 105 6 103,50 86 103,50 45,26 41,93

TYT Türkçe EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

Cevap Anahtarı B EDBCBACCDACEBDABCECDCEBAABCECDBACDEEBDCC

TYT Sosyal CBbDADEeBCBBEC EEEDB     

Cevap Anahtarı B CBEDADEABCBBECDEEEDBBADEA

TYT Matematik bEBCCDBDDCB DCBACAB BaABCBBBBEDCBA  EB  

Cevap Anahtarı B EEBCCDBDDCBCDCBACABABDABCBBBBEDCBACDEBCA

TYT Fen BBA eDDBBAABDCAADC c

Cevap Anahtarı B BBAACDDBBAABDCAADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 21 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
PROBLEMLER 14 12 1 86
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
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