
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kilis MERKEZ MÜBECCEL Yanıt 246471204 TYT Deneme-4 TG 1635 120 120 120

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 28.92 7.17 27.12 12.18 3.61 11.28 15.22 3.27 14.40 5.86 3.24 5.05 62.17 17.28 57.85 285.730

İl Ortalaması 32.18 6.38 30.59 14.96 3.40 14.11 11.50 2.64 10.84 2.08 1.91 1.61 60.73 14.32 57.14 279.929
Okul Ortalaması 32.18 6.38 30.59 14.96 3.40 14.11 11.50 2.64 10.84 2.08 1.91 1.61 60.73 14.32 57.14 279.929

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 982 - SÜMEYYE DGN 12 / C 38 2 37.50 19 1 18.75 25 1 24.75 10 4 9.00 92.00 8.00 90.00 393.243 213 1 1 1
2 989 - ELİF BAY 12 / C 36 2 35.50 17 2 16.50 19 3 18.25 14 2 13.50 86.00 9.00 83.75 371.670 290 2 2 2
3 987 - ZEYNEP H 12 / C 33 7 31.25 13 6 11.50 30 1 29.75 8 2 7.50 84.00 16.00 80.00 365.015 311 3 3 3
4 176 - KÜBRA ATAY 12 / E 35 4 34.00 16 3 15.25 28 4 27.00 5 2 4.50 84.00 13.00 80.75 364.312 314 4 4 4
5 271 - FATMA ÖZTÜRK 12 / C 39 1 38.75 17 3 16.25 20 3 19.25 8 5 6.75 84.00 12.00 81.00 361.280 332 5 5 5
6 265 - CANSU ALBAYRAM 12 / B 34 6 32.50 17 1 16.75 27 2 26.50 3 1 2.75 81.00 10.00 78.50 356.180 352 6 6 6
7 996 - NUŞEN BALCI 12 / C 38 2 37.50 16 3 15.25 23 1 22.75 4 2 3.50 81.00 8.00 79.00 356.002 355 7 7 7
8 950 - FATMA YÜKSEL 12 / B 34 6 32.50 16 2 15.50 28 2 27.50 0 0 0.00 78.00 10.00 75.50 346.515 391 8 8 8
9 999 - OKTAY 12 / C 35 5 33.75 15 4 14.00 24 4 23.00 4 2 3.50 78.00 15.00 74.25 341.370 407 9 9 9
10 151 - ZEYNEP Ö 12 / D 36 4 35.00 17 2 16.50 19 2 18.50 4 0 4.00 76.00 8.00 74.00 337.875 433 10 10 10
11 926 - NURAN BUCAK 12 / A 36 4 35.00 19 0 19.00 18 1 17.75 1 0 1.00 74.00 5.00 72.75 332.190 466 11 11 11
12 938 - SÜMEYYE BETÜL 12 / B 36 4 35.00 15 5 13.75 19 3 18.25 7 8 5.00 77.00 20.00 72.00 332.103 468 12 12 12
13 932 - MUSTAFA ASLAN 12 / A 38 2 37.50 17 2 16.50 16 4 15.00 3 0 3.00 74.00 8.00 72.00 329.215 482 13 13 13
14 974 - İLAYDA ANGI 12 / C 34 6 32.50 16 3 15.25 22 5 20.75 3 4 2.00 75.00 18.00 70.50 327.627 496 14 14 14
15 69 - DAMLA D AĞLI 12 / C 34 4 33.00 17 2 16.50 21 0 21.00 0 0 0.00 72.00 6.00 70.50 326.935 501 15 15 15
16 988 - ALPEREN GÜLNARLI 12 / C 31 9 28.75 17 2 16.50 24 5 22.75 0 0 0.00 72.00 16.00 68.00 320.100 541 16 16 16
17 154 - MEDİNE Y AĞCABAY 12 / E 32 8 30.00 15 3 14.25 20 3 19.25 6 6 4.50 73.00 20.00 68.00 319.892 543 17 17 17
18 981 - RIZA 12 / C 33 6 31.50 16 4 15.00 18 4 17.00 6 5 4.75 73.00 19.00 68.25 319.377 545 18 18 18
19 268 - EMİN GÜDÜCÜ 12 / B 36 3 35.25 18 2 17.50 15 2 14.50 0 0 0.00 69.00 7.00 67.25 312.850 583 19 19 19
20 169 - YAHYA KURT 12 / E 34 3 33.25 13 4 12.00 16 1 15.75 5 0 5.00 68.00 8.00 66.00 312.005 589 20 20 20
21 123 - ZEHRA ÖNAL 12 / E 32 8 30.00 17 3 16.25 19 4 18.00 2 4 1.00 70.00 19.00 65.25 309.087 603 21 21 21
22 249 - BARAN KURT 12 / E 37 3 36.25 19 1 18.75 4 0 4.00 9 4 8.00 69.00 8.00 67.00 308.637 604 22 22 22
23 976 - EYLÜL EMİR 12 / C 34 6 32.50 17 2 16.50 17 2 16.50 0 0 0.00 68.00 10.00 65.50 308.625 605 23 23 23
24 182 - MERYEM AKDEMİR 12 / F 33 7 31.25 15 5 13.75 18 2 17.50 3 3 2.25 69.00 17.00 64.75 307.940 612 24 24 24
25 917 - NURSENA ÖZÇELİK 12 / A 38 2 37.50 17 3 16.25 10 3 9.25 3 1 2.75 68.00 9.00 65.75 306.195 619 25 25 25
26 272 - M BAYRAM SAMANCI 12 / C 32 8 30.00 17 1 16.75 18 1 17.75 0 0 0.00 67.00 10.00 64.50 306.183 620 26 26 26
27 920 - M YAŞAR ÖZDEMİR 12 / A 29 7 27.25 19 1 18.75 17 6 15.50 3 0 3.00 68.00 14.00 64.50 305.708 622 27 27 27
28 971 - ŞEHRİBAN PD 12 / C 33 6 31.50 16 3 15.25 18 2 17.50 0 0 0.00 67.00 11.00 64.25 305.418 624 28 28 28
29 666 - İLKNUR SOLANLAR 12 / E 36 4 35.00 15 5 13.75 15 5 13.75 2 2 1.50 68.00 16.00 64.00 303.148 635 29 29 29
30 0 - ZÜBEYDE 12 / A 32 8 30.00 18 2 17.50 14 4 13.00 4 2 3.50 68.00 16.00 64.00 303.000 636 30 30 30
31 979 - NAZLI KORKMAZ 12 / C 33 7 31.25 19 1 18.75 11 6 9.50 6 4 5.00 69.00 18.00 64.50 302.927 638 31 31 31
32 5 - MEHMET OK 12 / D 34 5 32.75 17 2 16.50 15 1 14.75 0 0 0.00 66.00 8.00 64.00 302.900 639 32 32 32
33 961 - ŞEYMA H 12 / B 36 4 35.00 16 2 15.50 12 0 12.00 2 1 1.75 66.00 7.00 64.25 302.813 640 33 33 33
34 52 - HALİL 12 / A 32 7 30.25 16 4 15.00 17 3 16.25 0 0 0.00 65.00 14.00 61.50 296.085 688 34 34 34
35 965 - MERVE KARAKUŞ 12 / B 37 3 36.25 16 3 15.25 12 3 11.25 0 2 -0.50 65.00 11.00 62.25 295.338 696 35 35 35
36 960 - DENİZ ZAHTER 12 / B 36 4 35.00 15 5 13.75 12 3 11.25 2 2 1.50 65.00 14.00 61.50 293.848 710 36 36 36
37 944 - MERVE DRK 12 / B 34 6 32.50 14 4 13.00 15 3 14.25 1 0 1.00 64.00 13.00 60.75 293.140 716 37 37 37
38 160 - AYÇA 12 / F 39 1 38.75 16 3 15.25 8 0 8.00 0 0 0.00 63.00 4.00 62.00 292.842 720 38 38 38
39 943 - EZGİ YILMAZ 12 / B 35 5 33.75 15 5 13.75 12 0 12.00 1 2 0.50 63.00 12.00 60.00 289.223 747 39 39 39
40 972 - MERYEM B 12 / C 34 6 32.50 15 4 14.00 14 4 13.00 0 0 0.00 63.00 14.00 59.50 288.030 759 40 40 40
41 24 - SILA GÜL 12 / D 34 5 32.75 15 4 14.00 11 3 10.25 3 4 2.00 63.00 16.00 59.00 285.565 776 41 41 41
42 998 - BİLAL S 12 / C 36 3 35.25 15 2 14.50 11 3 10.25 0 3 -0.75 62.00 11.00 59.25 285.332 780 42 42 42
43 106 - RABİA ÖZDEMİR 12 / E 37 3 36.25 14 3 13.25 9 1 8.75 4 12 1.00 64.00 19.00 59.25 285.213 782 43 43 43
44 962 - GÜRCÜ YILMAZ 12 / B 33 7 31.25 14 6 12.50 15 4 14.00 1 2 0.50 63.00 19.00 58.25 285.025 785 44 44 44
45 115 - EZGİ 12 / D 35 2 34.50 16 2 15.50 5 1 4.75 5 1 4.75 61.00 6.00 59.50 284.743 787 45 45 45
46 161 - SAMET KARAKİYA 12 / F 33 7 31.25 19 1 18.75 10 2 9.50 0 1 -0.25 62.00 11.00 59.25 284.605 788 46 46 46
47 925 - GÖKSU DEMİR 12 / A 38 2 37.50 16 2 15.50 5 2 4.50 2 0 2.00 61.00 6.00 59.50 283.635 794 47 47 47
48 158 - NİSA YILMAZ 12 / E 36 4 35.00 18 1 17.75 5 3 4.25 3 2 2.50 62.00 10.00 59.50 283.418 797 48 48 48
49 942 - A FURKAN ŞAŞOOĞLU 12 / B 32 8 30.00 15 4 14.00 10 7 8.25 8 9 5.75 65.00 28.00 58.00 282.577 803 49 49 49
50 184 - GÜLLÜ ÖZEN 12 / F 36 4 35.00 16 4 15.00 8 4 7.00 2 4 1.00 62.00 16.00 58.00 280.080 826 50 50 50
51 967 - MEHMET KARADUMAN 12 / B 33 6 31.50 12 3 11.25 14 1 13.75 0 0 0.00 59.00 10.00 56.50 279.348 828 51 51 51
52 185 - DAMLA GÜL BOLAT 12 / E 35 5 33.75 17 3 16.25 8 0 8.00 1 5 -0.25 61.00 13.00 57.75 279.300 829 52 52 52
53 980 - HACER DEMİREL 12 / C 32 5 30.75 13 5 11.75 13 3 12.25 2 1 1.75 60.00 14.00 56.50 279.035 832 53 53 53
54 142 - SUDE 12 / D 33 6 31.50 15 3 14.25 11 2 10.50 1 1 0.75 60.00 12.00 57.00 278.965 833 54 54 54
55 113 - SUDENAZ ÖZOĞUZ 12 / F 31 9 28.75 15 4 14.00 14 2 13.50 0 0 0.00 60.00 15.00 56.25 278.115 837 55 55 55
56 269 - FATİME POLAT 12 / B 35 5 33.75 14 4 13.00 10 0 10.00 0 0 0.00 59.00 9.00 56.75 277.765 841 56 56 56
57 139 - TUANNA CANARSLAN 12 / D 32 8 30.00 14 4 13.00 10 0 10.00 3 2 2.50 59.00 14.00 55.50 274.715 866 57 57 57
58 956 - KAHRAMAN 12 / B 35 5 33.75 14 2 13.50 10 5 8.75 1 4 0.00 60.00 16.00 56.00 274.630 867 58 58 58
59 144 - ELA KIRŞANLIOĞLU 12 / D 32 7 30.25 14 6 12.50 13 2 12.50 1 4 0.00 60.00 19.00 55.25 274.560 868 59 59 59
60 129 - CENGİZ DOĞANYILMAZ 12 / E 32 6 30.50 17 2 16.50 7 5 5.75 4 3 3.25 60.00 16.00 56.00 273.697 873 60 60 60
61 165 - NİSA 12 / F 30 10 27.50 17 3 16.25 13 6 11.50 0 0 0.00 60.00 19.00 55.25 273.567 877 61 61 61
62 259 - YAŞAR ÖZGÖÇER 12 / A 33 6 31.50 17 1 16.75 7 3 6.25 2 2 1.50 59.00 12.00 56.00 273.348 881 62 62 62
63 159 - SUDE MERCANGÖZ 12 / D 29 10 26.50 13 6 11.50 17 4 16.00 0 0 0.00 59.00 20.00 54.00 272.775 886 63 63 63
64 953 - AYŞE NUR 12 / B 36 3 35.25 13 5 11.75 8 1 7.75 0 0 0.00 57.00 9.00 54.75 270.317 904 64 64 64
65 267 - BEYZAT 12 / B 35 4 34.00 17 2 16.50 4 1 3.75 1 0 1.00 57.00 7.00 55.25 269.395 910 65 65 65
66 128 - MENNAN AYTEKİN 12 / E 30 10 27.50 16 4 15.00 10 0 10.00 5 15 1.25 61.00 29.00 53.75 268.562 917 66 66 66
67 291 - ELİF TÜRK 12 / E 30 5 28.75 14 4 13.00 11 3 10.25 2 2 1.50 57.00 14.00 53.50 268.230 919 67 67 67
68 992 - FATİH 12 / C 15 2 14.50 16 3 15.25 22 5 20.75 1 0 1.00 54.00 10.00 51.50 267.618 923 68 68 68
69 930 - EREN ŞAHİN 12 / A 30 10 27.50 18 2 17.50 4 7 2.25 8 4 7.00 60.00 23.00 54.25 267.375 928 69 69 69
70 136 - ERTAN 12 / D 25 11 22.25 13 6 11.50 15 11 12.25 7 4 6.00 60.00 32.00 52.00 266.420 934 70 70 70
71 163 - ÇİSEM TECİRLİ 12 / F 33 6 31.50 16 2 15.50 7 0 7.00 0 1 -0.25 56.00 9.00 53.75 266.243 935 71 71 71
72 36 - EMRE ŞIHLAR 12 / D 30 5 28.75 14 4 13.00 10 5 8.75 3 2 2.50 57.00 16.00 53.00 266.140 937 72 72 72
73 135 - YELDA TİR *Kİ 12 / E 34 6 32.50 13 4 12.00 7 2 6.50 3 3 2.25 57.00 15.00 53.25 265.643 943 73 73 73
74 146 - YLD 12 / D 35 5 33.75 17 2 16.50 2 1 1.75 3 3 2.25 57.00 11.00 54.25 265.533 944 74 74 74
75 35 - EMİR TÜTÜNCÜ 12 / D 32 7 30.25 15 4 14.00 10 4 9.00 0 1 -0.25 57.00 16.00 53.00 265.212 946 75 75 75
76 168 - B YZA 12 / F 36 3 35.25 13 6 11.50 7 2 6.50 0 0 0.00 56.00 11.00 53.25 264.910 949 76 76 76
77 919 - YAPRAK DENİZOĞLU 12 / A 31 8 29.00 13 1 12.75 11 1 10.75 0 0 0.00 55.00 10.00 52.50 264.882 950 77 77 77
78 130 - ALİYE DAĞLIOĞLU 12 / F 35 5 33.75 16 1 15.75 6 7 4.25 0 0 0.00 57.00 13.00 53.75 264.707 953 78 78 78
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79 968 - PERVİN KUŞCU 12 / C 31 7 29.25 13 5 11.75 11 3 10.25 1 0 1.00 56.00 15.00 52.25 264.268 954 79 79 79
80 156 - ZELİHA KORKMAZ 12 / E 33 6 31.50 14 4 13.00 9 7 7.25 1 0 1.00 57.00 17.00 52.75 263.960 955 80 80 80
81 25 - YASEMİN ASLAOĞUZ 12 / A 31 8 29.00 16 3 15.25 7 1 6.75 2 1 1.75 56.00 13.00 52.75 263.685 956 81 81 81
82 667 - SAK 12 / F 26 10 23.50 17 2 16.50 9 0 9.00 3 2 2.50 55.00 14.00 51.50 261.190 974 82 82 82
83 175 - YAREN YILMAZ 12 / E 32 7 30.25 13 4 12.00 10 3 9.25 0 1 -0.25 55.00 15.00 51.25 260.083 981 83 83 83
84 262 - AYTEN GÜVENLİER 12 / A 32 4 31.00 16 3 15.25 6 3 5.25 1 2 0.50 55.00 12.00 52.00 260.023 984 84 84 84
85 157 - ŞEBNEM 12 / E 31 8 29.00 12 5 10.75 10 6 8.50 3 2 2.50 56.00 21.00 50.75 259.178 993 85 85 85
86 266 - SAADET Y 12 / B 34 5 32.75 17 1 16.75 3 1 2.75 0 0 0.00 54.00 7.00 52.25 259.018 997 86 86 86
87 27 - HATİCE 12 / D 33 7 31.25 15 5 13.75 6 4 5.00 3 6 1.50 57.00 22.00 51.50 258.822 1000 87 87 87
88 39 - ENES 12 / A 32 8 30.00 15 3 14.25 7 1 6.75 0 0 0.00 54.00 12.00 51.00 257.688 1010 88 88 88
89 179 - CANSU CİNO 12 / E 27 11 24.25 11 5 9.75 14 4 13.00 2 0 2.00 54.00 20.00 49.00 256.228 1027 89 89 89
90 918 - HATİCE Ç 12 / A 34 5 32.75 15 3 14.25 4 3 3.25 1 1 0.75 54.00 12.00 51.00 255.920 1032 90 90 90
91 118 - BİHTER 12 / F 31 9 28.75 14 5 12.75 10 5 8.75 0 1 -0.25 55.00 20.00 50.00 255.785 1033 91 91 91
92 186 - ÖZGE KAHRAMAN 12 / D 29 8 27.00 11 7 9.25 12 2 11.50 1 0 1.00 53.00 17.00 48.75 254.278 1044 92 92 92
93 914 - MELİKE 12 / A 31 6 29.50 18 0 18.00 4 2 3.50 1 6 -0.50 54.00 14.00 50.50 253.645 1049 93 93 93
94 178 - MAKBULE 12 / F 30 10 27.50 13 6 11.50 11 4 10.00 0 0 0.00 54.00 20.00 49.00 253.595 1050 94 94 94
95 120 - ELİF NUR NACAR 12 / F 34 6 32.50 14 6 12.50 4 3 3.25 2 1 1.75 54.00 16.00 50.00 253.322 1051 95 95 95
96 162 - KÜBRA ARSLAN 12 / D 31 5 29.75 15 3 14.25 3 0 3.00 3 1 2.75 52.00 9.00 49.75 252.550 1055 96 96 96
97 400 - İLKNUR POLAT 12 / F 33 7 31.25 13 2 12.50 4 0 4.00 2 2 1.50 52.00 11.00 49.25 251.315 1069 97 97 97
98 155 - ÇİĞDEM 12 / F 33 7 31.25 14 4 13.00 6 4 5.00 0 1 -0.25 53.00 16.00 49.00 250.442 1076 98 98 98
99 110 - ZEYNEP YILIZ 12 / F 33 5 31.75 13 6 11.50 7 3 6.25 0 3 -0.75 53.00 17.00 48.75 250.373 1078 99 99 99

100 243 - ÖZLEM 12 / B 31 9 28.75 13 6 11.50 8 2 7.50 0 0 0.00 52.00 17.00 47.75 248.220 1096 100 100 100
101 263 - EMİN 12 / A 23 16 19.00 16 2 15.50 13 3 12.25 0 0 0.00 52.00 21.00 46.75 247.395 1106 101 101 101
102 958 - ELİF DEMİR 12 / B 33 7 31.25 13 6 11.50 7 6 5.50 0 2 -0.50 53.00 21.00 47.75 246.885 1111 102 102 102
103 0 - ALPEREN HANTI 12 / D 29 10 26.50 14 4 13.00 8 4 7.00 2 5 0.75 53.00 23.00 47.25 246.458 1116 103 103 103
104 241 - SERKAN 12 / C 27 10 24.50 13 5 11.75 11 3 10.25 0 0 0.00 51.00 18.00 46.50 245.862 1122 104 104 104
105 171 - MERT BADAK 12 / E 28 12 25.00 16 4 15.00 5 6 3.50 5 7 3.25 54.00 29.00 46.75 243.512 1140 105 105 105
106 963 - CEBRAİL 12 / B 30 6 28.50 9 3 8.25 9 2 8.50 1 2 0.50 49.00 13.00 45.75 243.053 1144 106 106 106
107 921 - NERMİN 12 / A 30 10 27.50 13 5 11.75 7 3 6.25 0 0 0.00 50.00 18.00 45.50 240.403 1166 107 107 107
108 183 - ERSİN KAHRAMAN 12 / F 29 8 27.00 12 6 10.50 8 1 7.75 0 1 -0.25 49.00 16.00 45.00 239.753 1169 108 108 108
109 132 - YÜKSEL KARABAŞ 12 / E 27 10 24.50 15 3 14.25 6 1 5.75 1 1 0.75 49.00 15.00 45.25 239.315 1170 109 109 109
110 242 - EMİN 12 / E 26 13 22.75 12 4 11.00 11 2 10.50 1 8 -1.00 50.00 27.00 43.25 235.535 1197 110 110 110
111 111 - EMİRHAN D 12 / F 24 11 21.25 14 5 12.75 7 0 7.00 3 2 2.50 48.00 18.00 43.50 235.322 1199 111 111 111
112 122 - MEHMETALİ 12 / F 27 9 24.75 15 4 14.00 5 1 4.75 0 0 0.00 47.00 14.00 43.50 233.005 1211 112 112 112
113 116 - NİSA HC 12 / D 29 5 27.75 12 1 11.75 3 0 3.00 0 0 0.00 44.00 6.00 42.50 229.097 1240 113 113 113
114 923 - CAN 12 / A 20 7 18.25 10 4 9.00 12 1 11.75 2 2 1.50 44.00 14.00 40.50 228.720 1246 114 114 114
115 133 - BÜŞRA DELİ 12 / F 25 12 22.00 13 4 12.00 7 3 6.25 2 3 1.25 47.00 22.00 41.50 228.252 1251 115 115 115
116 143 - AKYILDIZ 12 / F 27 6 25.50 10 6 8.50 7 0 7.00 0 0 0.00 44.00 12.00 41.00 227.065 1257 116 116 116
117 117 - NİSA Ö 12 / F 31 6 29.50 12 7 10.25 2 2 1.50 0 0 0.00 45.00 15.00 41.25 224.468 1270 117 117 117
118 166 - ESMAT 12 / D 29 5 27.75 13 2 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 7.00 40.25 220.210 1300 118 118 118
119 18 - İKRA ŞAHİN 12 / E 25 13 21.75 15 3 14.25 1 0 1.00 2 1 1.75 43.00 17.00 38.75 216.500 1319 119 119 119
120 21 - KEVSER TOPAL 12 / C 24 13 20.75 7 4 6.00 6 2 5.50 0 0 0.00 37.00 19.00 32.25 198.995 1403 120 120 120


