
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - EŞİT AĞIRLIK SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kilis MERKEZ MÜBECCEL Yanıt 246471204 AYT Deneme-4 TG 1362 102 102 102

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 10.93 3.92 9.95 4.32 2.34 3.73 13.58 4.75 12.39 11.98 5.87 10.51 40.81 16.88 36.59 231.717 230.235 204.448
İl Ortalaması 28.03 7.78 26.08 16.67 6.82 14.96 5.01 2.81 4.31 0.99 3.06 0.23 50.70 20.48 45.58 145.650 223.534 255.929

Okul Ortalaması 28.03 7.78 26.08 16.67 6.82 14.96 5.01 2.81 4.31 0.99 3.06 0.23 50.70 20.48 45.58 145.650 223.534 255.929

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 987 - ZEYNEP H 12 / C 31 6 29.50 0 0 0.00 28 4 27.00 0 0 0.00 59.00 10.00 56.50 213.395 301.933 220.416 204 1 1 1
2 176 - KÜBRA ATA Y 12 / E 34 5 32.75 0 0 0.00 23 4 22.00 0 0 0.00 57.00 9.00 54.75 198.322 296.283 229.392 235 2 2 2
3 271 - FATMA ÖZTÜRK 12 / C 38 2 37.50 26 4 25.00 16 2 15.50 7 33 -1.25 87.00 41.00 76.75 175.138 290.583 319.200 265 3 3 3
4 265 - CANSU ALBAYRAM 12 / B 31 5 29.75 0 0 0.00 23 6 21.50 0 0 0.00 54.00 11.00 51.25 196.815 285.733 220.704 289 4 4 4
5 151 - ZEYNEP Ö 12 / D 33 4 32.00 0 0 0.00 19 3 18.25 0 0 0.00 52.00 7.00 50.25 187.017 283.233 227.664 297 5 5 5
6 982 - SÜMEYYE DGN 12 / C 33 7 31.25 0 0 0.00 20 8 18.00 0 0 0.00 53.00 15.00 49.25 186.264 279.167 223.680 315 6 6 6
7 0 - NUŞEN BALCI 12 / C 35 3 34.25 26 5 24.75 14 1 13.75 0 0 0.00 75.00 9.00 72.75 173.451 275.983 307.584 327 7 7 7
8 272 - M BAYRAM SAMANCI 12 / C 32 8 30.00 0 0 0.00 14 4 13.00 1 18 -3.50 47.00 30.00 39.50 160.621 262.000 223.200 394 8 8 8
9 666 - İLKNUR SOLANLAR 12 / E 30 9 27.75 18 6 16.50 17 7 15.25 0 0 0.00 65.00 22.00 59.50 177.973 261.033 265.872 402 9 9 9
10 974 - İLAYDA ANGI 12 / C 30 10 27.50 26 12 23.00 16 6 14.50 0 0 0.00 72.00 28.00 65.00 175.712 258.333 284.400 417 10 10 10
11 69 - DAMLA DAĞLI 12 / C 33 3 32.25 17 1 16.75 11 7 9.25 0 0 0.00 61.00 11.00 58.25 159.885 256.733 280.224 427 11 11 11
12 926 - NURAN BUCAK 12 / A 35 5 33.75 0 0 0.00 9 5 7.75 0 0 0.00 44.00 10.00 41.50 155.363 255.917 230.880 433 12 12 12
13 924 - ZÜBEYDE 12 / A 34 5 32.75 0 0 0.00 9 6 7.50 0 0 0.00 43.00 11.00 40.25 154.610 252.783 229.392 445 13 13 13
14 979 - NAZLI KORKMAZ 12 / C 31 7 29.25 0 0 0.00 12 6 10.50 5 35 -3.75 48.00 48.00 36.00 151.743 251.083 219.120 451 14 14 14
15 962 - GÜRCÜ YILMAZ 12 / B 34 4 33.00 0 0 0.00 7 3 6.25 0 0 0.00 41.00 7.00 39.25 150.841 250.650 231.744 454 15 15 15
16 976 - EYLÜL EMİR 12 / C 32 6 30.50 18 8 16.00 9 2 8.50 0 0 0.00 59.00 16.00 55.00 157.624 249.533 271.152 461 16 16 16
17 123 - ZEHRA ÖNAL 12 / E 28 11 25.25 2 0 2.00 15 8 13.00 0 0 0.00 45.00 19.00 40.25 171.190 246.867 212.832 487 17 17 17
18 961 - ŞEYMA H 12 / B 36 4 35.00 32 7 30.25 2 1 1.75 0 0 0.00 70.00 12.00 67.00 137.276 241.833 328.320 512 18 18 18
19 182 - MERYEM AKDEMİR 12 / F 32 5 30.75 23 12 20.00 7 7 5.25 0 0 0.00 62.00 24.00 56.00 147.827 241.150 287.664 518 19 19 19
20 938 - SÜMEYYE BETÜL 12 / B 28 11 25.25 0 0 0.00 12 8 10.00 0 0 0.00 40.00 19.00 35.25 162.146 239.333 209.280 529 20 20 20
21 142 - SUDE 12 / D 29 5 27.75 0 0 0.00 8 4 7.00 0 0 0.00 37.00 9.00 34.75 153.102 237.750 217.200 543 21 21 21
22 249 - BARAN KURT 12 / E 36 4 35.00 37 3 36.25 0 0 0.00 0 0 0.00 73.00 7.00 71.25 132.000 236.833 345.840 548 22 22 22
23 186 - ÖZGE KAHRAMAN 12 / D 27 6 25.50 0 0 0.00 9 1 8.75 0 0 0.00 36.00 7.00 34.25 158.378 235.683 209.376 554 23 23 23
24 267 - BEYZAT 12 / B 35 2 34.50 26 11 23.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 61.00 14.00 57.50 131.231 235.283 304.752 557 24 24 24
25 943 - EZGİ YILMAZ 12 / B 32 8 30.00 27 8 25.00 5 3 4.25 0 0 0.00 64.00 19.00 59.25 144.812 235.083 298.560 559 25 25 25
26 999 - OKTAY 12 / C 26 11 23.25 27 12 24.00 12 5 10.75 5 35 -3.75 70.00 63.00 54.25 153.451 234.117 273.792 567 26 26 26
27 920 - M YAŞAR ÖZDEMİR 12 / A 31 8 29.00 0 0 0.00 6 5 4.75 0 0 0.00 37.00 13.00 33.75 146.320 234.000 220.080 569 27 27 27
28 988 - ALP EREN GÜLNARLI 12 / C 25 13 21.75 0 0 0.00 13 4 12.00 5 35 -3.75 43.00 52.00 30.00 157.219 233.783 198.192 571 28 28 28
29 980 - HACER DEMİREL 12 / C 34 4 33.00 24 10 21.50 0 0 0.00 9 31 1.25 67.00 45.00 55.75 135.143 231.450 296.832 587 29 29 29
30 128 - MENNAN AYTEKİN 12 / E 32 8 30.00 32 8 30.00 3 0 3.00 0 0 0.00 67.00 16.00 63.00 141.044 231.083 312.480 589 30 30 30
31 972 - MERYEM B 12 / C 24 13 20.75 8 6 6.50 14 7 12.25 4 14 0.50 50.00 40.00 40.00 170.657 230.900 213.504 594 31 31 31
32 115 - EZGİ 12 / D 34 5 32.75 29 10 26.50 0 0 0.00 0 0 0.00 63.00 15.00 59.25 132.000 230.083 310.080 603 32 32 32
33 24 - SILA GÜL 12 / D 28 11 25.25 0 0 0.00 9 8 7.00 0 0 0.00 37.00 19.00 32.25 153.102 229.533 208.512 607 33 33 33
34 24 - SILA GÜL 12 / D 28 11 25.25 0 0 0.00 9 8 7.00 0 0 0.00 37.00 19.00 32.25 153.102 229.533 208.512 607 33 33 33
35 163 - ÇİSEM TECİRLİ 12 / F 31 5 29.75 29 9 26.75 2 0 2.00 0 0 0.00 62.00 14.00 58.50 138.029 227.683 302.736 623 35 35 35
36 139 - TUANNA CANARSLAN 12 / D 29 6 27.50 22 11 19.25 5 3 4.25 0 0 0.00 56.00 20.00 51.00 144.812 227.683 272.496 623 35 35 35
37 184 - GÜLLÜ ÖZEN 12 / F 32 4 31.00 23 14 19.50 1 2 0.50 0 0 0.00 56.00 20.00 51.00 133.507 227.200 285.312 628 37 37 37
38 919 - FYAPRAK DENİZOĞLU 12 / A 27 7 25.25 0 0 0.00 9 11 6.25 0 0 0.00 36.00 18.00 31.50 150.841 226.600 207.216 635 38 38 38
39 118 - BİHTER 12 / F 33 5 31.75 30 9 27.75 0 1 -0.25 1 3 0.25 64.00 18.00 59.50 131.824 226.283 311.952 641 39 39 39
40 155 - ÇİĞDEM 12 / F 33 5 31.75 25 14 21.50 0 1 -0.25 2 3 1.25 60.00 23.00 54.25 134.962 225.867 292.752 647 40 40 40
41 266 - SAADET Y 12 / B 33 7 31.25 28 10 25.50 0 0 0.00 0 0 0.00 61.00 17.00 56.75 132.000 225.583 301.920 648 41 41 41
42 965 - MERVE KARAKUŞ 12 / B 29 9 26.75 0 0 0.00 6 7 4.25 0 0 0.00 35.00 16.00 31.00 144.812 225.533 212.592 649 42 42 42
43 930 - EREN ŞAHİN 12 / A 32 8 30.00 24 15 20.25 3 8 1.00 0 0 0.00 59.00 31.00 51.25 135.015 225.250 284.160 652 43 43 43
44 960 - DENİZ ZAHTER 12 / B 30 10 27.50 0 0 0.00 5 7 3.25 0 0 0.00 35.00 17.00 30.75 141.798 225.083 215.040 653 44 44 44
45 259 - YASAR ÖZGÖÇER 12 / A 32 7 30.25 24 13 20.75 1 1 0.75 0 2 -0.50 57.00 23.00 51.25 132.724 224.617 284.352 658 45 45 45
46 269 - FATİME POLAT 12 / B 32 5 30.75 31 5 29.75 0 0 0.00 0 0 0.00 63.00 10.00 60.50 132.000 224.033 313.632 663 46 46 46
47 161 - SAMET KARAKİYA 12 / F 32 6 30.50 32 6 30.50 0 0 0.00 0 0 0.00 64.00 12.00 61.00 132.000 223.583 316.560 666 47 47 47
48 917 - NURSENA ÖZÇELİK 12 / A 32 8 30.00 29 10 26.50 0 0 0.00 0 0 0.00 61.00 18.00 56.50 132.000 223.000 302.880 670 48 48 48
49 262 - AYTEN GÜVEN LİR 12 / A 32 6 30.50 28 8 26.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 60.00 15.00 56.25 131.246 222.817 301.584 671 49 49 49
50 132 - YÜKSEL KARABAŞ 12 / E 32 6 30.50 18 12 15.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 50.00 19.00 45.25 131.246 222.583 268.560 673 50 50 50
51 261 - SUDE PEHLİVAN 12 / A 31 4 30.00 19 8 17.00 0 0 0.00 1 0 1.00 51.00 12.00 48.00 135.074 222.483 274.464 675 51 51 51
52 185 - DAMLA GÜL BOLAT 12 / E 32 8 30.00 31 9 28.75 0 1 -0.25 2 4 1.00 65.00 22.00 59.50 134.257 222.083 308.400 678 52 52 52
53 179 - CANSU CİNO 12 / E 26 7 24.25 16 9 13.75 5 0 5.00 0 0 0.00 47.00 16.00 43.00 147.073 220.833 247.920 692 53 53 53
54 944 - MERVE DRK 12 / B 26 9 23.75 0 0 0.00 6 2 5.50 0 0 0.00 32.00 11.00 29.25 148.581 220.633 204.288 694 54 54 54
55 111 - EMİRHAN D 12 / F 30 3 29.25 31 6 29.50 0 0 0.00 0 0 0.00 61.00 9.00 58.75 132.000 220.000 311.040 702 55 55 55
56 291 - ELİF TÜRK 12 / E 31 7 29.25 18 9 15.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 49.00 18.00 44.50 130.493 219.150 269.904 711 56 56 56
57 160 - AYÇA NUR 12 / F 31 7 29.25 23 11 20.25 0 0 0.00 0 0 0.00 54.00 18.00 49.50 132.000 219.117 277.392 712 57 57 57
58 158 - NİSA YILMAZ 12 / E 32 8 30.00 31 6 29.50 0 4 -1.00 0 0 0.00 63.00 18.00 58.50 128.985 219.083 311.040 713 58 58 58
59 110 - ZEYNEP YILD 12 / F 31 8 29.00 25 14 21.50 0 1 -0.25 1 1 0.75 57.00 24.00 51.00 133.552 218.833 285.600 716 59 59 59
60 968 - PERVİN KUŞCU 12 / C 30 5 28.75 20 15 16.25 0 0 0.00 7 33 -1.25 57.00 53.00 43.75 128.093 218.267 265.056 720 60 60 60
61 136 - ERTAN 12 / D 29 11 26.25 0 0 0.00 3 3 2.25 0 0 0.00 32.00 14.00 28.50 138.783 217.833 210.960 722 61 61 61
62 146 - YLD 12 / D 30 6 28.50 30 8 28.00 0 0 0.00 0 0 0.00 60.00 14.00 56.50 132.000 217.317 301.344 725 62 62 62
63 159 - SUDE MERCANGÖZ 12 / D 27 8 25.00 26 9 23.75 5 6 3.50 0 0 0.00 58.00 23.00 52.25 142.551 217.267 277.776 728 63 63 63
64 243 - ÖZLEM 12 / B 30 10 27.50 19 18 14.50 2 5 0.75 0 0 0.00 51.00 33.00 42.75 134.261 216.583 256.800 736 64 64 64
65 120 - ELİF NACAR 12 / F 30 9 27.75 24 11 21.25 0 0 0.00 0 0 0.00 54.00 20.00 49.00 132.000 215.833 282.480 743 65 65 65
66 168 - BEYZANUR 12 / F 29 6 27.50 22 11 19.25 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 17.00 46.75 132.000 214.783 274.512 756 66 66 66
67 113 - SUDENAZ ÖZOĞUZ 12 / F 29 10 26.50 26 11 23.25 3 9 0.75 0 0 0.00 58.00 30.00 50.50 134.261 214.033 283.152 763 67 67 67
68 39 - ENES 12 / A 28 7 26.25 12 8 10.00 1 1 0.75 0 0 0.00 41.00 16.00 37.00 134.261 213.733 240.864 773 68 68 68
69 27 - HATİCE 12 / D 29 9 26.75 29 7 27.25 0 0 0.00 0 0 0.00 58.00 16.00 54.00 132.000 212.200 293.712 783 69 69 69
70 106 - RABİA ÖZDEMİR 12 / E 28 8 26.00 23 12 20.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 20.00 46.00 132.000 210.933 271.776 795 70 70 70
71 667 - SAK 12 / F 27 4 26.00 32 2 31.50 0 0 0.00 0 0 0.00 59.00 6.00 57.50 132.000 210.233 306.624 801 71 71 71
72 25 - YASEMİN ASLANOĞUZ 12 / A 27 9 24.75 0 0 0.00 3 7 1.25 0 0 0.00 30.00 16.00 26.00 135.768 210.233 206.544 801 71 71 71
73 400 - İLKNUR POLAT 12 / F 28 11 25.25 21 13 17.75 1 0 1.00 0 0 0.00 50.00 24.00 44.00 135.015 209.783 261.312 809 73 73 73
74 135 - YELDA TİRYAKİ 12 / E 28 10 25.50 0 0 0.00 1 4 0.00 0 0 0.00 29.00 14.00 25.50 132.000 208.867 208.032 813 74 74 74
75 154 - MEDİNE Y AĞCABAY 12 / E 9 5 7.75 0 0 0.00 18 2 17.50 11 3 10.25 38.00 10.00 35.50 214.742 208.433 156.576 815 75 75 75
76 989 - ELİF BAY 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 26 5 24.75 18 7 16.25 44.00 12.00 41.00 256.571 206.250 132.000 833 76 76 76
77 129 - CENGİZ DOĞANYILMAZ 12 / E 27 11 24.25 21 18 16.50 0 0 0.00 2 2 1.50 50.00 31.00 42.25 136.230 205.500 256.080 837 77 77 77
78 169 - YAH* KURT 12 / E 22 8 20.00 20 13 16.75 5 3 4.25 9 31 1.25 56.00 55.00 42.25 148.592 205.317 245.424 839 78 78 78
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Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 10.93 3.92 9.95 4.32 2.34 3.73 13.58 4.75 12.39 11.98 5.87 10.51 40.81 16.88 36.59 231.717 230.235 204.448
İl Ortalaması 28.03 7.78 26.08 16.67 6.82 14.96 5.01 2.81 4.31 0.99 3.06 0.23 50.70 20.48 45.58 145.650 223.534 255.929

Okul Ortalaması 28.03 7.78 26.08 16.67 6.82 14.96 5.01 2.81 4.31 0.99 3.06 0.23 50.70 20.48 45.58 145.650 223.534 255.929

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
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79 35 - EMİR TÜTÜNCÜ 12 / D 27 10 24.50 29 10 26.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 56.00 22.00 50.50 130.493 204.333 285.600 846 79 79 79
80 143 - İBRAHİM AKYILDIZ 12 / F 26 9 23.75 25 11 22.25 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 20.00 46.00 132.000 203.583 272.400 856 80 80 80
81 162 - KÜBRA ARSLAN 12 / D 26 10 23.50 30 6 28.50 0 0 0.00 0 0 0.00 56.00 16.00 52.00 132.000 203.483 291.504 857 81 81 81
82 175 - YAREN YILMAZ 12 / E 25 6 23.50 20 10 17.50 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 16.00 41.00 132.000 203.250 255.840 859 82 82 82
83 144 - ELA KIRŞANLIOĞLU 12 / D 26 9 23.75 19 11 16.25 1 5 -0.25 0 0 0.00 46.00 25.00 39.75 131.246 203.017 253.536 864 83 83 83
84 5 - MEHMET OK 12 / D 25 12 22.00 30 7 28.25 1 1 0.75 0 0 0.00 56.00 20.00 51.00 134.261 200.333 283.440 881 84 84 84
85 268 - EMİN GÜDÜCÜ 12 / B 24 9 21.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 25.00 10.00 22.50 134.261 199.667 197.040 885 85 85 85
86 918 - HATİCE Ç 12 / A 23 10 20.50 22 14 18.50 2 2 1.50 0 0 0.00 47.00 26.00 40.50 136.522 198.933 250.416 893 86 86 86
87 52 - HALİL 12 / A 23 12 20.00 0 0 0.00 2 4 1.00 0 0 0.00 25.00 16.00 21.00 135.015 195.933 193.536 916 87 87 87
88 925 - GÖKSU DEMİR 12 / A 23 8 21.00 24 8 22.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47.00 16.00 43.00 132.000 195.833 262.320 917 88 88 88
89 156 - ZELİHA KORKMAZ 12 / E 22 12 19.00 5 1 4.75 3 6 1.50 0 0 0.00 30.00 19.00 25.25 136.522 195.083 207.600 923 89 89 89
90 122 - MEHMETALİ 12 / F 23 10 20.50 30 10 27.50 0 0 0.00 0 0 0.00 53.00 20.00 48.00 132.000 194.467 277.968 930 90 90 90
91 21 - KEVSER TOPAL 12 / C 21 1 20.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 1.00 20.75 132.000 194.433 193.056 931 91 91 91
92 183 - ERSİN KAHRAMAN 12 / F 23 9 20.75 37 3 36.25 0 0 0.00 0 0 0.00 60.00 12.00 57.00 132.000 194.333 305.040 932 92 92 92
93 914 - MELİKE 12 / A 21 9 18.75 22 9 19.75 2 2 1.50 3 6 1.50 48.00 26.00 41.50 141.134 193.883 250.608 937 93 93 93
94 157 - ŞEBNEM 12 / E 22 11 19.25 20 12 17.00 1 0 1.00 0 0 0.00 43.00 23.00 37.25 135.015 193.683 241.776 939 94 94 94
95 178 - MAKBULE 12 / F 23 15 19.25 17 21 11.75 1 3 0.25 0 0 0.00 41.00 39.00 31.25 132.754 190.367 226.752 970 95 95 95
96 923 - CAN 12 / A 17 11 14.25 0 0 0.00 5 3 4.25 0 0 0.00 22.00 14.00 18.50 144.812 188.667 176.400 984 96 96 96
97 242 - EMİN 12 / E 19 16 15.00 20 9 17.75 5 5 3.75 0 0 0.00 44.00 30.00 36.50 143.305 188.483 228.864 985 97 97 97
98 130 - ALİYE DAĞLIOĞLU 12 / F 20 11 17.25 18 9 15.75 2 3 1.25 0 0 0.00 40.00 23.00 34.25 135.768 188.217 233.568 988 98 98 98
99 133 - BÜŞRA DELİ 12 / F 21 17 16.75 15 22 9.50 1 3 0.25 0 0 0.00 37.00 42.00 26.50 132.754 182.867 213.072 1022 99 99 99

100 921 - NERMİN 12 / A 19 12 16.00 15 17 10.75 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 29.00 26.75 132.000 181.183 215.856 1031 100 100 100
101 18 - İKRA ŞAHİN 12 / E 19 15 15.25 19 7 17.25 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 22.00 32.50 132.000 178.767 232.416 1061 101 101 101
102 171 - MERT BAD* 12 / E 12 9 9.75 23 12 20.00 2 6 0.50 8 15 4.25 45.00 42.00 34.50 145.747 163.433 220.896 1177 102 102 102


