
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kilis MERKEZ MÜBECCEL Vip 3464712061 TYT Deneme-6 TG 4623 99 99 99

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 28.06 7.23 26.26 13.26 3.16 12.47 15.43 4.35 14.34 6.16 4.46 5.04 62.90 19.21 58.10 286.353

İl Ortalaması 31.57 6.63 29.91 15.67 3.38 14.82 10.23 3.65 9.32 1.93 2.12 1.40 59.39 15.78 55.45 273.577
Okul Ortalaması 31.57 6.63 29.91 15.67 3.38 14.82 10.23 3.65 9.32 1.93 2.12 1.40 59.39 15.78 55.45 273.577

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 989 - ELİF BAY 12 / C 34 5 32.75 18 1 17.75 18 3 17.25 15 4 14.00 85.00 13.00 81.75 364.848 1037 1 1 1
2 176 - KÜBRA ATAY 12 / E 35 5 33.75 16 3 15.25 28 7 26.25 3 1 2.75 82.00 16.00 78.00 354.630 1162 2 2 2
3 271 - FATMA ÖZTÜRK 12 / C 39 1 38.75 17 3 16.25 20 1 19.75 5 4 4.00 81.00 9.00 78.75 353.542 1181 3 3 3
4 987 - ZEYNEP H 12 / C 37 2 36.50 15 5 13.75 22 3 21.25 7 4 6.00 81.00 14.00 77.50 351.462 1209 4 4 4
5 950 - FATMA YÜKSEL 12 / B 35 5 33.75 15 3 14.25 26 4 25.00 3 1 2.75 79.00 13.00 75.75 346.950 1289 5 5 5
6 982 - SÜMEYYE DOĞAN 12 / C 36 4 35.00 16 4 15.00 19 4 18.00 9 4 8.00 80.00 16.00 76.00 345.430 1318 6 6 6
7 996 - NUŞEN BALCI 12 / C 38 2 37.50 17 3 16.25 20 3 19.25 3 0 3.00 78.00 8.00 76.00 344.268 1333 7 7 7
8 974 - İLAYDA ANGI 12 / C 32 8 30.00 17 3 16.25 26 5 24.75 3 2 2.50 78.00 18.00 73.50 339.433 1399 8 8 8
9 965 - MERVE KARAKUŞ 12 / B 35 5 33.75 18 2 17.50 18 3 17.25 2 2 1.50 73.00 12.00 70.00 323.605 1654 9 9 9
10 962 - GÜRCÜ YILMAZ 12 / B 35 5 33.75 17 3 16.25 19 1 18.75 1 2 0.50 72.00 11.00 69.25 321.908 1673 10 10 10
11 972 - MERYEM B 12 / C 35 5 33.75 16 3 15.25 20 2 19.50 0 0 0.00 71.00 10.00 68.50 319.923 1694 11 11 11
12 666 - İLKNUR SOLANLAR 12 / E 33 7 31.25 18 2 17.50 20 7 18.25 2 3 1.25 73.00 19.00 68.25 318.603 1712 12 12 12
13 976 - EYLÜL EMİR 12 / C 37 3 36.25 15 4 14.00 18 1 17.75 0 0 0.00 70.00 8.00 68.00 317.475 1736 13 13 13
14 154 - MEDİNE Y AĞCABAY 12 / E 32 8 30.00 14 5 12.75 20 6 18.50 7 7 5.25 73.00 26.00 66.50 315.175 1782 14 14 14
15 960 - DENİ ZAHTER 12 / B 35 4 34.00 17 3 16.25 16 2 15.50 2 3 1.25 70.00 12.00 67.00 313.220 1813 15 15 15
16 151 - ZEYNEP Ö 12 / D 34 4 33.00 15 5 13.75 18 7 16.25 2 1 1.75 69.00 17.00 64.75 307.040 1906 16 16 16
17 106 - RABİA ÖZDMR 12 / E 35 5 33.75 18 1 17.75 12 2 11.50 4 7 2.25 69.00 15.00 65.25 305.590 1933 17 17 17
18 932 - MUSTAFA ASLAN 12 / A 35 5 33.75 17 3 16.25 15 5 13.75 2 4 1.00 69.00 17.00 64.75 305.053 1948 18 18 18
19 979 - NAZLI 12 / C 33 7 31.25 17 3 16.25 12 0 12.00 5 2 4.50 67.00 12.00 64.00 302.907 1992 19 19 19
20 144 - ELA 12 / D 35 4 34.00 16 3 15.25 14 1 13.75 1 0 1.00 66.00 8.00 64.00 302.808 1994 20 20 20
21 944 - MERVE DRK 12 / B 35 4 34.00 15 4 14.00 15 1 14.75 1 0 1.00 66.00 9.00 63.75 302.740 1995 21 21 21
22 961 - ŞEYMA H 12 / B 38 2 37.50 16 3 15.25 10 5 8.75 3 1 2.75 67.00 11.00 64.25 301.305 2016 22 22 22
23 917 - NURSENA ÖZÇELİK 12 / A 34 5 32.75 18 2 17.50 10 6 8.50 5 2 4.50 67.00 15.00 63.25 298.385 2058 23 23 23
24 69 - DAMLA DALI 12 / C 32 3 31.25 15 0 15.00 16 2 15.50 0 0 0.00 63.00 5.00 61.75 296.435 2091 24 24 24
25 999 - OKTAY 12 / C 31 9 28.75 15 5 13.75 19 5 17.75 1 1 0.75 66.00 20.00 61.00 295.785 2101 25 25 25
26 988 - ALPEREN GÜLNARLI 12 / C 30 10 27.50 14 6 12.50 23 10 20.50 0 0 0.00 67.00 26.00 60.50 295.685 2104 26 26 26
27 958 - ELİF DEM İR 12 / B 33 7 31.25 18 2 17.50 14 3 13.25 0 0 0.00 65.00 12.00 62.00 295.640 2109 27 27 27
28 268 - EMİN GÜDÜCÜ 12 / B 35 3 34.25 17 3 16.25 12 8 10.00 1 1 0.75 65.00 15.00 61.25 291.800 2184 28 28 28
29 968 - PERVİN 12 / C 35 5 33.75 17 2 16.50 10 4 9.00 2 2 1.50 64.00 13.00 60.75 289.885 2221 29 29 29
30 924 - ZÜBEYDE 12 / A 34 6 32.50 15 5 13.75 13 3 12.25 2 4 1.00 64.00 18.00 59.50 287.973 2248 30 30 30
31 967 - MEHMETR KARADUMANN 12 / B 33 4 32.00 14 5 12.75 14 3 13.25 2 3 1.25 63.00 15.00 59.25 287.965 2249 31 31 31
32 926 - NURAN BUCAK 12 / A 34 3 33.25 16 3 15.25 12 5 10.75 1 2 0.50 63.00 13.00 59.75 287.548 2258 32 32 32
33 182 - MERYEM AKDEMİR 12 / F 32 8 30.00 15 5 13.75 15 3 14.25 2 5 0.75 64.00 21.00 58.75 286.690 2273 33 33 33
34 980 - HACER DEMİREL 12 / C 32 8 30.00 14 4 13.00 14 2 13.50 2 1 1.75 62.00 15.00 58.25 285.118 2302 34 34 34
35 920 - M YAŞAR ÖZDEMİR 12 / A 31 9 28.75 20 0 20.00 10 8 8.00 1 0 1.00 62.00 17.00 57.75 279.325 2421 35 35 35
36 118 - BİHTER 12 / F 34 6 32.50 17 3 16.25 10 5 8.75 0 0 0.00 61.00 14.00 57.50 279.038 2435 36 36 36
37 938 - SÜMEYYE BETÜL 12 / B 32 7 30.25 15 5 13.75 13 10 10.50 4 7 2.25 64.00 29.00 56.75 278.760 2441 37 37 37
38 160 - AYÇA 12 / F 39 1 38.75 17 2 16.50 3 1 2.75 0 0 0.00 59.00 4.00 58.00 277.100 2462 38 38 38
39 156 - ZELİHA KORKMAZ 12 / E 33 6 31.50 14 5 12.75 13 7 11.25 1 2 0.50 61.00 20.00 56.00 276.338 2482 39 39 39
40 175 - YAREN 12 / E 31 6 29.50 17 2 16.50 11 4 10.00 0 0 0.00 59.00 12.00 56.00 275.025 2505 40 40 40
41 115 - EZGİ 12 / D 33 3 32.25 18 0 18.00 6 1 5.75 1 2 0.50 58.00 6.00 56.50 274.140 2520 41 41 41
42 919 - YAPRAK DENİ*ĞLU 12 / A 26 11 23.25 17 2 16.50 15 4 14.00 1 0 1.00 59.00 17.00 54.75 273.770 2522 42 42 42
43 129 - CENGİZ DOĞANYILMAZ 12 / E 30 6 28.50 17 3 16.25 10 3 9.25 3 6 1.50 60.00 18.00 55.50 273.573 2527 43 43 43
44 142 - SUDE 12 / D 32 6 30.50 16 4 15.00 11 7 9.25 1 2 0.50 60.00 19.00 55.25 272.575 2550 44 44 44
45 111 - EMİRHAN D 12 / F 29 7 27.25 19 1 18.75 5 1 4.75 5 1 4.75 58.00 10.00 55.50 271.825 2568 45 45 45
46 269 - FATİME POLAT 12 / B 36 3 35.25 15 5 13.75 7 2 6.50 0 0 0.00 58.00 10.00 55.50 271.727 2570 46 46 46
47 925 - GÖKSU DENİZ 12 / A 34 5 32.75 17 2 16.50 6 1 5.75 0 0 0.00 57.00 8.00 55.00 269.420 2610 47 47 47
48 113 - SUDENAZ ÖZOĞUZ 12 / F 28 12 25.00 19 0 19.00 12 7 10.25 0 0 0.00 59.00 19.00 54.25 269.400 2612 48 48 48
49 24 - SILA GÜL 12 / 0 33 6 31.50 15 5 13.75 10 5 8.75 1 3 0.25 59.00 19.00 54.25 269.195 2616 49 49 49
50 186 - ÖZGE KAHRAMAN 12 / D 32 3 31.25 14 5 12.75 10 1 9.75 1 3 0.25 57.00 12.00 54.00 269.100 2617 50 50 50
51 930 - EREN 12 / A 28 12 25.00 18 2 17.50 10 6 8.50 5 8 3.00 61.00 28.00 54.00 268.815 2621 51 51 51
52 108 - ELİF TÜRK 12 / E 33 2 32.50 15 5 13.75 8 5 6.75 2 3 1.25 58.00 15.00 54.25 268.385 2630 52 52 52
53 921 - NERMİN 12 / A 34 6 32.50 16 0 16.00 5 6 3.50 3 1 2.75 58.00 13.00 54.75 268.348 2633 53 53 53
54 139 - TUANNA CANARSLAN 12 / D 33 7 31.25 17 3 16.25 6 3 5.25 3 5 1.75 59.00 18.00 54.50 268.200 2636 54 54 54
55 981 - RIZA YILMAZ 12 / C 28 8 26.00 14 5 12.75 11 5 9.75 6 7 4.25 59.00 25.00 52.75 266.575 2672 55 55 55
56 266 - SAADET Y 12 / B 33 5 31.75 17 3 16.25 5 0 5.00 1 0 1.00 56.00 8.00 54.00 266.223 2676 56 56 56
57 261 - SUDE NAZ PEHLİVAN 12 / A 37 2 36.50 15 3 14.25 4 1 3.75 0 1 -0.25 56.00 7.00 54.25 266.065 2684 57 57 57
58 998 - BİLAL SAĞ 12 / C 32 6 30.50 13 4 12.00 9 1 8.75 2 1 1.75 56.00 12.00 53.00 265.988 2687 58 58 58
59 168 - BEYZA 12 / F 33 3 32.25 16 4 15.00 5 1 4.75 2 2 1.50 56.00 10.00 53.50 264.820 2712 59 59 59
60 161 - SAMET KARAKİYA 12 / F 29 10 26.50 17 3 16.25 9 4 8.00 2 1 1.75 57.00 18.00 52.50 263.515 2742 60 60 60
61 162 - KÜBRA ARSLAN 12 / D 33 4 32.00 17 3 16.25 3 3 2.25 3 2 2.50 56.00 12.00 53.00 262.013 2768 61 61 61
62 35 - EMİR TÜTÜNCÜ 12 / D 27 10 24.50 20 0 20.00 9 5 7.75 0 0 0.00 56.00 15.00 52.25 261.560 2776 62 62 62
63 169 - YAHYA KURT 12 / E 27 6 25.50 14 6 12.50 11 3 10.25 3 1 2.75 55.00 16.00 51.00 260.873 2791 63 63 63
64 5 - MEHMET OK 12 / D 30 7 28.25 17 1 16.75 9 8 7.00 0 0 0.00 56.00 16.00 52.00 260.697 2794 64 64 64
65 128 - MENNAN AYTEKİN 12 / E 30 10 27.50 17 3 16.25 7 3 6.25 3 5 1.75 57.00 21.00 51.75 260.145 2809 65 65 65
66 955 - KAHRAMAN 12 / B 30 8 28.00 14 4 13.00 10 5 8.75 2 3 1.25 56.00 20.00 51.00 259.423 2825 66 66 66
67 953 - AYŞE NUR 12 / B 31 8 29.00 17 2 16.50 7 5 5.75 0 0 0.00 55.00 15.00 51.25 257.645 2862 67 67 67
68 263 - EMİN 12 / A 28 9 25.75 16 3 15.25 10 4 9.00 0 0 0.00 54.00 16.00 50.00 255.743 2900 68 68 68
69 267 - BEYZAT 12 / B 31 5 29.75 18 2 17.50 3 0 3.00 1 1 0.75 53.00 8.00 51.00 255.418 2902 69 69 69
70 27 - HATİCE 12 / D 32 6 30.50 16 4 15.00 5 3 4.25 2 5 0.75 55.00 18.00 50.50 254.848 2911 70 70 70
71 184 - GÜLLÜ ÖZEN 12 / F 28 9 25.75 15 3 14.25 10 3 9.25 1 3 0.25 54.00 18.00 49.50 254.515 2922 71 71 71
72 159 - SUDE MERCANGÖZ 12 / D 28 11 25.25 16 4 15.00 11 7 9.25 0 0 0.00 55.00 22.00 49.50 254.345 2924 72 72 72
73 262 - AYTEN GÜVENLİER 12 / A 31 6 29.50 17 3 16.25 5 4 4.00 1 2 0.50 54.00 15.00 50.25 253.692 2935 73 73 73
74 249 - BARAN KURT 12 / E 30 10 27.50 19 1 18.75 4 2 3.50 3 11 0.25 56.00 24.00 50.00 252.255 2961 74 74 74
75 242 - EMİN 12 / E 30 7 28.25 12 4 11.00 9 3 8.25 2 4 1.00 53.00 18.00 48.50 251.415 2975 75 75 75
76 243 - ÖZLEM 12 / B 32 8 30.00 16 4 15.00 4 2 3.50 1 2 0.50 53.00 16.00 49.00 249.615 3001 76 76 76
77 130 - ALİYE DAĞLIOĞLU 12 / F 31 7 29.25 14 5 12.75 7 3 6.25 0 0 0.00 52.00 15.00 48.25 248.928 3012 77 77 77
78 171 - MERT 12 / E 31 9 28.75 15 5 13.75 6 8 4.00 4 11 1.25 56.00 33.00 47.75 246.380 3055 78 78 78
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79 158 - NİSA YILMAZ 12 / E 33 7 31.25 17 3 16.25 1 4 0.00 2 4 1.00 53.00 18.00 48.50 246.053 3064 79 79 79
80 110 - ZEYNEP YILDIZ 12 / F 30 8 28.00 16 4 15.00 5 4 4.00 1 2 0.50 52.00 18.00 47.50 245.195 3077 80 80 80
81 241 - SERKAN 12 / C 28 5 26.75 15 3 14.25 6 5 4.75 0 0 0.00 49.00 13.00 45.75 240.043 3198 81 81 81
82 400 - İLKNUR POLAT 12 / F 33 6 31.50 14 6 12.50 1 1 0.75 1 0 1.00 49.00 13.00 45.75 238.265 3227 82 82 82
83 259 - YAŞAR ÖZGÖÇER 12 / A 31 9 28.75 14 5 12.75 4 5 2.75 2 4 1.00 51.00 23.00 45.25 237.828 3235 83 83 83
84 155 - ÇİĞDEM 12 / F 32 8 30.00 14 3 13.25 2 4 1.00 1 1 0.75 49.00 16.00 45.00 235.885 3269 84 84 84
85 117 - NİSA Ö 12 / F 29 9 26.75 15 5 13.75 3 0 3.00 1 0 1.00 48.00 14.00 44.50 235.507 3276 85 85 85
86 914 - MELİKE 12 / A 32 5 30.75 12 2 11.50 3 3 2.25 1 4 0.00 48.00 14.00 44.50 234.970 3286 86 86 86
87 36 - EMRE ŞIHLA R 12 / D 31 7 29.25 14 5 12.75 2 7 0.25 3 4 2.00 50.00 23.00 44.25 233.588 3313 87 87 87
88 963 - CEBRAİL 12 / B 27 8 25.00 12 2 11.50 5 2 4.50 1 0 1.00 45.00 12.00 42.00 228.775 3393 88 88 88
89 183 - ERSİN KAHRAMAN 12 / F 27 10 24.50 15 5 13.75 5 4 4.00 0 0 0.00 47.00 19.00 42.25 228.672 3397 89 89 89
90 21 - KEVSER TOPAL 12 / C 28 5 26.75 12 1 11.75 3 0 3.00 0 0 0.00 43.00 6.00 41.50 225.957 3446 90 90 90
91 122 - MEHMETALİ 12 / F 22 10 19.50 15 4 14.00 6 3 5.25 2 2 1.50 45.00 19.00 40.25 223.615 3487 91 91 91
92 165 - NİSA 12 / F 29 11 26.25 13 7 11.25 5 7 3.25 1 6 -0.50 48.00 31.00 40.25 222.058 3513 92 92 92
93 166 - ESMAT 12 / D 29 7 27.25 14 2 13.50 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 9.00 40.75 221.670 3520 93 93 93
94 116 - NİSA HC 12 / D 28 6 26.50 12 5 10.75 2 0 2.00 0 0 0.00 42.00 11.00 39.25 218.423 3571 94 94 94
95 18 - İKRA ŞAHİN 12 / E 28 10 25.50 14 6 12.50 1 0 1.00 1 3 0.25 44.00 19.00 39.25 217.738 3583 95 95 95
96 133 - BÜŞRA DELİ 12 / F 23 16 19.00 13 6 11.50 7 6 5.50 2 1 1.75 45.00 29.00 37.75 216.273 3599 96 96 96
97 923 - MC 12 / A 20 12 17.00 11 6 9.50 11 3 10.25 0 0 0.00 42.00 21.00 36.75 215.495 3614 97 97 97
98 143 - AKYILDIZ 12 / F 22 10 19.50 13 4 12.00 3 1 2.75 3 1 2.75 41.00 16.00 37.00 212.618 3656 98 98 98
99 178 - MAKBULE 12 / F 22 18 17.50 13 7 11.25 6 5 4.75 0 0 0.00 41.00 30.00 33.50 201.908 3824 99 99 99


